
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 11.SINIF KDS -1 106 106 106 5562

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 16,2 7,4 14,30 11,8 6,5 10,22 11,3 6,3 9,76 15,0 7,9 13,05 54,4 28,2 47,33 247,810 248,610 261,240

Okul Ortalaması 21,4 4,2 20,32 12,0 3,9 11,03 19,7 4,4 18,56 22,5 5,2 21,20 75,6 17,8 71,11 284,240 372,580 362,200

KATILIMLAR

1 210 YİĞİT KAAN ÖNDER 11B 20 1 19,75 30 0 30,00 28 2 27,50 78 3 77,25 197,570 17 95 3747 476,100 1 1 10 403,240 3 26 247

2 209 TUĞBA SEZİKLİ 11A 22 4 21,00 13 3 12,25 28 2 27,50 28 2 27,50 91 11 88,25 306,620 10 41 1162 466,650 1 2 18 405,290 11 25 230

3 0 ÇAĞAN AK 11A 21 2 20,50 14 2 13,50 30 0 30,00 27 3 26,25 92 7 90,25 314,660 8 32 1006 464,150 2 3 25 410,320 9 21 194

4 307 BATUHAN CİĞER 11A 22 4 21,00 13 3 12,25 26 4 25,00 28 2 27,50 89 13 85,75 306,620 10 41 1162 457,200 3 4 37 395,540 12 35 309

5 217 DAMLA CAN 11D 26 2 25,50 19 3 18,25 23 5 21,75 29 1 28,75 97 11 94,25 379,160 2 4 144 456,865 1 5 40 425,345 3 12 109

6 212 ŞEVVAL EZEL ÇOLAK 11D 20 6 18,50 18 3 17,25 28 2 27,50 27 3 26,25 93 14 89,50 336,320 5 19 590 454,700 2 6 45 381,690 11 44 450

7 226 EGE 11B 24 2 23,50 13 5 11,75 28 2 27,50 27 3 26,25 92 12 89,00 314,720 6 31 1005 454,700 2 6 45 428,890 1 11 90

8 203 SENA ŞENTÜRK 11A 27 3 26,25 20 10 17,50 30 0 30,00 26 4 25,00 103 17 98,75 376,550 3 5 161 452,200 4 8 58 464,600 1 1 13

9 227 SEYİT ARDA ÜMİT 11C 20 10 17,50 17 13 13,75 30 0 30,00 26 4 25,00 93 27 86,25 302,000 14 49 1273 452,200 1 8 58 382,000 13 43 445

10 224 EMİN KÜRKÇÜ 11A 26 3 25,25 20 5 18,75 27 3 26,25 27 3 26,25 100 14 96,50 382,130 2 3 127 449,975 5 10 65 440,535 5 6 50

11 262 YUSUF MAYUK 11C 21 4 20,00 13 1 12,75 29 1 28,75 26 4 25,00 89 10 86,50 305,900 12 46 1184 447,475 2 11 77 400,725 5 27 257

12 270 FURKAN ENES MEYVECİ 11C 24 4 23,00 16 6 14,50 26 3 25,25 27 3 26,25 93 16 89,00 335,360 3 20 597 446,195 3 12 84 415,395 2 17 168

13 229 BERİL YILMAZ 11D 22 8 20,00 10 1 9,75 28 2 27,50 26 4 25,00 86 15 82,25 280,700 12 60 1757 442,750 3 13 96 395,850 9 32 304

14 254 ŞULE ARPACI 11B 21 5 19,75 15 1 14,75 27 3 26,25 26 4 25,00 89 13 85,75 321,470 5 27 840 438,025 3 14 120 388,615 5 40 367

15 9122 İREMSU KURTGÖZ 11D 28 2 27,50 12 1 11,75 24 5 22,75 27 3 26,25 91 11 88,25 334,400 6 21 618 436,745 4 15 132 448,125 1 4 33

16 292 MERİÇ LÜY 11A 24 0 24,00 5 0 5,00 29 1 28,75 25 5 23,75 83 6 81,50 260,480 18 71 2266 435,525 6 16 144 438,485 6 7 55

17 0 KAAN 11C 22 2 21,50 26 4 25,00 26 4 25,00 74 10 71,50 206,180 24 92 3548 433,300 4 17 157 400,260 6 28 261

18 0 BÜŞRA DİZKIRICI 11C 25 4 24,00 13 4 12,00 19 5 17,75 28 1 27,75 85 14 81,50 319,280 6 28 902 432,185 5 18 168 395,585 10 34 306

19 282 YAĞMUR ÇELİK 11A 22 3 21,25 2 0 2,00 21 3 20,25 27 1 26,75 72 7 70,25 221,750 21 85 3201 432,075 7 19 169 379,375 14 47 480

20 0 OSMAN ARABACI 11 22 7 20,25 22 8 20,00 22 5 20,75 27 3 26,25 93 23 87,25 368,030 2 8 222 429,185 1 20 184 371,885 1 54 580

21 315 AYŞEGÜL DEMİR 11 20 5 18,75 12 5 10,75 22 5 20,75 27 3 26,25 81 18 76,50 282,950 3 58 1699 429,185 1 20 184 357,725 3 61 770

22 225 TAYYİP AYRANCI 11A 28 2 27,50 9 1 8,75 22 8 20,00 27 3 26,25 86 14 82,50 309,200 9 37 1108 426,350 8 22 203 437,400 7 8 61

23 295 İSMET ALPAYDIN 11C 26 4 25,00 12 1 11,75 26 4 25,00 25 4 24,00 89 13 85,75 322,100 5 26 823 423,740 6 23 224 433,300 1 9 73

24 238 EYLÜL ÖZTÜRK 11A 28 2 27,50 14 4 13,00 25 4 24,00 25 3 24,25 92 13 88,75 344,900 5 17 460 422,350 9 24 235 453,000 2 2 27

25 278 AYÇA NUR GURBET 11B 18 6 16,50 11 1 10,75 25 2 24,50 25 4 24,00 79 13 75,75 271,880 11 65 1968 421,850 4 25 240 351,110 10 67 890

26 308 MERVE ALBAYRAK 11D 26 3 25,25 12 4 11,00 22 3 21,25 26 3 25,25 86 13 82,75 317,030 9 29 952 421,515 5 26 242 421,035 5 15 134

27 301 KEMAL KIRIMLI 11C 23 1 22,75 11 5 9,75 25 5 23,75 25 4 24,00 84 15 80,25 294,230 16 51 1434 419,015 7 27 264 407,185 4 24 218

28 274 OSMAN SADIK DURSUN 11C 22 4 21,00 13 3 12,25 25 3 24,25 25 5 23,75 85 15 81,25 306,620 11 41 1162 418,515 8 28 273 392,615 11 37 334

29 266 ÖMER ENES KILIÇ 11C 25 2 24,50 11 0 11,00 22 4 21,00 26 4 25,00 84 10 81,50 313,340 8 34 1035 418,180 9 29 275 412,980 3 19 179

30 214 NADİR 11D 27 0 27,00 15 6 13,50 21 4 20,00 26 3 25,25 89 13 85,75 346,640 4 16 441 416,790 6 30 285 432,680 2 10 76
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Genel Ortalama 16,2 7,4 14,30 11,8 6,5 10,22 11,3 6,3 9,76 15,0 7,9 13,05 54,4 28,2 47,33 247,810 248,610 261,240
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31 242 ALİ KOYUNCU 11D 24 2 23,50 16 10 13,50 27 3 26,25 24 5 22,75 91 20 86,00 329,420 8 24 690 416,515 7 31 296 424,015 4 14 116

32 259 ELİF EYLÜL ALTAY 11C 23 1 22,75 19 4 18,00 21 5 19,75 26 3 25,25 89 13 85,75 363,530 1 9 252 415,845 10 32 305 391,585 12 38 341

33 234 BENGİSU S 11B 20 2 19,50 7 0 7,00 23 4 22,00 25 3 24,25 75 9 72,75 255,140 13 74 2395 414,790 5 33 309 369,680 9 58 605

34 257 SENA VANLI 11A 27 3 26,25 15 13 11,75 27 3 26,25 24 6 22,50 93 25 86,75 328,250 6 25 711 414,125 10 34 316 449,975 3 3 31

35 291 MERVE TAMTÜRK 11D 25 4 24,00 12 5 10,75 23 4 22,00 25 4 24,00 85 17 80,75 308,780 10 38 1116 412,400 8 35 334 412,160 6 20 185

36 211 AYŞEGÜL DUMAN 11C 23 3 22,25 14 7 12,25 24 6 22,50 25 5 23,75 86 21 80,75 312,770 9 35 1050 411,900 11 36 339 397,590 7 30 285

37 298 ESAT TOPAL 11 25 0 25,00 24 5 22,75 49 5 47,75 411,790 3 37 343 197,300 11 104 4076

38 228 YİĞİTHAN FINDIK 11D 26 4 25,00 22 8 20,00 17 4 16,00 27 3 26,25 92 19 87,25 391,400 1 2 86 411,230 9 38 350 398,200 8 29 281

39 247 YİĞİT ERDOĞAN 11B 20 1 19,75 25 4 24,00 24 6 22,50 69 11 66,25 197,570 17 95 3747 405,620 6 39 393 379,840 7 46 473

40 245 KASIM YAYLI 11C 25 1 24,75 17 3 16,25 17 3 16,25 26 2 25,50 85 9 82,75 358,670 2 13 300 405,005 12 40 399 396,815 8 31 289

41 233 ELİF 14 5 12,75 9 1 8,75 27 2 26,50 23 7 21,25 73 15 69,25 236,630 3 83 2842 403,120 1 41 416 323,510 2 82 1399

42 0 ZEYNEP ŞENER 11C 25 1 24,75 10 1 9,75 17 4 16,00 26 3 25,25 78 9 75,75 304,070 13 47 1221 401,670 13 42 434 395,840 9 33 305

43 7942 ZEYNEP DEMİRTAŞ 11D 26 1 25,75 5 3 4,25 18 6 16,50 26 4 25,00 75 14 71,50 262,790 13 69 2202 401,170 10 43 440 407,230 7 23 217

44 0 AHMET AZİZ KELEŞ 11C 22 8 20,00 17 13 13,75 24 5 22,75 24 6 22,50 87 32 79,00 314,300 7 33 1013 400,895 14 44 443 377,325 15 49 514

45 0 ELA DURU İNCE 11A 27 2 26,50 23 3 22,25 26 4 25,00 22 2 21,50 98 11 95,25 417,680 1 1 12 399,840 11 45 464 447,460 4 5 36

46 264 BERİN DOK 11B 26 3 25,25 11 5 9,75 20 3 19,25 25 5 23,75 82 16 78,00 306,530 8 44 1166 399,615 7 46 466 413,235 2 18 176

47 232 MEHMET EMİR ÇELEBİ 11A 26 2 25,50 6 3 5,25 22 2 21,50 24 6 22,50 78 13 74,75 269,960 16 66 2013 396,170 12 47 505 424,370 8 13 115

48 0 ELİF NAZ 26 1 25,75 17 4 16,00 20 3 19,25 24 3 23,25 87 11 84,25 361,490 1 10 268 394,835 2 48 525 417,955 1 16 155

49 250 SELİM BAKIR 11C 20 1 19,75 11 1 10,75 24 5 22,75 23 5 21,75 78 12 75,00 287,870 19 56 1589 393,725 15 49 535 374,965 16 51 540

50 294 ERALP AKTAŞ 11A 19 4 18,00 10 2 9,50 21 6 19,50 24 5 22,75 74 17 69,75 268,760 17 67 2042 391,000 13 50 570 345,770 17 69 981

51 296 BUĞRA YILDIRAN 11D 23 7 21,25 12 6 10,50 20 6 18,50 24 4 23,00 79 23 73,25 293,150 11 53 1464 389,610 11 51 586 372,550 13 53 576

52 0 SUĞDE SOYAL 11C 22 6 20,50 10 3 9,25 23 3 22,25 23 6 21,50 78 18 73,50 278,960 20 61 1798 389,445 16 52 592 380,095 14 45 468

53 0 YUSUF AYNA 11D 22 4 21,00 6 3 5,25 20 3 19,25 23 3 22,25 71 13 67,75 247,820 16 78 2566 385,275 12 53 637 373,115 12 52 567

54 202 ŞURA ATAROĞLU 11B 25 4 24,00 18 5 16,75 17 8 15,00 25 5 23,75 85 22 79,50 359,180 2 12 293 383,550 8 54 654 384,860 6 42 413

55 304 YUSUF ULUSOY 11A 22 6 20,50 15 5 13,75 22 4 21,00 23 7 21,25 82 22 76,50 316,760 7 30 958 382,330 14 55 668 375,220 15 50 535

56 287 EMİR YUSUF HACIKÖYLÜ 11A 24 5 22,75 20 2 19,50 25 4 24,00 22 8 20,00 91 19 86,25 376,130 4 6 163 381,720 15 56 673 408,160 10 22 208

57 316 ASEL BERRU 11D 17 5 15,75 11 10 8,50 27 3 26,25 21 8 19,00 76 26 69,50 249,290 15 76 2526 380,665 13 57 682 350,855 17 68 893

58 293 YAĞMUR YAPICI 11B 17 5 15,75 8 1 7,75 23 3 22,25 22 7 20,25 70 16 66,00 242,990 15 82 2678 377,495 9 58 719 335,255 15 79 1170

59 243 S ESAD TETİK 11B 24 5 22,75 20 10 17,50 20 3 19,25 23 7 21,25 87 25 80,75 359,330 1 11 292 375,715 10 59 740 389,635 4 39 357

60 319 ŞEVVAL OCAK 11B 18 4 17,00 6 3 5,25 15 8 13,00 24 2 23,50 63 17 58,75 228,140 16 84 3032 373,600 11 60 769 310,980 18 87 1625
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Okul Ortalaması 21,4 4,2 20,32 12,0 3,9 11,03 19,7 4,4 18,56 22,5 5,2 21,20 75,6 17,8 71,11 284,240 372,580 362,200

KATILIMLAR

61 290 BURAK BULUT 11C 18 4 17,00 23 5 21,75 22 8 20,00 63 17 58,75 184,040 25 100 4033 373,215 17 61 773 345,105 22 70 999

62 205 MANSUR BERK EROĞLU 11D 23 3 22,25 19 6 17,50 20 3 19,25 22 5 20,75 84 17 79,75 356,870 3 14 310 370,935 14 62 799 384,915 10 41 411

63 219 ZEYNEP GÜNDÜZ 11C 22 5 20,75 7 2 6,50 15 3 14,25 24 6 22,50 68 16 64,00 257,090 23 72 2347 368,765 18 63 828 351,255 21 66 886

64 299 SİMAY 11A 5 3 4,25 7 6 5,50 14 5 12,75 24 5 22,75 50 19 45,25 167,510 23 104 4378 365,485 16 64 863 189,645 23 106 4221

65 0 TALAT ZOR 11D 19 6 17,50 10 4 9,00 24 3 23,25 20 6 18,50 73 19 68,25 262,100 14 70 2222 364,545 15 65 868 355,675 15 62 808

66 0 HAKAN 11 21 5 19,75 22 6 20,50 23 5 21,75 20 4 19,00 86 20 81,00 369,770 1 7 209 363,655 4 66 883 371,065 2 57 590

67 0 YAĞIZ ŞENCAN 11D 23 7 21,25 5 0 5,00 19 3 18,25 22 7 20,25 69 17 64,75 246,950 18 81 2584 362,375 16 67 900 371,575 14 55 585

68 222 YUSUF TAHA KABACI 11C 17 8 15,00 13 5 11,75 17 7 15,25 23 7 21,25 70 27 63,25 272,900 22 64 1937 360,595 19 68 920 300,875 24 92 1854

69 207 TUNAHAN DUMAN 11B 19 5 17,75 1 0 1,00 20 7 18,25 22 8 20,00 62 20 57,00 196,130 19 97 3785 359,985 12 69 933 338,535 13 76 1105

70 303 NUR ALÇIN 11D 24 6 22,50 1 0 1,00 11 11 8,25 25 5 23,75 61 22 55,50 219,500 19 87 3247 358,035 17 70 952 344,375 18 71 1012

71 0 NUREFŞAN ŞAHİN 11A 24 4 23,00 9 1 8,75 21 6 19,50 21 7 19,25 75 18 70,50 287,060 14 57 1616 357,540 17 71 956 392,970 13 36 330

72 0 BİRCE 11B 19 5 17,75 12 5 10,75 20 6 18,50 21 6 19,50 72 22 66,50 278,030 10 62 1827 356,150 13 72 975 339,510 12 75 1093

73 318 İLHAN KAAN BAĞLAN 11C 21 6 19,50 13 2 12,50 15 4 14,00 22 5 20,75 71 17 66,75 301,340 15 50 1287 351,090 20 73 1039 338,480 23 77 1107

74 0 ESMANUR YILDIRIM 11C 23 5 21,75 9 4 8,00 14 8 12,00 23 6 21,50 69 23 63,25 274,610 21 63 1906 350,700 21 74 1048 351,920 20 65 877

75 0 N BETÜL ARSLAN 11B 24 4 23,00 11 0 11,00 17 5 15,75 21 6 19,50 73 15 69,25 305,960 9 45 1182 345,755 14 75 1121 378,345 8 48 496

76 265 ÖZLEM ER 11C 23 6 21,50 11 3 10,25 16 12 13,00 22 8 20,00 72 29 64,75 292,280 17 54 1478 340,140 22 76 1212 353,460 19 64 845

77 252 YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 11D 19 8 17,00 8 2 7,50 22 3 21,25 16 1 15,75 65 14 61,50 247,040 17 80 2581 330,695 18 77 1345 343,155 19 72 1035

78 311 ALMİNA PAMUKSUZ 11B 24 4 23,00 16 2 15,50 7 4 6,00 23 5 21,75 70 15 66,25 343,760 4 18 476 330,410 15 78 1348 340,320 11 74 1081

79 0 ELİF ÖZATA 21 3 20,25 13 1 12,75 8 4 7,00 23 7 21,25 65 15 61,25 307,130 2 39 1151 329,410 3 79 1357 318,260 3 83 1482

80 0 SELMAN K 11 19 6 17,50 2 0 2,00 11 4 10,00 21 5 19,75 53 15 49,25 203,300 9 93 3611 326,410 5 80 1399 304,000 6 90 1777

81 263 ŞULENUR ÖMÜR 11A 22 4 21,00 12 5 10,75 14 10 11,50 21 8 19,00 69 27 62,25 294,020 13 52 1442 324,910 18 81 1422 342,890 18 73 1040

82 218 YUSUF ARDA 11B 2 2 1,50 22 5 20,75 18 11 15,25 42 18 37,50 107,780 24 105 5107 324,025 16 82 1432 194,885 24 105 4113

83 314 MEHMET ZEKİ 11B 18 4 17,00 13 3 12,25 20 6 18,50 51 13 47,75 184,040 22 100 4033 322,965 17 83 1441 308,055 19 89 1690

84 273 BERRAK BEKTAŞ 11D 22 5 20,75 0 2 -0,50 17 7 15,25 19 7 17,25 58 21 52,75 198,290 20 94 3736 322,355 19 84 1451 355,155 16 63 817

85 0 İREM AYDIN 11C 24 6 22,50 11 7 9,25 13 2 12,50 20 7 18,25 68 22 62,50 288,800 18 55 1562 321,520 23 85 1464 360,950 17 59 723

86 256 HALİL EFE AKÇANERİK 11A 16 10 13,50 12 9 9,75 16 7 14,25 19 7 17,25 63 33 54,75 248,720 20 77 2540 318,575 19 86 1502 282,815 22 98 2252

87 255 ARDA YİVLİ 11B 12 3 11,25 12 2 11,50 18 3 17,25 17 5 15,75 59 13 55,75 252,350 14 75 2458 315,575 18 87 1550 273,275 22 99 2480

88 0 EMİR             L 11 17 6 15,50 6 3 5,25 18 7 16,25 17 7 15,25 58 23 52,25 220,760 5 86 3219 307,015 6 88 1657 309,495 5 88 1660

89 0 LEVENT 11B 19 8 17,00 3 7 1,25 20 7 18,25 16 8 14,00 58 30 50,50 194,540 20 98 3822 302,625 19 89 1723 331,455 16 81 1236

90 223 ZEYNEP GÜLMEZ 11B 18 3 17,25 14 4 13,00 16 3 15,25 48 10 45,50 185,270 21 99 4006 294,730 20 90 1825 313,340 17 86 1585
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KATILIMLAR

91 0 ZEHRA 11 15 3 14,25 5 2 4,50 7 3 6,25 20 9 17,75 47 17 42,75 208,310 8 91 3507 293,115 7 91 1836 258,695 8 100 2792

92 230 HAYRUNNİSA KÖSE 11C 22 1 21,75 13 2 12,50 14 0 14,00 15 4 14,00 64 7 62,25 312,410 10 36 1055 286,560 24 92 1920 359,720 18 60 740

93 300 EYMEN KARABUDAK 11D 22 5 20,75 16 2 15,50 5 0 5,00 19 6 17,50 62 13 58,75 332,690 7 23 647 286,000 20 93 1927 315,180 20 84 1537

94 0 NAZ SEKMEN 11 19 4 18,00 7 0 7,00 5 1 4,75 18 2 17,50 49 7 47,25 247,760 4 79 2567 285,055 8 94 1939 288,245 7 97 2124

95 281 ALPEREN 11B 16 8 14,00 12 3 11,25 8 8 6,00 19 8 17,00 55 27 48,25 263,780 12 68 2177 285,000 21 95 1940 255,360 23 101 2865

96 258 ZEYNEP GÜL 11B 18 4 17,00 12 6 10,50 17 9 14,75 47 19 42,25 184,040 22 100 4033 280,500 22 96 1997 301,230 20 91 1846

97 249 ERAY KARACA 11A 20 5 18,75 8 2 7,50 4 1 3,75 19 9 16,75 51 17 46,75 255,650 19 73 2378 274,105 20 97 2091 291,425 21 96 2072

98 231 BATUHAN KORKMAZ 11B 22 3 21,25 20 9 17,75 11 8 9,00 17 10 14,50 70 30 62,50 354,050 3 15 343 272,440 23 98 2105 335,500 14 78 1166

99 0 DOĞUKAN GÜMÜŞ 11 14 12 11,00 10 10 7,50 14 9 11,75 16 11 13,25 54 42 43,50 217,520 6 88 3296 270,885 9 99 2128 249,465 10 103 3010

100 244 ŞAHİKA ZEYNEP ÜSTÜN 11A 23 3 22,25 18 9 15,75 13 8 11,00 54 20 49,00 209,870 22 90 3469 264,495 21 100 2223 371,265 16 56 589

101 0 METİN TÜRKYILMAZ 11 18 5 16,75 5 6 3,50 15 3 14,25 12 6 10,50 50 20 45,00 212,210 7 89 3411 254,045 10 101 2341 313,495 4 85 1582

102 271 TUNAHAN KARAKÖSE 11A 17 4 16,00 13 3 12,25 12 6 10,50 14 9 11,75 56 22 50,50 282,020 15 59 1726 251,820 22 102 2372 291,790 20 95 2066

103 246 FEYZA NUR TAÇKIN 11C 22 8 20,00 18 8 16,00 6 13 2,75 17 9 14,75 63 38 53,50 333,200 4 22 638 251,205 25 103 2381 299,325 25 93 1888

104 0 ALİ KEREM 11B 19 9 16,75 16 5 14,75 10 5 8,75 13 10 10,50 58 29 50,75 306,710 7 40 1159 233,255 24 104 2609 292,045 21 94 2058

105 0 ARDA 11 16 9 13,75 9 11 6,25 10 10 7,50 35 30 27,50 168,050 10 103 4368 195,125 11 105 3060 253,975 9 102 2896

106 320 BERRA 11A 24 3 23,25 11 2 10,50 6 8 4,00 10 7 8,25 51 20 46,00 302,990 12 48 1246 193,790 23 106 3078 334,880 19 80 1177
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