
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 10.SINIF KDS -1 108 108 108 5185

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,21 8,69 16,04 4,95 3,41 4,10 4,25 3,13 3,47 2,87 1,27 2,55 3,29 1,06 3,02 13,89 7,87 11,92 3,75 3,60 2,85 4,75 2,05 4,24 5,57 2,71 4,89 61,53 33,79 53,08 279,640

Okul Ortalaması 23,40 5,24 22,09 5,64 2,66 4,97 5,16 2,20 4,61 3,49 1,05 3,22 4,01 0,57 3,87 21,07 5,83 19,62 6,64 2,53 6,00 8,42 0,80 8,22 7,67 1,79 7,23 85,50 22,67 79,83 368,540

KATILIMLAR

1 376 FEYZA NAZ GÜREL 10B 27 2 26,50 9 1 8,75 7 2 6,50 4 1 3,75 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 111 7 109,25 469,750 6

2 377 İSMAİL YAĞCI 10C 28 1 27,75 10 0 10,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,75 108 9 105,75 444,855 41

3 378 MELİKE ŞİMŞİR 10D 26 3 25,25 9 1 8,75 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 8 2 7,50 9 0 9,00 9 1 8,75 107 10 104,50 444,173 45

4 481 ŞEYMA KESKİN 10C 28 2 27,50 6 4 5,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 9 1 8,75 8 2 7,50 102 17 97,75 440,935 54

5 473 EFE CAN MARAŞLI 10A 28 2 27,50 7 3 6,25 5 3 4,25 3 2 2,50 5 0 5,00 27 2 26,50 8 1 7,75 10 0 10,00 8 2 7,50 101 15 97,25 436,928 72

6 418 TUSEM ÜNEK 10D 27 3 26,25 8 2 7,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 8 2 7,50 9 1 8,75 9 1 8,75 101 14 97,50 429,143 100

7 425 ALİ DEMİR 10D 27 3 26,25 10 0 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 24 6 22,50 9 1 8,75 10 0 10,00 9 1 8,75 104 16 100,00 428,238 105

8 424 TAHA AKGÜL 10B 24 4 23,00 10 0 10,00 7 1 6,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 4 4 3,00 8 1 7,75 8 2 7,50 98 14 94,50 423,058 125

9 483 MEHMET TALHA SAĞLAM 10D 26 3 25,25 9 1 8,75 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 24 2 23,50 9 1 8,75 9 0 9,00 9 1 8,75 100 12 97,00 422,828 127

10 450 ZEYNEP ÖZBAY 10C 26 4 25,00 7 3 6,25 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 5 23,75 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 101 19 96,25 421,238 136

11 422 NAZLI ERDOĞAN 10B 26 4 25,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 28 1 27,75 9 1 8,75 9 0 9,00 8 1 7,75 94 15 90,25 420,338 138

12 445 ARDA GÖKREM 10A 26 3 25,25 5 4 4,00 10 0 10,00 3 1 2,75 4 0 4,00 24 6 22,50 9 1 8,75 10 0 10,00 10 0 10,00 101 15 97,25 420,045 140

13 480 EMRE  ÖZSOY 10A 28 2 27,50 7 1 6,75 8 2 7,50 3 1 2,75 5 0 5,00 22 5 20,75 9 1 8,75 9 0 9,00 9 1 8,75 100 13 96,75 419,003 145

14 385 AYSU TAŞAR 10A 27 2 26,50 7 3 6,25 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 23 6 21,50 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 100 17 95,75 417,245 156

15 477 BETÜL EROĞLU 10D 27 3 26,25 5 5 3,75 5 3 4,25 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 8 2 7,50 9 1 8,75 9 1 8,75 97 20 92,00 415,928 166

16 400 YUSUF MELİH 10C 26 3 25,25 5 4 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 3 24,25 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,25 97 18 92,50 415,413 170

17 474 KÜBRA KÖSE 10A 25 4 24,00 7 2 6,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 25 4 24,00 9 1 8,75 10 0 10,00 8 2 7,50 98 18 93,50 414,243 177

18 453 ASYA ERCİYAS 10C 26 4 25,00 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 23 7 21,25 10 0 10,00 8 1 7,75 9 1 8,75 100 19 95,25 412,063 197

19 384 NURİ BARTU ÇALIŞIR 10A 21 9 18,75 10 0 10,00 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 101 19 96,25 411,913 198

20 454 ENİS SÜHA ŞEN 10B 24 6 22,50 8 2 7,50 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 6 21,50 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 101 18 96,50 410,570 210

21 446 SALİH YENİÇERİ 10D 28 2 27,50 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 5 20,75 8 1 7,75 10 0 10,00 9 1 8,75 96 13 92,75 410,443 212

22 404 MÜGE HESAPTAR 10B 25 4 24,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 0 3,00 4 0 4,00 26 4 25,00 8 1 7,75 9 1 8,75 8 2 7,50 93 15 89,25 408,465 225

23 441 ZEYNEP KIR 10B 22 6 20,50 6 2 5,50 7 2 6,50 4 1 3,75 4 0 4,00 26 2 25,50 8 2 7,50 9 1 8,75 9 1 8,75 95 17 90,75 405,685 246

24 440 NEŞE İSMEHAN ARABACI 10A 25 4 24,00 5 5 3,75 5 2 4,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 8 2 7,50 10 0 10,00 9 1 8,75 96 20 91,00 404,558 258

25 482 ELİF BEYHAN İN E 10D 25 4 24,00 9 1 8,75 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 5 22,75 7 3 6,25 10 0 10,00 7 3 6,25 95 21 89,75 403,318 270

26 468 AZRA BETÜL ŞEN 10B 27 2 26,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 6 21,50 8 2 7,50 10 0 10,00 9 1 8,75 93 15 89,25 403,098 273

27 375 ARDA ÜNAY 10A 26 4 25,00 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 3 5 1,75 10 0 10,00 9 1 8,75 96 20 91,00 401,940 287

28 469 MELDA OKUR 10B 24 5 22,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 8 2 7,50 10 0 10,00 9 0 9,00 91 14 87,50 399,490 318

29 396 YAĞMU R 10B 26 4 25,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 24 6 22,50 7 3 6,25 9 1 8,75 10 0 10,00 92 20 87,00 398,305 331
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Genel Ortalama 18,21 8,69 16,04 4,95 3,41 4,10 4,25 3,13 3,47 2,87 1,27 2,55 3,29 1,06 3,02 13,89 7,87 11,92 3,75 3,60 2,85 4,75 2,05 4,24 5,57 2,71 4,89 61,53 33,79 53,08 279,640

Okul Ortalaması 23,40 5,24 22,09 5,64 2,66 4,97 5,16 2,20 4,61 3,49 1,05 3,22 4,01 0,57 3,87 21,07 5,83 19,62 6,64 2,53 6,00 8,42 0,80 8,22 7,67 1,79 7,23 85,50 22,67 79,83 368,540

KATILIMLAR

30 399 ALİ DEMİRTAŞ 10A 27 2 26,50 4 5 2,75 8 1 7,75 3 1 2,75 4 1 3,75 23 6 21,50 5 5 3,75 9 1 8,75 9 1 8,75 92 23 86,25 397,628 339

31 487 EMİR ARSLAN ÇAĞLAR 10A 23 7 21,25 2 0 2,00 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 92 20 87,00 397,293 346

32 437 AYSENUR EREN 10C 24 6 22,50 7 3 6,25 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 24 6 22,50 5 2 4,50 9 1 8,75 8 2 7,50 94 22 88,50 397,148 349

33 432 İKRA NİSA ELİAÇIK 10A 23 6 21,50 5 2 4,50 6 4 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 5,00 93 23 87,25 395,208 370

34 439 ARDAİÖZDEMİR 10B 24 5 22,75 5 4 4,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 25 2 24,50 7 1 6,75 8 0 8,00 7 2 6,50 88 18 83,50 392,650 408

35 461 YAĞIZ HIRLI 10D 20 9 17,75 10 0 10,00 7 2 6,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 6 22,50 7 3 6,25 10 0 10,00 10 0 10,00 96 22 90,50 390,550 428

36 476 BERKE KAPLAN 10C 26 4 25,00 6 1 5,75 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 7 18,25 5 3 4,25 10 0 10,00 10 0 10,00 92 18 87,50 387,235 467

37 410 BERNA KÖSEOĞLU 10B 24 3 23,25 8 1 7,75 8 1 7,75 3 0 3,00 3 1 2,75 20 8 18,00 8 1 7,75 10 0 10,00 9 1 8,75 93 16 89,00 385,673 491

38 380 MERT ALİ KARA 10A 21 8 19,00 7 3 6,25 7 2 6,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 5 5 3,75 10 0 10,00 8 2 7,50 91 26 84,50 385,583 494

39 411 NİSA HATUN 10B 24 3 23,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 25 3 24,25 6 3 5,25 8 1 7,75 9 0 9,00 84 16 80,00 385,330 497

40 373 GÖKHUN 10B 24 6 22,50 9 1 8,75 8 2 7,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 5 18,75 6 3 5,25 10 0 10,00 7 3 6,25 92 22 86,50 381,888 550

41 470 ASUDE TÜRK 10A 20 4 19,00 3 3 2,25 2 5 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 7 2 6,50 9 1 8,75 8 2 7,50 85 21 79,75 381,635 556

42 0 ADİL YILDIRIM 10A 20 4 19,00 6 3 5,25 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 9 1 8,75 9 1 8,75 9 1 8,75 91 19 86,25 381,153 565

43 428 ÖMER KARLI F 10D 25 5 23,75 4 5 2,75 3 4 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 24 5 22,75 8 1 7,75 9 1 8,75 7 2 6,50 86 26 79,50 380,770 570

44 443 NURSEZA KARATAŞ 10B 27 3 26,25 6 1 5,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 22 5 20,75 6 3 5,25 10 0 10,00 6 3 5,25 84 18 79,50 380,640 573

45 462 AHMET TUTKUN 10A 22 8 20,00 4 5 2,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 25 5 23,75 9 1 8,75 10 0 10,00 7 3 6,25 89 30 81,50 379,798 583

46 382 ZEYNEP KOCA 10A 23 7 21,25 4 6 2,50 7 2 6,50 3 2 2,50 4 1 3,75 23 6 21,50 8 2 7,50 9 0 9,00 9 1 8,75 90 27 83,25 379,580 587

47 387 ALİHAN BALAKÇI 10B 23 6 21,50 5 2 4,50 4 0 4,00 5 0 5,00 26 4 25,00 8 2 7,50 8 0 8,00 2 1 1,75 81 15 77,25 378,893 595

48 397 BEREN BESLER 10C 25 2 24,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 21 3 20,25 5 1 4,75 8 1 7,75 8 0 8,00 83 9 80,75 378,248 606

49 486 EREN BABACAN 10A 20 8 18,00 5 4 4,00 4 6 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 89 27 82,25 377,985 615

50 383 SELİN A CİVA 10A 25 4 24,00 4 2 3,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 22 6 20,50 6 3 5,25 9 0 9,00 9 1 8,75 85 18 80,50 376,925 634

51 457 BESİM BALTACI 10A 25 2 24,50 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 6 18,50 6 4 5,00 7 2 6,50 7 3 6,25 88 24 82,00 376,388 642

52 427 KÜRŞAT TAHA COŞAR 10C 25 5 23,75 8 2 7,50 6 3 5,25 5 0 5,00 4 1 3,75 20 4 19,00 3 5 1,75 9 1 8,75 7 3 6,25 87 24 81,00 374,330 679

53 466 ZEYNEP SÖKMEN 10B 20 8 18,00 7 3 6,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 25 4 24,00 6 2 5,50 8 2 7,50 8 2 7,50 84 22 78,50 370,815 730

54 458 ILGIN NİSA KARA 10B 24 5 22,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 25 4 24,00 6 1 5,75 6 0 6,00 9 1 8,75 77 13 73,75 370,483 734

55 485 ANIL KÜLEKCİ 10D 24 3 23,25 8 1 7,75 6 0 6,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 6 16,50 9 0 9,00 7 1 6,75 7 1 6,75 87 14 83,50 370,328 736

56 435 MELDA TOPRAK 10D 26 4 25,00 7 2 6,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 6 18,50 5 4 4,00 7 0 7,00 8 0 8,00 83 19 78,25 369,160 755

57 456 DENİZ SELVİ 10A 26 4 25,00 5 3 4,25 6 2 5,50 3 0 3,00 4 0 4,00 18 5 16,75 7 3 6,25 9 0 9,00 7 1 6,75 85 18 80,50 368,348 764

58 403 RANA 10B 23 6 21,50 5 5 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 21 4 20,00 9 1 8,75 8 0 8,00 8 1 7,75 84 19 79,25 367,345 788
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Genel Ortalama 18,21 8,69 16,04 4,95 3,41 4,10 4,25 3,13 3,47 2,87 1,27 2,55 3,29 1,06 3,02 13,89 7,87 11,92 3,75 3,60 2,85 4,75 2,05 4,24 5,57 2,71 4,89 61,53 33,79 53,08 279,640

Okul Ortalaması 23,40 5,24 22,09 5,64 2,66 4,97 5,16 2,20 4,61 3,49 1,05 3,22 4,01 0,57 3,87 21,07 5,83 19,62 6,64 2,53 6,00 8,42 0,80 8,22 7,67 1,79 7,23 85,50 22,67 79,83 368,540

KATILIMLAR

59 398 İREM PELİT 10D 22 8 20,00 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 4 1 3,75 23 5 21,75 7 3 6,25 8 2 7,50 8 2 7,50 85 30 77,50 366,170 810

60 370 FEVZİ RG 10D 23 6 21,50 8 1 7,75 8 0 8,00 4 0 4,00 5 0 5,00 19 8 17,00 5 1 4,75 7 3 6,25 8 2 7,50 87 21 81,75 365,165 831

61 429 METEHAN KARA 10C 24 5 22,75 6 3 5,25 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 6 4 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 84 26 77,50 364,390 855

62 393 YUSUF SELİM GÖKÇE 10B 23 6 21,50 4 6 2,50 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 7 1 6,75 6 0 6,00 78 17 73,75 364,310 858

63 413 VUSLAT ÖNGÜL 10D 26 3 25,25 3 1 2,75 5 3 4,25 5 0 5,00 5 0 5,00 17 8 15,00 6 4 5,00 9 0 9,00 9 1 8,75 85 20 80,00 362,595 902

64 451 EBRAR KARTAL 10C 24 3 23,25 4 4 3,00 5 2 4,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 10 15,50 7 3 6,25 10 0 10,00 9 1 8,75 87 23 81,25 362,148 908

65 448 ALİ ARDAL 10C 23 6 21,50 8 1 7,75 9 0 9,00 3 2 2,50 3 1 2,75 19 7 17,25 4 5 2,75 9 1 8,75 7 2 6,50 85 25 78,75 359,563 958

66 416 ELİF İNCİ ÇÖLLÜ 10A 25 5 23,75 5 4 4,00 6 3 5,25 4 1 3,75 3 1 2,75 18 7 16,25 9 0 9,00 7 1 6,75 7 3 6,25 84 25 77,75 358,430 977

67 472 BİLAL 10B 21 9 18,75 6 2 5,50 5 1 4,75 4 1 3,75 3 1 2,75 21 6 19,50 10 0 10,00 7 1 6,75 7 3 6,25 84 24 78,00 357,818 993

68 423 AHMET AKARSU 10D 24 5 22,75 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 7 16,25 5 4 4,00 7 2 6,50 7 3 6,25 84 26 77,50 356,823 1010

69 374 BERRU UÇAŞ 10C 24 6 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 21 5 19,75 8 2 7,50 9 1 8,75 7 2 6,50 79 22 73,50 356,720 1014

70 452 EMRE BAHTİYAR 10D 22 7 20,25 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 8 2 7,50 5 2 4,50 8 2 7,50 81 21 75,75 356,050 1029

71 0 BARAN PİRHAN 10B 24 6 22,50 9 1 8,75 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 19 9 16,75 6 4 5,00 7 1 6,75 6 4 5,00 84 31 76,25 355,075 1049

72 426 ADİL HATİNOĞLU 10B 22 6 20,50 2 5 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 24 5 22,75 5 5 3,75 9 0 9,00 7 3 6,25 78 31 70,25 355,008 1050

73 478 ELANUR BAYSAK 10C 24 5 22,75 6 1 5,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 6 16,50 8 1 7,75 8 1 7,75 8 1 7,75 81 17 76,75 354,705 1060

74 0 ZEYNEP ZİYAGİL 10A 23 5 21,75 3 6 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 20 6 18,50 8 2 7,50 8 1 7,75 9 1 8,75 81 24 75,00 354,528 1067

75 447 ALPER ESEN 10D 24 6 22,50 8 1 7,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 17 5 15,75 6 3 5,25 8 2 7,50 7 3 6,25 84 26 77,50 354,433 1069

76 471 ABDULLAH EREN 10A 24 6 22,50 6 4 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 22 8 20,00 4 6 2,50 7 3 6,25 7 3 6,25 81 39 71,25 354,100 1076

77 412 ÖMER ARDA ÜNAL 10D 23 6 21,50 7 2 6,50 5 4 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 8 16,00 6 4 5,00 10 0 10,00 8 2 7,50 85 28 78,00 353,490 1091

78 0 BERKAY AL 10D 26 4 25,00 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 11 14,25 4 5 2,75 8 2 7,50 9 1 8,75 84 33 75,75 351,528 1135

79 191 BEYZANUR 10D 20 8 18,00 6 2 5,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 8 19,00 6 3 5,25 8 1 7,75 10 0 10,00 83 27 76,25 351,075 1147

80 407 ELİF SÜ GÖGCEOĞLU 10C 21 8 19,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 22 6 20,50 6 2 5,50 9 1 8,75 7 1 6,75 77 20 72,00 348,765 1199

81 467 EGE BİR L 10D 24 5 22,75 9 1 8,75 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 9 14,75 3 2 2,50 7 1 6,75 8 2 7,50 82 26 75,50 348,208 1205

82 402 BARKIN BOZKURT 10B 19 8 17,00 5 5 3,75 8 1 7,75 2 2 1,50 4 0 4,00 20 4 19,00 7 3 6,25 9 0 9,00 7 2 6,50 81 25 74,75 346,033 1260

83 386 EMİRHAN BALAKÇI 10C 26 2 25,50 3 4 2,00 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 2 4 1,00 9 0 9,00 10 0 10,00 78 20 73,00 344,320 1301

84 0 ZEYNEP DEDE 24 6 22,50 2 3 1,25 5 3 4,25 4 1 3,75 2 2 1,50 19 8 17,00 6 2 5,50 8 2 7,50 8 2 7,50 78 29 70,75 343,315 1319

85 394 RAMAZAN 10D 23 7 21,25 6 4 5,00 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 11 15,25 5 5 3,75 7 2 6,50 8 2 7,50 82 33 73,75 342,613 1334

86 421 YASİN 10A 22 6 20,50 6 3 5,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 23 4 22,00 1 0 1,00 4 0 4,00 6 4 5,00 69 19 64,25 341,710 1352

87 438 AHMET ARDA ERTAN 10B 19 10 16,50 4 6 2,50 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 8 19,00 8 2 7,50 8 2 7,50 6 3 5,25 81 36 72,00 339,398 1404
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Genel Ortalama 18,21 8,69 16,04 4,95 3,41 4,10 4,25 3,13 3,47 2,87 1,27 2,55 3,29 1,06 3,02 13,89 7,87 11,92 3,75 3,60 2,85 4,75 2,05 4,24 5,57 2,71 4,89 61,53 33,79 53,08 279,640

Okul Ortalaması 23,40 5,24 22,09 5,64 2,66 4,97 5,16 2,20 4,61 3,49 1,05 3,22 4,01 0,57 3,87 21,07 5,83 19,62 6,64 2,53 6,00 8,42 0,80 8,22 7,67 1,79 7,23 85,50 22,67 79,83 368,540

KATILIMLAR

88 489 NUMAN ALAÇAM 10A 19 10 16,50 5 2 4,50 5 1 4,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 6 17,50 6 3 5,25 10 0 10,00 7 3 6,25 80 25 73,75 338,570 1430

89 465 ARDA SAĞLAM 10D 20 6 18,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 21 4 20,00 8 2 7,50 7 1 6,75 5 2 4,50 74 24 68,00 338,153 1437

90 414 ZEHRA CERİT 10C 20 9 17,75 8 2 7,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 9 15,75 6 2 5,50 8 2 7,50 8 2 7,50 81 26 74,50 337,895 1445

91 390 BURAK YİĞİT 10C 26 4 25,00 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 14 6 12,50 6 4 5,00 10 0 10,00 6 3 5,25 79 30 71,50 337,138 1463

92 379 ZEYNEP KAYGUSUZ 10C 27 3 26,25 5 5 3,75 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 8 12,00 6 4 5,00 8 2 7,50 7 3 6,25 78 30 70,50 336,425 1472

93 0 Ş KAAN TOMAR 10C 24 5 22,75 9 1 8,75 8 0 8,00 15 5 13,75 3 1 2,75 9 1 8,75 6 2 5,50 74 15 70,25 334,035 1521

94 372 YALIN KILIÇ 10D 22 4 21,00 4 3 3,25 5 1 4,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 6 16,50 5 4 4,00 5 2 4,50 7 1 6,75 73 23 67,25 332,273 1564

95 415 BULUT ŞİMŞEK 10A 23 7 21,25 21 5 19,75 6 4 5,00 8 1 7,75 6 2 5,50 64 19 59,25 324,493 1753

96 430 ERSEN BULÇU 10C 23 7 21,25 5 2 4,50 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 10 13,50 5 4 4,00 8 1 7,75 7 3 6,25 75 33 66,75 322,528 1802

97 420 BERAT YILMAZ 10B 20 8 18,00 6 4 5,00 4 5 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 3 4 2,00 5 2 4,50 7 2 6,50 72 33 63,75 318,278 1905

98 0 ÖYKÜ SEZEN 10A 22 5 20,75 7 1 6,75 5 4 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 14 9 11,75 5 3 4,25 7 1 6,75 7 2 6,50 74 26 67,50 318,135 1910

99 395 HASAN KABACI 10B 16 12 13,00 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 9 16,75 5 5 3,75 9 0 9,00 8 2 7,50 77 38 67,50 316,020 1953

100 442 ELİF YT 10C 26 4 25,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 18 9 15,75 1 7 -0,75 4 2 3,50 5 5 3,75 64 32 56,00 315,973 1957

101 449 YILMAZ EMİR DURAN 10B 17 9 14,75 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 16 9 13,75 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 77 34 68,50 312,210 2038

102 405 KAYRA 10C 23 7 21,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 17 4 16,00 4 6 2,50 7 2 6,50 7 2 6,50 65 28 58,00 311,503 2056

103 401 AYZİN BOZYİĞİT 10B 20 6 18,50 4 6 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 20 5 18,75 4 6 2,50 5 0 5,00 6 0 6,00 63 25 56,75 311,463 2057

104 408 BURAK YÖRÜKOĞLU 10C 21 9 18,75 4 3 3,25 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 11 8,25 6 4 5,00 8 1 7,75 8 2 7,50 69 37 59,75 286,773 2531

105 417 EGE GÖRGÜ 10A 12 4 11,00 5 5 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 15 5 13,75 6 4 5,00 6 2 5,50 7 3 6,25 55 24 49,00 264,285 2981

106 388 MLİH DORTK 18 9 15,75 4 6 2,50 4 3 3,25 4 1 3,75 3 1 2,75 9 13 5,75 3 5 1,75 10 0 10,00 4 4 3,00 59 42 48,50 250,308 3273

107 0 BUĞRA 10C 10 2 9,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 8 11 5,25 19 15 15,25 167,573 4514

108 0 ORHAN TOPAÇ 10B 15 14 11,50 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 34 85 12,75 147,578 4721
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 10.SINIF KDS -1 108 108 108 5185

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,21 8,69 16,04 4,95 3,41 4,10 4,25 3,13 3,47 2,87 1,27 2,55 3,29 1,06 3,02 13,89 7,87 11,92 3,75 3,60 2,85 4,75 2,05 4,24 5,57 2,71 4,89 61,53 33,79 53,08 279,640

Okul Ortalaması 23,40 5,24 22,09 5,64 2,66 4,97 5,16 2,20 4,61 3,49 1,05 3,22 4,01 0,57 3,87 21,07 5,83 19,62 6,64 2,53 6,00 8,42 0,80 8,22 7,67 1,79 7,23 85,50 22,67 79,83 368,540
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