
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 9.SINIF KDS -1 116 116 116 4169

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,47 7,59 18,57 6,70 3,87 5,73 7,12 4,33 6,04 3,54 0,89 3,32 15,75 7,44 13,89 5,73 2,42 5,12 5,17 2,97 4,42 4,30 2,99 3,56 68,78 32,50 60,65 307,030

Okul Ortalaması 25,34 4,15 24,30 7,97 3,24 7,15 8,27 3,47 7,40 4,61 0,23 4,55 23,74 4,64 22,58 8,09 1,47 7,72 7,18 1,41 6,83 5,84 2,90 5,11 91,04 21,51 85,64 394,860

KATILIMLAR

1 544 ELİF ÇAĞLIYAN 9B 28 2 27,50 10 1 9,75 10 1 9,75 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 8 0 8,00 9 1 8,75 109 6 107,50 468,930 3

2 577 ZEYN P RÜYA KUTLUCA 9C 28 2 27,50 9 3 8,25 13 0 13,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 9 1 8,75 9 1 8,75 111 9 108,75 464,000 7

3 529 ECENAZ ALTUNPIÇAK 9A 29 1 28,75 11 1 10,75 9 4 8,00 5 0 5,00 27 2 26,50 9 1 8,75 8 2 7,50 10 0 10,00 108 11 105,25 456,445 19

4 500 ALEYNA KANTAROĞLU 9A 28 2 27,50 8 3 7,25 10 3 9,25 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 8 1 7,75 8 1 7,75 106 11 103,25 456,223 20

5 566 EGEHAN BAÇİK 9C 28 2 27,50 10 2 9,50 11 1 10,75 5 0 5,00 29 1 28,75 8 2 7,50 8 2 7,50 7 3 6,25 106 13 102,75 455,960 21

6 546 EZGİ DÖNER 9A 27 2 26,50 8 3 7,25 11 2 10,50 5 0 5,00 30 0 30,00 8 2 7,50 8 0 8,00 7 2 6,50 104 11 101,25 454,150 23

7 609 ÖMER TAŞAN 9D 27 3 26,25 10 2 9,50 11 2 10,50 5 0 5,00 29 1 28,75 7 3 6,25 8 1 7,75 8 1 7,75 105 13 101,75 451,138 30

8 531 ÇAĞLAR KINALI 9B 28 2 27,50 10 2 9,50 9 3 8,25 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 2 6,50 8 2 7,50 105 13 101,75 449,685 35

9 543 ASYA GAZELCİ 9B 29 1 28,75 10 1 9,75 8 5 6,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 1 8,75 7 1 6,75 7 3 6,25 103 13 99,75 449,143 37

10 0 OĞUZ KATIRCIOĞLU 9B 28 1 27,75 11 0 11,00 12 0 12,00 4 0 4,00 26 3 25,25 9 1 8,75 7 1 6,75 9 1 8,75 106 7 104,25 449,003 38

11 532 İPEK ZÜLAL SOKULLU 9B 28 2 27,50 9 3 8,25 4 6 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 8 2 7,50 9 1 8,75 102 15 98,25 445,380 50

12 538 BUKET SU ALTAY 9B 26 4 25,00 10 2 9,50 9 4 8,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 104 16 100,00 440,575 71

13 563 DEFNE DENİZ 9D 28 1 27,75 9 2 8,50 9 4 8,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 8 1 7,75 7 3 6,25 102 15 98,25 439,338 78

14 607 AZRA SAĞIR 9D 29 1 28,75 7 5 5,75 10 2 9,50 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 103 16 99,00 438,973 81

15 511 EMİRHAN BULUT 9A 25 5 23,75 9 3 8,25 10 2 9,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 8 0 8,00 7 2 6,50 102 14 98,50 438,723 84

16 507 NECATİ EGEMEN SANER9A 26 4 25,00 10 2 9,50 10 2 9,50 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 8 1 7,75 5 4 4,00 102 15 98,25 437,448 90

17 573 YAĞIZ MERT SAĞIR 9C 28 2 27,50 9 3 8,25 9 4 8,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 8 2 7,50 6 4 5,00 101 19 96,25 430,975 129

18 584 SUDENAZ KOCUR 9C 30 0 30,00 5 7 3,25 11 2 10,50 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 8 0 8,00 6 4 5,00 100 18 95,50 430,838 131

19 510 ESMA BEGÜM GÜMÜŞ 9A 28 1 27,75 7 1 6,75 5 3 4,25 5 0 5,00 27 2 26,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 1 6,75 96 8 94,00 430,775 132

20 548 SENA ELİF B 9B 26 4 25,00 8 4 7,00 11 1 10,75 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 8 1 7,75 5 4 4,00 99 18 94,50 429,660 138

21 534 EGEMEN AKTAŞ 9B 26 4 25,00 10 2 9,50 12 1 11,75 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 6 4 5,00 8 2 7,50 102 18 97,50 428,713 144

22 601 ARİF SEHA KOCA 9D 27 3 26,25 9 3 8,25 8 5 6,75 5 0 5,00 27 2 26,50 9 1 8,75 8 2 7,50 6 4 5,00 99 20 94,00 428,145 150

23 620 ALİ AYDIN ÖNEM 9D 28 2 27,50 8 4 7,00 12 1 11,75 4 1 3,75 25 5 23,75 9 1 8,75 8 1 7,75 7 3 6,25 101 18 96,50 427,850 154

24 612 EDİBE ÖZALP 9D 28 2 27,50 7 2 6,50 9 4 8,00 5 0 5,00 27 3 26,25 8 2 7,50 8 1 7,75 5 3 4,25 97 17 92,75 427,668 156

25 591 KAAN KOÇ 9C 27 3 26,25 9 3 8,25 9 3 8,25 5 0 5,00 26 2 25,50 9 1 8,75 8 1 7,75 6 3 5,25 99 16 95,00 427,300 158

26 568 ŞEVVAL ZEREN TEMİZ 9C 27 3 26,25 11 1 10,75 8 5 6,75 4 1 3,75 27 3 26,25 9 1 8,75 9 1 8,75 4 6 2,50 99 21 93,75 427,125 160

27 550 ARDA AKGÜL 9B 26 4 25,00 10 2 9,50 11 2 10,50 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 9 1 8,75 5 4 4,00 101 18 96,50 426,525 169

28 615 EMİR GEÇİC İ 9D 26 1 25,75 7 2 6,50 8 2 7,50 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 7 1 6,75 6 1 5,75 95 11 92,25 426,493 170

29 575 KAYRA BARIN ÖZDER 9C 27 3 26,25 8 4 7,00 11 2 10,50 5 0 5,00 26 3 25,25 8 2 7,50 8 0 8,00 6 4 5,00 99 18 94,50 425,745 173
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 9.SINIF KDS -1 116 116 116 4169

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,47 7,59 18,57 6,70 3,87 5,73 7,12 4,33 6,04 3,54 0,89 3,32 15,75 7,44 13,89 5,73 2,42 5,12 5,17 2,97 4,42 4,30 2,99 3,56 68,78 32,50 60,65 307,030

Okul Ortalaması 25,34 4,15 24,30 7,97 3,24 7,15 8,27 3,47 7,40 4,61 0,23 4,55 23,74 4,64 22,58 8,09 1,47 7,72 7,18 1,41 6,83 5,84 2,90 5,11 91,04 21,51 85,64 394,860

KATILIMLAR

30 528 EMRE OFLU 9A 26 4 25,00 8 1 7,75 9 1 8,75 3 1 2,75 28 2 27,50 9 1 8,75 7 1 6,75 6 3 5,25 96 14 92,50 425,333 178

31 583 HALE YAY 9C 26 4 25,00 9 2 8,50 10 2 9,50 5 0 5,00 26 4 25,00 7 3 6,25 8 1 7,75 8 2 7,50 99 18 94,50 422,245 200

32 565 KEREM CAN BULUT 9C 26 4 25,00 10 2 9,50 6 7 4,25 5 0 5,00 28 1 27,75 8 2 7,50 7 2 6,50 6 4 5,00 96 22 90,50 422,108 201

33 564 AYŞE KOYUNCU 9C 26 2 25,50 7 4 6,00 9 2 8,50 5 0 5,00 26 3 25,25 10 0 10,00 7 2 6,50 7 2 6,50 97 15 93,25 421,043 209

34 506 ÖMER AVCI 9A 25 5 23,75 7 5 5,75 9 4 8,00 4 1 3,75 29 1 28,75 7 2 6,50 7 2 6,50 7 3 6,25 95 23 89,25 419,688 227

35 585 İREM ÖZTÜRK 9C 26 4 25,00 8 3 7,25 10 2 9,50 5 0 5,00 27 3 26,25 8 1 7,75 7 1 6,75 5 5 3,75 96 19 91,25 419,520 229

36 554 GÜLCENUR GÜLER 9B 24 4 23,00 5 6 3,50 10 2 9,50 5 0 5,00 28 2 27,50 9 0 9,00 8 0 8,00 6 2 5,50 95 16 91,00 417,650 253

37 501 AZRA AKÇAY 9A 25 3 24,25 9 2 8,50 7 2 6,50 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 8 2 7,50 8 2 7,50 97 16 93,00 417,055 259

38 512 GÜLSEVİ BEKER 9A 24 6 22,50 9 3 8,25 11 2 10,50 4 1 3,75 25 3 24,25 10 0 10,00 8 1 7,75 9 1 8,75 100 17 95,75 416,628 263

39 579 M HAKAN SARIKAYA 9C 27 3 26,25 9 3 8,25 3 10 0,50 0 1 -0,25 28 2 27,50 10 0 10,00 8 2 7,50 8 2 7,50 93 23 87,25 415,878 272

40 555 HÜSEYİN KAAN ALTINÇA9B 25 5 23,75 10 2 9,50 11 2 10,50 5 0 5,00 25 5 23,75 7 2 6,50 8 1 7,75 7 2 6,50 98 19 93,25 413,513 296

41 521 AHMET ÇAM 9A 30 0 30,00 11 1 10,75 8 3 7,25 4 1 3,75 21 5 19,75 8 1 7,75 8 2 7,50 6 3 5,25 96 16 92,00 412,263 319

42 508 TARIK EMRE AKIN 9A 25 3 24,25 10 2 9,50 11 0 11,00 4 0 4,00 25 4 24,00 8 2 7,50 7 0 7,00 4 3 3,25 94 14 90,50 409,955 345

43 513 EFSUN ALCIL 9A 26 4 25,00 7 5 5,75 9 3 8,25 5 0 5,00 25 3 24,25 7 2 6,50 7 1 6,75 8 2 7,50 94 20 89,00 408,450 365

44 616 TAHA YAVUZ EROĞLU 9D 27 3 26,25 9 3 8,25 8 5 6,75 5 0 5,00 24 6 22,50 10 0 10,00 8 2 7,50 5 5 3,75 96 24 90,00 408,025 369

45 530 YASİR METİN 9D 26 4 25,00 10 2 9,50 7 5 5,75 5 0 5,00 25 4 24,00 10 0 10,00 7 2 6,50 4 4 3,00 94 21 88,75 407,430 377

46 613 BEYZANUR BİLGEMEN 9D 28 2 27,50 8 3 7,25 7 4 6,00 5 0 5,00 24 4 23,00 8 2 7,50 7 1 6,75 5 4 4,00 92 20 87,00 406,208 390

47 524 ZEHRA ÇAKAR 9A 27 2 26,50 6 5 4,75 4 6 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 9 1 8,75 6 2 5,50 7 2 6,50 90 21 84,75 405,350 407

48 587 EDA ÇINARCI 9C 23 7 21,25 7 4 6,00 12 1 11,75 5 0 5,00 26 3 25,25 8 2 7,50 8 0 8,00 6 4 5,00 95 21 89,75 405,230 411

49 603 EYMEN ŞAHİN 9D 28 2 27,50 8 4 7,00 7 6 5,50 5 0 5,00 23 7 21,25 10 0 10,00 9 0 9,00 5 4 4,00 95 23 89,25 405,063 414

50 505 AYŞE CERİT 9A 26 4 25,00 9 3 8,25 9 4 8,00 5 0 5,00 25 5 23,75 7 3 6,25 7 3 6,25 6 4 5,00 94 26 87,50 404,413 424

51 602 BEREN TEKEŞ 9D 27 3 26,25 7 5 5,75 9 4 8,00 5 0 5,00 24 6 22,50 10 0 10,00 7 2 6,50 5 4 4,00 94 24 88,00 403,888 435

52 535 YAHYA KABAKÇI 9B 26 4 25,00 10 2 9,50 9 3 8,25 5 0 5,00 23 7 21,25 7 2 6,50 7 1 6,75 9 1 8,75 96 20 91,00 403,823 436

53 526 BORA BÜYÜKBAYRAKDAR9A 24 6 22,50 9 2 8,50 10 2 9,50 5 0 5,00 25 2 24,50 7 2 6,50 8 1 7,75 5 3 4,25 93 18 88,50 403,355 445

54 572 KAAN GÖZÜKARAOĞLU 9C 27 3 26,25 7 4 6,00 8 5 6,75 3 2 2,50 26 4 25,00 8 2 7,50 7 3 6,25 5 5 3,75 91 28 84,00 403,123 449

55 608 EDA NUR DUDAK 9D 26 4 25,00 8 4 7,00 10 3 9,25 5 0 5,00 24 6 22,50 8 2 7,50 6 3 5,25 7 2 6,50 94 24 88,00 401,538 468

56 1907 MUSAB B 9C 25 5 23,75 10 2 9,50 9 4 8,00 5 0 5,00 23 7 21,25 8 2 7,50 8 0 8,00 8 2 7,50 96 22 90,50 399,975 489

57 600 YUSUF DALGIÇ 9D 26 4 25,00 10 2 9,50 9 4 8,00 5 0 5,00 23 7 21,25 8 2 7,50 9 1 8,75 5 5 3,75 95 25 88,75 399,388 502

58 618 ELİF AHSEN BÜLBÜL 9D 27 3 26,25 5 7 3,25 7 6 5,50 5 0 5,00 25 5 23,75 5 5 3,75 7 3 6,25 10 0 10,00 91 29 83,75 398,500 512
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 9.SINIF KDS -1 116 116 116 4169

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,47 7,59 18,57 6,70 3,87 5,73 7,12 4,33 6,04 3,54 0,89 3,32 15,75 7,44 13,89 5,73 2,42 5,12 5,17 2,97 4,42 4,30 2,99 3,56 68,78 32,50 60,65 307,030

Okul Ortalaması 25,34 4,15 24,30 7,97 3,24 7,15 8,27 3,47 7,40 4,61 0,23 4,55 23,74 4,64 22,58 8,09 1,47 7,72 7,18 1,41 6,83 5,84 2,90 5,11 91,04 21,51 85,64 394,860

KATILIMLAR

59 547 BATUHAN AKÇA 9B 23 7 21,25 9 3 8,25 9 4 8,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 6 3 5,25 6 4 5,00 93 26 86,50 397,838 524

60 582 AYŞENUR YILDIZ 9C 27 1 26,75 7 2 6,50 8 1 7,75 5 0 5,00 22 1 21,75 8 1 7,75 6 0 6,00 4 1 3,75 87 7 85,25 397,440 527

61 502 KORKUT CONKAR 9A 22 7 20,25 10 2 9,50 7 5 5,75 5 0 5,00 26 3 25,25 9 1 8,75 8 0 8,00 5 3 4,25 92 21 86,75 396,645 543

62 558 SELİN YILDIZ 9B 26 4 25,00 6 5 4,75 11 2 10,50 5 0 5,00 24 4 23,00 7 2 6,50 7 0 7,00 4 4 3,00 90 21 84,75 396,550 546

63 522 TUNA SENCER 9A 25 5 23,75 6 5 4,75 10 2 9,50 5 0 5,00 23 5 21,75 9 1 8,75 8 2 7,50 7 2 6,50 93 22 87,50 395,048 571

64 537 YUSUF TAHA SÖĞÜT 9B 24 5 22,75 9 2 8,50 6 2 5,50 5 0 5,00 26 3 25,25 5 3 4,25 6 0 6,00 6 3 5,25 87 18 82,50 393,770 586

65 518 ELİF KARAER 9A 26 3 25,25 6 6 4,50 8 5 6,75 5 0 5,00 24 5 22,75 10 0 10,00 6 3 5,25 5 3 4,25 90 25 83,75 393,635 591

66 552 M SÜLEYMAN BİÇER 9B 23 7 21,25 9 3 8,25 12 1 11,75 5 0 5,00 23 6 21,50 7 3 6,25 7 2 6,50 9 1 8,75 95 23 89,25 393,133 598

67 617 HAKAN DAŞKIRAN 9D 27 2 26,50 10 2 9,50 8 3 7,25 5 0 5,00 21 8 19,00 10 0 10,00 7 1 6,75 4 4 3,00 92 20 87,00 392,293 610

68 606 FATMA İREM YAZICI 9D 26 4 25,00 10 1 9,75 9 3 8,25 4 0 4,00 22 6 20,50 7 3 6,25 7 1 6,75 5 3 4,25 90 21 84,75 389,183 656

69 525 ALİ KALKAN 9B 25 5 23,75 4 6 2,50 5 6 3,50 5 0 5,00 25 5 23,75 8 1 7,75 9 0 9,00 7 1 6,75 88 24 82,00 388,915 663

70 567 ÖYKÜ ERYAMAN 9C 29 1 28,75 8 4 7,00 6 7 4,25 4 1 3,75 21 5 19,75 6 3 5,25 8 0 8,00 6 3 5,25 88 24 82,00 388,655 666

71 517 ZEYNEPEBRAR GÜLTEKİN9A 22 8 20,00 9 2 8,50 9 4 8,00 5 0 5,00 27 2 26,50 7 3 6,25 4 2 3,50 4 4 3,00 87 25 80,75 388,468 670

72 549 YASEF ÇİVRİLLİ 9B 23 7 21,25 6 6 4,50 10 3 9,25 5 0 5,00 24 3 23,25 9 1 8,75 7 1 6,75 6 4 5,00 90 25 83,75 386,610 708

73 504 YUSUF TALHA KILIÇ 9A 23 7 21,25 10 2 9,50 6 7 4,25 5 0 5,00 26 3 25,25 7 2 6,50 6 0 6,00 3 1 2,75 86 22 80,50 386,433 713

74 516 BUĞ * KAZAN 9A 22 6 20,50 8 2 7,50 8 2 7,50 4 1 3,75 24 6 22,50 8 2 7,50 7 1 6,75 8 1 7,75 89 21 83,75 382,605 773

75 520 SEVAL TOKMAK 9A 27 3 26,25 6 6 4,50 6 6 4,50 4 1 3,75 25 4 24,00 5 4 4,00 6 2 5,50 4 5 2,75 83 31 75,25 382,505 775

76 604 EBRAR KOÇAK 9D 27 3 26,25 5 6 3,50 8 3 7,25 5 0 5,00 22 7 20,25 8 1 7,75 6 3 5,25 6 4 5,00 87 27 80,25 381,275 806

77 589 ŞEVVAL NAZ KARA 9C 26 4 25,00 5 6 3,50 5 5 3,75 5 0 5,00 24 6 22,50 8 1 7,75 6 2 5,50 6 3 5,25 85 27 78,25 380,815 818

78 586 ESMANUR ESKİTÜRK 9C 25 5 23,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 22 8 20,00 10 0 10,00 9 1 8,75 8 2 7,50 88 19 83,25 380,230 827

79 598 ZEHRA AYRANCI 9D 25 5 23,75 9 3 8,25 10 3 9,25 5 0 5,00 21 9 18,75 9 1 8,75 7 2 6,50 5 4 4,00 91 27 84,25 380,088 830

80 523 ENES TECİR 9A 23 3 22,25 5 6 3,50 5 3 4,25 5 0 5,00 26 3 25,25 8 0 8,00 5 1 4,75 4 2 3,50 81 18 76,50 379,753 840

81 0 KAYRA ONUR MADEN 9D 27 3 26,25 9 3 8,25 8 5 6,75 5 0 5,00 19 11 16,25 9 1 8,75 8 2 7,50 7 3 6,25 92 28 85,00 379,025 853

82 595 KAĞAN BAŞKOL 9D 27 3 26,25 7 5 5,75 10 3 9,25 4 1 3,75 20 5 18,75 7 0 7,00 8 2 7,50 3 5 1,75 86 24 80,00 376,738 894

83 560 İREM BİRSİN 9B 26 4 25,00 9 3 8,25 7 6 5,50 5 0 5,00 21 7 19,25 7 3 6,25 7 3 6,25 6 4 5,00 88 30 80,50 376,428 900

84 553 YUSUF DURSUN 9B 24 4 23,00 7 4 6,00 4 2 3,50 5 0 5,00 23 5 21,75 9 1 8,75 6 2 5,50 5 2 4,50 83 20 78,00 373,925 934

85 594 ALPER TOPSAKAL 9D 24 6 22,50 10 2 9,50 13 0 13,00 5 0 5,00 19 10 16,50 7 3 6,25 7 3 6,25 7 2 6,50 92 26 85,50 373,720 939

86 515 İREM ÜNSAL 9A 26 4 25,00 6 5 4,75 8 5 6,75 5 0 5,00 22 6 20,50 7 2 6,50 7 2 6,50 3 4 2,00 84 28 77,00 373,025 950

87 590 AYŞENUR ŞİMŞEK 9C 20 6 18,50 5 5 3,75 5 6 3,50 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 6 2 5,50 4 3 3,25 81 26 74,50 370,363 1003
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 9.SINIF KDS -1 116 116 116 4169

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,47 7,59 18,57 6,70 3,87 5,73 7,12 4,33 6,04 3,54 0,89 3,32 15,75 7,44 13,89 5,73 2,42 5,12 5,17 2,97 4,42 4,30 2,99 3,56 68,78 32,50 60,65 307,030

Okul Ortalaması 25,34 4,15 24,30 7,97 3,24 7,15 8,27 3,47 7,40 4,61 0,23 4,55 23,74 4,64 22,58 8,09 1,47 7,72 7,18 1,41 6,83 5,84 2,90 5,11 91,04 21,51 85,64 394,860

KATILIMLAR

88 611 ADEM AFFAN AKÇA 9D 24 6 22,50 10 2 9,50 9 4 8,00 5 0 5,00 19 10 16,50 8 2 7,50 10 0 10,00 6 3 5,25 91 27 84,25 370,333 1004

89 514 KERİM TUNA KANAR 9A 27 3 26,25 8 4 7,00 8 4 7,00 4 1 3,75 20 9 17,75 6 4 5,00 8 1 7,75 5 5 3,75 86 31 78,25 370,055 1007

90 596 İLVE GENÇALİ 9D 24 5 22,75 7 3 6,25 6 7 4,25 4 1 3,75 23 6 21,50 7 1 6,75 6 1 5,75 6 3 5,25 83 27 76,25 369,130 1030

91 536 ZEYNEP CEYLİN DELLAL9B 24 6 22,50 8 3 7,25 9 1 8,75 5 0 5,00 19 8 17,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 2 6,50 88 21 82,75 368,663 1037

92 569 MEHMET ŞİMŞEK 9C 27 3 26,25 10 1 9,75 9 3 8,25 5 0 5,00 17 6 15,50 8 1 7,75 6 3 5,25 3 2 2,50 85 19 80,25 368,023 1053

93 559 BURAK AYRILMAZ 9B 24 6 22,50 6 5 4,75 8 4 7,00 5 0 5,00 22 8 20,00 8 1 7,75 6 4 5,00 6 3 5,25 85 31 77,25 366,370 1081

94 576 SÜMEYYE ELİBOL 9C 24 6 22,50 6 6 4,50 6 7 4,25 5 0 5,00 24 5 22,75 6 4 5,00 7 2 6,50 4 6 2,50 82 36 73,00 365,983 1092

95 592 ELİFSUDE ANAY 9C 22 8 20,00 8 4 7,00 6 7 4,25 4 1 3,75 22 7 20,25 9 1 8,75 9 1 8,75 7 3 6,25 87 32 79,00 364,570 1125

96 580 SUDE SONTAY 9C 21 9 18,75 3 5 1,75 7 5 5,75 5 0 5,00 25 4 24,00 7 2 6,50 6 1 5,75 4 1 3,75 78 27 71,25 357,708 1258

97 588 MUSTAFA KAA  USTA 9C 24 6 22,50 10 2 9,50 8 3 7,25 5 0 5,00 17 7 15,25 8 1 7,75 8 1 7,75 5 2 4,50 85 22 79,50 357,078 1273

98 619 AHMET DEMİR 9D 26 4 25,00 10 2 9,50 9 1 8,75 5 0 5,00 13 4 12,00 9 1 8,75 9 0 9,00 4 3 3,25 85 15 81,25 356,415 1280

99 570 ESMANUR KAYIŞ 9C 24 6 22,50 4 4 3,00 7 6 5,50 4 1 3,75 20 6 18,50 9 0 9,00 7 1 6,75 5 3 4,25 80 27 73,25 353,095 1352

100 561 EMİRHAN DEMİR 9B 24 6 22,50 9 3 8,25 6 7 4,25 5 0 5,00 19 11 16,25 8 2 7,50 8 0 8,00 5 5 3,75 84 34 75,50 351,550 1389

101 542 ELA KANICIOĞLU 9B 25 3 24,25 5 6 3,50 10 2 9,50 5 0 5,00 17 7 15,25 8 2 7,50 6 1 5,75 5 4 4,00 81 25 74,75 351,058 1404

102 562 GÖKTUĞ OCAK 9B 25 5 23,75 8 4 7,00 8 5 6,75 5 0 5,00 17 4 16,00 7 3 6,25 4 3 3,25 5 5 3,75 79 29 71,75 346,530 1505

103 621 AZRA TURHAN 9D 25 5 23,75 5 5 3,75 9 2 8,50 5 0 5,00 19 10 16,50 6 4 5,00 6 2 5,50 4 4 3,00 79 32 71,00 346,323 1506

104 605 MEHMET SAİD OCAK 9D 22 4 21,00 9 2 8,50 9 2 8,50 3 1 2,75 19 7 17,25 5 2 4,50 7 0 7,00 2 1 1,75 76 19 71,25 343,380 1566

105 614 ATIF ÇITTIR 9D 20 6 18,50 9 2 8,50 7 0 7,00 4 1 3,75 20 10 17,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 3 4,25 80 27 73,25 342,305 1581

106 578 EFE ÖZDEMİR 9C 23 7 21,25 8 4 7,00 4 6 2,50 3 1 2,75 20 6 18,50 7 3 6,25 4 4 3,00 5 4 4,00 74 35 65,25 334,670 1710

107 610 KEREM TAŞA AT 9D 23 7 21,25 25 4 24,00 8 0 8,00 4 2 3,50 1 1 0,75 61 14 57,50 334,170 1717

108 527 ZİŞAN KILIÇALP 9A 17 11 14,25 4 7 2,25 8 5 6,75 5 0 5,00 23 4 22,00 8 2 7,50 6 2 5,50 4 2 3,50 75 33 66,75 332,888 1753

109 556 SUDE AYAN 9B 20 8 18,00 8 4 7,00 4 9 1,75 3 2 2,50 19 3 18,25 7 3 6,25 6 2 5,50 4 4 3,00 71 35 62,25 320,515 1970

110 571 YAHYA KORKMAZ 9C 19 11 16,25 8 4 7,00 7 6 5,50 5 0 5,00 19 6 17,50 5 4 4,00 6 2 5,50 5 4 4,00 74 37 64,75 320,313 1972

111 539 GÖRKEM CEMAL YILDIRI9B 20 8 18,00 5 6 3,50 6 2 5,50 3 1 2,75 17 3 16,25 8 2 7,50 7 3 6,25 6 3 5,25 72 28 65,00 319,813 1982

112 593 TAHA ESEN 9C 24 6 22,50 9 3 8,25 6 7 4,25 4 1 3,75 14 9 11,75 6 3 5,25 7 1 6,75 4 3 3,25 74 33 65,75 318,440 2007

113 574 ALPASLAN AKSU 9C 23 5 21,75 9 3 8,25 5 5 3,75 2 0 2,00 16 10 13,50 6 2 5,50 7 0 7,00 2 4 1,00 70 29 62,75 315,858 2054

114 519 BAHADIR EFE ÜNSAL 9A 24 3 23,25 4 2 3,50 5 1 4,75 3 0 3,00 15 6 13,50 4 1 3,75 6 0 6,00 2 5 0,75 63 18 58,50 310,438 2154

115 599 METEHAN OĞRAŞ 9D 21 5 19,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 19 8 17,00 4 0 4,00 6 1 5,75 2 3 1,25 60 17 55,75 307,328 2202

116 545 OĞUZ KAAN ALTAN 9B 23 7 21,25 9 3 8,25 7 3 6,25 4 1 3,75 12 12 9,00 8 2 7,50 6 3 5,25 5 5 3,75 74 36 65,00 306,063 2216
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi 9.SINIF KDS -1 116 116 116 4169

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,47 7,59 18,57 6,70 3,87 5,73 7,12 4,33 6,04 3,54 0,89 3,32 15,75 7,44 13,89 5,73 2,42 5,12 5,17 2,97 4,42 4,30 2,99 3,56 68,78 32,50 60,65 307,030

Okul Ortalaması 25,34 4,15 24,30 7,97 3,24 7,15 8,27 3,47 7,40 4,61 0,23 4,55 23,74 4,64 22,58 8,09 1,47 7,72 7,18 1,41 6,83 5,84 2,90 5,11 91,04 21,51 85,64 394,860
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