
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 114 114 530 181376

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1912,01 19,19 2,55 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,46 1,88 3,48 0,94 3,25 0,01 0,01 0,01 4,74 3,74 3,81 0,95 0,39 0,85 0,67 1,76 0,23 1,65 0,82 1,44 1,11 1,01 0,86 41,2224,98 34,99 240,960

Okul Ortalaması 33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 0,00 0,00 0,00 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,7720,68 77,59 372,650

KATILIMLAR

1 210 YİĞİT KAAN ÖNDER 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 113 7 111,25 474,175 18

2 227 SEYİT ARDA ÜMÜT 12C 36 4 35,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 108 10 105,50 456,710 65

3 0 EGE TÜRKMEN 12B 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 108 12 105,00 455,200 78

4 201 ÇAĞAN AK 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 1 7,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 106 12 103,00 449,698 122

5 270 FURKAN ENES MEYVECİ12C 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 8 1 7,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 105 14 101,50 444,843 168

6 224 EMİN KÜRKÇÜ 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 6 1 5,75 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 102 12 99,00 437,090 274

7 238 EYLÜL ÖZTÜRK 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 102 15 98,25 435,140 313

8 213 ELA DURU İNCE 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 4 2 3,50 2 3 1,25 7 0 7,00 6 0 6,00 100 11 97,25 431,390 385

9 225 TAYYİP AYRANCI 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 6 4 5,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 101 19 96,25 428,563 443

10 214 NADİR 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 0 22,00 4 0 4,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 98 8 96,00 428,120 456

11 0 ZEYNEP ŞENTÜRK   35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 5 22,75 6 2 5,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 100 17 95,75 427,428 471

12 209 TUĞBA SEZİKLİ 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 98 16 94,00 421,993 624

13 292 MERİÇ LÜY 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 1 23,75 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 97 13 93,75 421,550 644

14 0 YUSUF MALKOÇ   39 0 39,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 3 0 3,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 96 8 94,00 421,280 653

15 266 ÖMER ENES KILIÇ 12C 37 3 36,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 2 22,50 5 1 4,75 3 3 2,25 7 0 7,00 6 0 6,00 96 12 93,00 418,758 725

16 262 YUSUF MAYUK 12C 33 6 31,50 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 8 1 7,75 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 96 15 92,25 417,070 794

17 211 AYŞEGÜL N DUMAN 12C 37 2 36,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 6 0 6,00 4 1 3,75 6 1 5,75 5 0 5,00 94 10 91,50 414,165 906

18 323 ZEYNEP DEMİRTAŞ 12D 38 2 37,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 21 8 19,00 7 1 6,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 96 20 91,00 412,595 964

19 0 BARIŞ ERGÜN 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 7 19,25 5 1 4,75 6 1 5,75 4 3 3,25 5 0 5,00 95 17 90,75 412,043 991

20 228 YİĞİTHAN FINDIK 12D 39 1 38,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 93 11 90,25 410,168 1076

21 0 ŞEVVAL EZEL ÇOLAK 12D 30 10 27,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 94 19 89,25 408,560 1166

22 207 TUNAHAN DUMAN 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 94 21 88,75 406,138 1303

23 229 BERİL YILMAZ 12D 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 5 1 4,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 93 20 88,00 404,198 1396

24 287 EMİR YUSUF HACIKÖYLÜ12A 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 7 2 6,50 2 5 0,75 4 2 3,50 3 1 2,75 93 20 88,00 403,328 1459

25 133 BETÜL PALANDÖKEN 12B 31 8 29,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 4 3 3,25 5 0 5,00 4 2 3,50 93 22 87,50 402,950 1483

26 242 ALİ KOYUNCU 12D 35 4 34,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 5 3 4,25 3 3 2,25 6 1 5,75 6 0 6,00 92 19 87,25 401,635 1583

27 217 DAMLA CAN 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 6 1 5,75 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 92 20 87,00 400,903 1631

28 274 OSMAN SADIK DURSUN12C 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 9 1 8,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 6 0 6,00 92 21 86,75 400,333 1680

29 0 OSMAN ARABACI   35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 4 1 3,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 91 17 86,75 400,248 1688
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1912,01 19,19 2,55 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,46 1,88 3,48 0,94 3,25 0,01 0,01 0,01 4,74 3,74 3,81 0,95 0,39 0,85 0,67 1,76 0,23 1,65 0,82 1,44 1,11 1,01 0,86 41,2224,98 34,99 240,960

Okul Ortalaması 33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 0,00 0,00 0,00 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,7720,68 77,59 372,650

KATILIMLAR

30 307 BATUHAN CİĞER 12A 31 9 28,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 5 2 4,50 3 4 2,00 7 0 7,00 4 2 3,50 92 23 86,25 399,238 1781

31 253 SİNEM YILDIRIM 12C 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 1 20,75 4 2 3,50 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 90 17 85,75 396,865 1950

32 261 YAĞMUR ŞİMŞEK 12D 39 1 38,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 4 14,00 3 0 3,00 3 2 2,50 7 0 7,00 5 1 4,75 88 10 85,50 395,743 2045

33 250 SELİM BAKIR 12C 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 90 21 84,75 394,645 2162

34 286 ESMANUR YILDIRIM 12C 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 3 2 2,50 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 90 21 84,75 394,433 2180

35 254 ŞULE ARPACI 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 20 4 19,00 6 0 6,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 89 19 84,25 392,973 2295

36 245 KASIM YAYLI 12C 32 5 30,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 6 0 6,00 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 88 17 83,75 391,528 2424

37 303 BEYZA NUR ALÇIN 12D 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 4 19,00 1 1 0,75 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 88 18 83,50 390,495 2515

38 0 ELİF NAZ SUBAŞI 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 19 2 18,50 5 0 5,00 2 5 0,75 7 0 7,00 6 0 6,00 88 18 83,50 390,333 2529

39 247 MERT YİĞİT ERDOĞAN 12B 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 4 2 3,50 3 3 2,25 7 0 7,00 5 1 4,75 87 16 83,00 388,670 2697

40 243 SALİH ESAD TETİK 12B 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 88 20 83,00 388,623 2701

41 205 M BERK 12D 35 3 34,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 4 1 3,75 6 0 6,00 6 0 6,00 5 0 5,00 86 14 82,50 387,378 2825

42 256 HALİL EFE AKÇANERİK 12A 32 7 30,25 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 1 19,75 6 0 6,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 86 15 82,25 386,943 2892

43 301 KEMAL KIRIMLI 12C 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 7 18,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 3 3,25 4 1 3,75 88 24 82,00 385,583 3048

44 259 ELİF EYLÜL ALTAY 12C 37 1 36,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 3 0 3,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 85 13 81,75 384,658 3168

45 234 BENGİSU SEÇKİN 12B 38 2 37,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 4 0 4,00 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 85 15 81,25 383,060 3343

46 257 SENA VANLI 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 9 17,75 6 4 5,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 88 31 80,25 381,530 3567

47 315 AYŞEGÜL DEMİR 12A 30 10 27,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 6 0 6,00 2 5 0,75 7 0 7,00 4 2 3,50 86 23 80,25 381,230 3607

48 269 BENGİ DEĞİRMENCİ 12D 34 4 33,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 8 16,00 5 2 4,50 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 85 20 80,00 379,840 3808

49 299 SİMAY AKGÜL 12A 36 4 35,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 0 17,00 3 0 3,00 2 3 1,25 4 3 3,25 6 0 6,00 83 13 79,75 378,715 3963

50 288 SELMAN 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 24 0 24,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 3 0 3,00 84 19 79,25 378,260 4022

51 0 HAKAN AYDIN   34 5 32,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 3 0 3,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 1 2,75 84 18 79,50 378,173 4039

52 237 YUSUF AYNA 12D 36 3 35,25 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 17 1 16,75 1 0 1,00 1 2 0,50 5 1 4,75 5 0 5,00 81 7 79,25 377,163 4178

53 246 FEYZA NUR TAÇKIN 12C 38 2 37,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 2 3,50 86 27 79,25 376,760 4242

54 264 BERİN DOK 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 2 0 2,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 84 20 79,00 376,703 4250

55 278 AYÇA NUR GURBET 12B 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 4 2 3,50 2 5 0,75 6 1 5,75 6 0 6,00 84 24 78,00 373,965 4669

56 232 MEHMET EMİR ÇELEBİ 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 2 0 2,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 83 21 77,75 373,355 4772

57 208 AHMET AZİZ KELEŞ 12C 29 10 26,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 7 19,25 7 2 6,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 85 31 77,25 372,550 4900

58 221 KAAN CANBOLAT 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 5 2 4,50 2 5 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 83 22 77,50 371,990 4999
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 114 114 530 181376

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1912,01 19,19 2,55 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,46 1,88 3,48 0,94 3,25 0,01 0,01 0,01 4,74 3,74 3,81 0,95 0,39 0,85 0,67 1,76 0,23 1,65 0,82 1,44 1,11 1,01 0,86 41,2224,98 34,99 240,960

Okul Ortalaması 33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 0,00 0,00 0,00 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,7720,68 77,59 372,650

KATILIMLAR

59 295 İSMET ALPAYDIN 12C 31 7 29,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 6 18,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 1 5,75 4 0 4,00 82 19 77,25 371,983 5000

60 0 ME LİKE TONKUŞ 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 6 19,50 5 1 4,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 84 29 76,75 369,973 5332

61 240 DOĞUKAN GÜMÜŞ 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 3 0 3,00 2 5 0,75 6 1 5,75 4 2 3,50 82 22 76,50 369,173 5484

62 311 ALMİNA PAMUKSUZ   35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 6 15,50 2 2 1,50 3 3 2,25 6 1 5,75 4 1 3,75 82 22 76,50 369,113 5502

63 265 ÖZLEM ER 12C 35 4 34,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 4 2 3,50 81 21 75,75 366,665 5938

64 249 ERAY KARACA 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 5 2 4,50 6 1 5,75 2 3 1,25 80 21 74,75 364,305 6390

65 241 ZEYNEP ŞENER 12C 33 6 31,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 4 0 4,00 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 80 21 74,75 364,150 6424

66 0 E ESMA GÜMÜŞ   32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 17 5 15,75 5 0 5,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 81 26 74,50 363,590 6560

67 202 ŞURA ATAROĞLU 12B 34 4 33,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 2 2 1,50 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 80 22 74,50 363,160 6646

68 284 NEHİR BEDİRHAN 12D 30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 4 0 4,00 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 80 25 73,75 361,485 6997

69 0 BÜŞRA DİZKIRICI 12C 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 6 1 5,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 5 1 4,75 80 25 73,75 361,273 7035

70 300 EYMEN K 12D 35 5 33,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 3 0 3,00 78 17 73,75 360,828 7121

71 216 NUREFŞAN ŞAHİN 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 8 15,00 4 2 3,50 2 4 1,00 7 0 7,00 5 1 4,75 80 28 73,00 359,200 7473

72 233 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 5 19,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 4 1,00 80 30 72,50 357,585 7810

73 263 12A 36 3 35,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 7 11,25 3 0 3,00 2 5 0,75 5 1 4,75 4 1 3,75 78 21 72,75 357,493 7836

74 230 HAYRUNNİSA KÖSE 12C 37 3 36,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 3 0 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 5 1 4,75 77 17 72,75 357,303 7867

75 308 MERVE ALBAYRAK 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 10 9,50 4 1 3,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 79 27 72,25 356,683 7995

76 294 ERALP AKTAŞ 12A 39 1 38,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 4 0 4,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 78 22 72,50 356,183 8109

77 219 ZEYNEP GÜNDÜZ 12C 35 4 34,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 3 15,25 2 0 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 75 13 71,75 354,635 8502

78 130 ARDA TOPAL 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 2 1,50 77 21 71,75 354,603 8511

79 0 TAHA KABACI 12C 31 8 29,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 3 1 2,75 2 4 1,00 4 2 3,50 6 0 6,00 76 20 71,00 353,070 8902

80 293 YAĞMUR YAPICI 12B 31 6 29,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 7 11,25 4 0 4,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 76 22 70,50 351,495 9296

81 200 AHMET ERDEM DEMİR 12B 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 75 18 70,50 351,168 9384

82 215 BUĞRAÖZARSLAN 12B 33 6 31,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 3 12,25 3 0 3,00 0 4 -1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 75 18 70,50 351,155 9389

83 0 BUĞRA YILDIRAN   33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 7 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 5 2 4,50 3 2 2,50 77 29 69,75 348,893 10011

84 280 ELİF ÖZATA 12B 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 5 11,75 3 0 3,00 2 4 1,00 6 0 6,00 4 1 3,75 75 21 69,75 348,688 10073

85 314 ZEKİ TÜFEKCİ 12B 33 6 31,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 7 8,25 4 0 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 2 3 1,25 75 22 69,50 348,215 10201

86 541 BİRCE IŞIK ÖZŞEN 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 11 13,25 6 0 6,00 1 6 -0,50 6 1 5,75 3 3 2,25 78 35 69,25 347,698 10334

87 305 SUĞDE SOYAL 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 6 9,50 5 1 4,75 3 4 2,00 6 1 5,75 3 2 2,50 75 24 69,00 346,695 10631
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 114 114 530 181376

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1912,01 19,19 2,55 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,46 1,88 3,48 0,94 3,25 0,01 0,01 0,01 4,74 3,74 3,81 0,95 0,39 0,85 0,67 1,76 0,23 1,65 0,82 1,44 1,11 1,01 0,86 41,2224,98 34,99 240,960

Okul Ortalaması 33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 0,00 0,00 0,00 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,7720,68 77,59 372,650

KATILIMLAR

88 304 YUSUF ULUSOY 12A 27 13 23,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 5 13,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 76 30 68,50 346,233 10765

89 313 YİĞİT ENES GÖL 12A 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 5 1 4,75 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 74 21 68,75 345,863 10872

90 320 BERRA ALTINDAL 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 2 3,50 3 1 2,75 74 22 68,50 344,945 11111

91 218 YUSUF ARDA ÖNER 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 9 15,75 5 1 4,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 1 3,75 76 32 68,00 344,305 11299

92 0 LEVENT   32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 10 6 8,50 9 1 8,75 3 4 2,00 6 1 5,75 6 0 6,00 75 31 67,25 341,745 12096

93 235 YAĞMUR SÖNMEZ 12C 31 8 29,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 17 2 16,50 3 0 3,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 72 19 67,25 341,595 12141

94 271 TUNAHAN KARAKÖSE 12A 30 8 28,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 4 13,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 2 3,50 3 0 3,00 71 19 66,25 338,765 13046

95 319 ŞEVVAL OCAK 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 9 7,75 2 0 2,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 3 2,25 72 26 65,50 335,733 14050

96 290 BURAK BULUT   31 8 29,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 9 13,75 3 0 3,00 2 4 1,00 4 2 3,50 2 1 1,75 72 27 65,25 335,535 14127

97 0 12C 24 11 21,25 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 3 15,25 5 0 5,00 3 3 2,25 5 0 5,00 2 3 1,25 70 21 64,75 335,123 14284

98 0 ARDA AHMET YİVLİ 12B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 7 7,25 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 69 24 63,00 328,235 16770

99 268 YİĞİT A 12D 30 10 27,50 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 4 3 3,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 1 3,75 70 32 62,00 326,045 17582

100 231 BATUHAN KORKMAZ 12B 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 4 0 4,00 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 68 28 61,00 323,338 18644

101 0 ZEYNEP GÜL 12B 34 4 33,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 10 5 8,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 3 0,25 65 16 61,00 322,170 19144

102 310 TURGUT EMİR DENOĞLU12B 30 8 28,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 2 0 2,00 1 4 0,00 6 1 5,75 1 4 0,00 67 28 60,00 319,790 20180

103 281 ALPEREN GÖKDERE 12B 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 4 1 3,75 2 3 1,25 6 1 5,75 1 4 0,00 66 26 59,50 318,200 20934

104 273 BERRAK BEKTAŞ 12D 31 9 28,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 11 5,25 2 2 1,50 2 4 1,00 4 3 3,25 5 0 5,00 67 31 59,25 317,568 21238

105 316 ASEL 12D 25 11 22,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 16 9 13,75 5 1 4,75 3 1 2,75 5 1 4,75 3 0 3,00 66 29 58,75 316,953 21518

106 0 METİN TÜRKYILMAZ   29 10 26,50 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 4 13,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 0 4,00 64 24 58,00 313,945 22898

107 289 ZEHRA ALİME OĞUZ 12B 28 9 25,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 2 3,50 3 2 2,50 64 25 57,75 313,318 23235

108 252 YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 3 3 2,25 5 1 4,75 61 17 56,75 309,318 25257

109 297 BAHADIR DÖNMEZ 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 11 7 9,25 3 2 2,50 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 65 35 56,25 308,813 25541

110 223 ELA GÜLMEZ   34 4 33,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 2 11,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 60 16 56,00 306,950 26553

111 236 YAĞIZ ŞENCAN   29 11 26,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 10 10,50 1 1 0,75 2 5 0,75 5 2 4,50 1 2 0,50 63 38 53,50 300,388 30263

112 0 NAZ SEKMEN   29 6 27,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 10 3 9,25 3 0 3,00 3 0 3,00 54 11 51,25 293,320 34797

113 272 ALİ KEREM DURMAZ 12B 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 17 0,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 1 3,75 61 44 50,00 289,865 37189

114 0 MEHMED   25 11 22,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 7 11,25 3 0 3,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 55 33 46,75 280,303 44794

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 114 114 530 181376

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1912,01 19,19 2,55 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,46 1,88 3,48 0,94 3,25 0,01 0,01 0,01 4,74 3,74 3,81 0,95 0,39 0,85 0,67 1,76 0,23 1,65 0,82 1,44 1,11 1,01 0,86 41,2224,98 34,99 240,960

Okul Ortalaması 33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 0,00 0,00 0,00 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,7720,68 77,59 372,650

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  12A 12B 12C 12D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  12A 12B 12C 12D

                                                5 / 5



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul
(114)

33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,77 20,68 77,59 372,650

İlçe
(114)

33,22 6,06 31,70 3,72 0,97 3,48 2,77 1,25 2,46 3,88 1,00 3,63 4,54 0,43 4,43 17,70 4,71 16,52 4,42 0,84 4,21 3,09 3,11 2,31 5,31 1,18 5,01 4,12 1,13 3,84 82,77 20,68 77,59 372,650

İl
(530)

26,19 9,94 23,70 2,98 1,17 2,69 2,00 1,33 1,67 2,72 1,28 2,40 3,93 0,79 3,73 7,36 3,49 6,49 1,59 0,38 1,50 1,16 1,86 0,69 2,37 0,79 2,17 1,67 0,85 1,45 51,97 21,88 46,49 278,420

Genel
(181376)

22,19 12,01 19,19 2,55 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,46 1,88 3,48 0,94 3,25 0,01 0,01 0,01 4,74 3,74 3,81 0,95 0,39 0,85 0,67 1,76 0,23 1,65 0,82 1,44 1,11 1,01 0,86 41,22 24,98 34,99 240,960

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(14)
32,29 6,64 30,62 3,29 1,36 2,95 2,14 1,36 1,80 3,57 1,07 3,30 4,29 0,71 4,11 16,00 5,36 14,66 3,57 0,57 3,43 2,36 3,43 1,50 4,64 1,43 4,29 3,14 0,71 2,96 75,29 22,64 69,62 348,640

12A
(26)

33,31 6,38 31,71 3,92 0,88 3,70 2,85 1,35 2,51 4,04 0,96 3,80 4,62 0,38 4,52 20,12 3,73 19,18 4,73 0,96 4,49 3,27 3,08 2,50 5,50 1,15 5,21 4,23 1,12 3,95 86,59 19,99 81,57 384,710

12B
(27)

32,70 6,48 31,08 3,81 0,96 3,57 3,04 1,19 2,74 3,67 1,19 3,37 4,67 0,30 4,59 15,37 5,74 13,94 4,07 0,70 3,90 2,74 3,33 1,91 5,22 1,15 4,94 3,67 1,85 3,20 78,96 22,89 73,24 359,550

12C
(25)

33,56 5,48 32,19 3,76 0,84 3,55 2,76 1,00 2,51 3,96 0,92 3,73 4,56 0,44 4,45 18,92 4,16 17,88 5,20 0,96 4,96 3,12 3,24 2,31 5,32 1,12 5,04 4,60 0,84 4,39 85,76 19,00 81,01 382,940

12D
(22)

33,95 5,45 32,59 3,59 1,00 3,34 2,77 1,45 2,41 4,05 0,86 3,83 4,41 0,45 4,30 17,41 4,82 16,20 4,14 0,91 3,91 3,73 2,50 3,10 5,59 1,14 5,31 4,64 0,86 4,42 84,28 19,44 79,41 378,090

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
MACİT ZEREN FEN LİSESİ okulunda 114 5

AMASYA MERKEZ ilçesinde 114 5 1
AMASYA ilinde 530 48 10 4

Genelde 181376 13103 1686 383 76

DERECELER

Genelde sınava 1686 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 9. oldu

AMASYA ilinde sınava 10 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

AMASYA MERKEZ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,92 0,08 92

[+] Sözcükte Anlam 1 0,61 0,39 61

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,82 0,18 82

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,82 0,17 82

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,95 0,04 95

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,68 0,32 68

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,93 0,06 93

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,65 0,27 65

[+] de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0,73 0,10 73

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,89 0,08 89

[+] Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0,81 0,06 81

[+] Virgül 1 0,92 0,08 92

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,58 0,41 58

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,89 0,10 89

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,92 0,08 92

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0,60 0,39 60

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,81 0,18 81

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,97 0,03 97

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7,32 0,62 92

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1,77 0,21 89

[+] Paragrafın Yorumlanması 4 2,53 1,39 63

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,99 0,01 99

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 0,88 0,11 88

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5,24 0,72 87

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0,94 0,06 94

[+] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0,62 0,36 62

[+] Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0,59 0,37 59

[+] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,98 0,02 98

[+] Millî Mücadele'de Cepheler 1 0,59 0,17 59

Coğrafya-1
[-] Dış Kuvvetler 1 0,29 0,48 29

[-] Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası
ve Ulusal Saat)

1 0,39 0,33 39

[+] Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0,76 0,17 76

[-] Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel
Özellikleri ve Etkileri

1 0,46 0,18 46

[+] Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0,88 0,10 88

Felsefe
[+] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,96 0,04 96

[+] Varlık Felsefesi 1 0,90 0,09 90

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,91 0,07 91

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,30 0,66 30

[+] Sanat Felsefesi 1 0,80 0,15 80

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,99 0 99

[+] İslam ve Bilim 1 0,96 0,04 96

[+] İslam ve İbadet 1 0,99 0,01 99

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,99 0,01 99

[+] Din ve İslam 1 0,60 0,38 60

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 1 0 0 0

[-] Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,54 0,45 54

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 0,96 0,02 96

[-] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,32 0,46 32

[-] Bölme Kuralları 1 0,46 0,08 46

[-] Ardışık Sayılar 1 0,35 0,06 35

[+] Faktöriyel Kavramı 1 0,64 0,31 64

[+] Asal Sayılar ve Aralarında Asal
Sayılar

1 0,84 0,11 84

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,89 0,08 89

[+] Üslü ifadeler 1 0,70 0,10 70

[+] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,54 0,11 54

[-] Mutlak Değerli Denklemler 1 0,16 0,04 16

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,47 0,30 47

[-] Oran ve Orantı 1 0,25 0,18 25

[+] Köklü ifadeler 1 0,56 0,04 56

[-] Rutin Olmayan Problemler 1 0,40 0,16 40

[+] Sayı Problemleri 1 0,67 0,21 67

[+] Kesir Problemleri 1 0,92 0,04 92

[+] Yaş Problemleri 1 0,90 0,03 90

[+] İşçi Problemleri 1 0,87 0,04 87

[+] Karışım Problemleri 1 0,77 0,08 77

[+] Hareket Problemleri 1 0,75 0,15 75

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0,44 0,03 44

[+] Küme Problemleri 1 0,74 0,11 74

[-] Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu
Önerme

1 0,49 0,29 49

[-] Fonksiyon Grafikleri 1 0,30 0,14 30

[-] Grafik Problemleri 1 0,28 0,29 28

[+] Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma

1 0,66 0,02 66

[+] Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0,89 0,04 89

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0,42 0,33 42

[+] Tekrarlı Permütasyon 1 0,52 0,46 52

Geometri
[+] Üçgende Alan 1 0,94 0,02 94

[-] Üçgende Kenarorta Dikme ve
Yükseklik

1 0,17 0,12 17

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,31 0,08 31

[-] Çokgenler 1 0,42 0,12 42

[-] Dikdörtgen 2 0,70 0,11 35

[+] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,62 0,04 62

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Kaldırma Kuvveti 1 0,72 0,23 72

[-] Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0,25 0,71 25

[-] Elektriksel Güç ve Enerji 1 0,39 0,55 39

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,61 0,20 61

[-] Sürtünme Kuvveti 1 0,11 0,81 11

[+] Su Dalgaları 1 0,73 0,15 73

[-] Işığın Kırılması 1 0,27 0,46 27

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,99 0,01 99

[+] Atomun Yapısı 1 0,77 0,15 77

[+] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1,45 0,37 72

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,67 0,22 67

[+] Sıvılar 1 0,82 0,15 82

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,78 0,15 78

[+] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0,88 0,03 88

[+] Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0,88 0,03 88

[-] Nötralleşme Tepkimeleri 1 0,39 0,47 39

[-] Asit ve Bazların Metallerle
Tepkimeleri

1 0,39 0,47 39

Biyoloji
[+] Karbohidratlar 1 0,65 0,27 65

[-] Hayvanlar 1 0,47 0,25 47

[+] Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0,81 0,12 81

[+] Mitoz 1 0,65 0,30 65

[+] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,66 0,14 66

[+] Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0,89 0,04 89

                                                3 / 4



KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

AMASYA AMASYA MERKEZ MACİT ZEREN FEN LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME
[+] Prizmalar 1 0,91 0 91
[-] Kare 1 0,18 0,15 18

[-] Piramitler 1 0,17 0,21 17



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA PAMUKSUZ 311   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,113 240,960 5 62 62 73 5502

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 82 22 76,50 64 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCcEAAEDCAACECADCdEBDDCBACBBEcACeECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACB CaaEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA   eDED  DeC DECBbE EEAaBAcDc d E  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdCeA CECAEEeC eEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YILDIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,893 240,960 7 83 83 105 10011

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 77 29 69,75 58 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEeAEDCAAaECbDCBaBDDCBACBBEDcCCECBCCe

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal ebdCBA d EDCCeEACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA DBADEDA be  DECBDECEdb BAceE  DE  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEdacceCcCAcEBCDAb e

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BULUT 290   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,535 240,960 9 96 96 130 14127

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 72 27 65,25 54 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe eECAEcAE CAACcCADCBEBDDCdACBBaaACCEbBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DaACB  B bDCCBEACAEe     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAeD eDEcAEb C aECBDE ba CBAAeE A   C   

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BddecA CcaAEE C  d C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E ESMA GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,590 240,960 6 66 66 78 6560

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 81 26 74,50 62 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe EdBcAEcAAaEdDCCBEBDDCdACBcEDACCCbDCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdddDEbCBBEDdbEcACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D AeEBAa   cDECBDd EEAa AADD   E CC  E A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dEBcbbAAdEBCECBdCDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA GÜLMEZ 223   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,950 240,960 11 110 110 167 26553

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 60 16 56,00 47 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAAaE  CCBaBcDCdACBBEDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD ad Ed  eEDd EcACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEcA     DECB E E    A cD         E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen c Be      cCEa     C

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,173 240,960 4 51 51 59 4039

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 84 18 79,50 66 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEAAE CAAaECADCBEBDDCBACBaacACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBAeBaEDCCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAa  eDEDA  A BDECBDE EaeCBAADE   E  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEdedA CE eEEcC Ab C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,745 240,960 8 92 92 122 12096

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 75 31 67,25 56 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAcEeAAaEEDCCBEeDDCBACBBEDAbCCbcCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdEAbEebadaDdCceAdA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEcAea C   C  E  c  BAdD b DEECCCEEcA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen ddBcCdAAEEBCcCBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMED 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,303 240,960 14 114 114 215 44794

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 55 33 46,75 39 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe bCBAeEc ACEcDCbaEBDDCB CB acAeCCdcC CBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD Ec E eB  cCCEBACc     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEcAba C DEC Da    aBAeeD  D  C   E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen adddadbcdEeCEe      

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TÜRKYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,945 240,960 10 106 106 154 22898

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 64 24 58,00 48 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCcEAAc CAACECbaCBaBDDCeACBBaDACCEbcCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DddC     EDCCeEAbAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAa  ADED  b C DaCBDE Ea     DE  e  CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dcb  AbC  Ad  C  EBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ SEKMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,320 240,960 13 112 112 178 34797

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 54 11 51,25 43 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAe A AaEED CBEBDDCBACB aac CbADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CbB         DCeEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  B  EB      aECBDE Eb C   e      CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen        A E C        

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ARABACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,248 240,960 3 29 29 32 1688

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 91 17 86,75 72 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDbAAaECADCBdBDDCcbCBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBdaBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAe BADED  ceC DECBDE EE C AeDEB  E   Cc

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEaCcAACECAEEdCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ŞENCAN 236   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,388 240,960 12 111 111 173 30263

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 14 11 11,25 28 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 63 38 53,50 45 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe cCedAEcAdCcEDCCeEBDDCBACBcaDACCCAbCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDaddDb aBcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik b eDEcA c CcaECBDECEb   AceDe e      E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cbBedbAAEEdCcC dC  d

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MALKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,280 240,960 2 14 14 14 653

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 96 8 94,00 78 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAA DCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBdCBDEDCCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAaDBADEDA D  BDECBDECEE   AeDE A    C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEdCcA CEaAEEBa AdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,428 240,960 1 11 11 11 471

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 14 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,62 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,30 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,16 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,66 16,52 3,81

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,43 4,21 0,85

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 18,09 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,29 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,96 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,75 11,16 2,53

Toplam: 120 100 17 95,75 80 69,62 77,59 34,98

TYT Türkçe BEbAEcAEDCAAaECADCBEBDDCBACBBaDACCEbBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBeCBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAeDBADEDAEDACeDECBDECcEA BAAeEBADE  Cac

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEEbcAdCECAEEBCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
233 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,585 240,960 19 72 72 87 7810

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 80 30 72,50 60 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BdaAEcAEDCAACECAaCBEBDDddACBBEeACeECdCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBdCB EDCCBEACAEc     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik eAeD ADdDA cACBaECBDECEEAC A DE AeE CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dEd ecdCECAdEcaeAEde

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
263 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,493 240,960 20 73 73 88 7836

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 78 21 72,75 61 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEA daEEDbCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal Cb aADEAeBBEDCCEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEcA e C DECBa  a   BAAebc     C  E A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EddeCcdeEE CECBECeA 

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOPAL 130 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,603 240,960 22 78 78 94 8511

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 77 21 71,75 60 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAA DC AaECADCBEBDDCcACBBEDACCECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBdadDEDCCabACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA   ADEDA e  e ECBDE E bdBA cE      C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BadCcAACceAEEBe Ad C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL DEMİR 315 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,230 240,960 12 47 47 54 3607

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 86 23 80,25 67 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAcAAEebeAbECADCBdBDDCcbCBBaDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC baBDEDCaBEACAEe     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA D ADEDA D CBDECBDECEE  BAAcEB DE CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen ddECecbCECAEEBCaAEdC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN CİĞER 307 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,238 240,960 9 30 30 33 1781

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 92 23 86,25 72 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEeAEDCAAaECbDCBaBcDCBbCBBaDACeECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC ACaDEDCCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAaDBADEDAEDAC DECBDEbEEbCBAAeEc DE CC c

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen ddECeAbCECAEEBCaAEdC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ALTINDAL 320 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,945 240,960 25 90 90 118 11111

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 74 22 68,50 57 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAAaEEDCCBEBDDCdACBBaeACCCbDCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD aA E eaeEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   eDEcA b   DECBDECEEA  Aee   DE CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EEdc  be EcCEC dCDA 

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN AK 201 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,698 240,960 1 4 4 4 122

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 106 12 103,00 86 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECcEAAEDCAACECbDCBaBDDCcACBBacACeECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBAaBDEDCCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BACDBADEDA DACcDECBDECEEACBAADEaADE CCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEdCdAACECAEEBCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN GÜMÜŞ 240 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,173 240,960 16 61 61 72 5484

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 82 22 76,50 64 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEcAAaE DCCBEBDDCBACBcEDACCCdDCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdEd EbCBaEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D AaEBACDACeDEC DECEa C AeD       C  EB 

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dddcCbAAEEdCECBECebC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DURU İNCE 213 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,390 240,960 4 8 8 8 385

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 100 11 97,25 81 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEeAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCAcCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CeBEA E CBBEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBADEBACD CeaECBDECEEACBAADDAEaE CC cE  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen daBc  AAEEBCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KÜRKÇÜ 224 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,090 240,960 2 6 6 6 274

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 102 12 99,00 83 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAACECbDCBEBDDCcACBBaDACCECcCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBACBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik aAaDBADdDAED bBDECBDECEE CBAADE c E CCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEd AAcCECAEEBCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YUSUF HACIKÖYLÜ 287 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,328 240,960 8 24 24 25 1459

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 93 20 88,00 73 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEcACCdCcCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBeCBDEDCCddACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BACD ADEDAEcACB ECBDa daACBAADEBADE CCea

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdbeAeCbCAE d  AEeC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERALP AKTAŞ 294 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,183 240,960 21 76 76 92 8109

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 78 22 72,50 60 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAcAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEd b  BBbDdCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   cDEcAaa CBD CBDE EE a AceD   E CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen c deCcAAEEcCEeBdC ca

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY KARACA 249 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,305 240,960 17 64 64 76 6390

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 80 21 74,75 62 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe caBAAEAAACEcDbCBbBDDCdACBBEDAbCCbDCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal bDBEADEe cdEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEcAaD   DECBDECEa C AADDA           

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEBcCAAAEEBCEa ECeed

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 238 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,140 240,960 3 7 7 7 313

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 102 15 98,25 82 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBaacACCCbcCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdEd EdeaBEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBADEBAaDACBDECBDECEE CBAADDAEDEECCC EBA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEBACAAAEbcCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE AKÇANERİK 256 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,943 240,960 10 42 42 47 2892

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 86 15 82,25 69 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECeAAEc ACEcDCCBEBDDCBACBBEDACCCdDecCcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEAa  CBddDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBADEBAC  CB E B d   ACBAADDA  EECC  EB 

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dEBcCc AEEdCE  ECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİR ÇELEBİ 232 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,355 240,960 15 56 56 67 4772

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 83 21 77,75 65 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe EadAAEAAAaEEcbCBdBDDCcACBBEDACCCADCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdEADEbCBcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEBACDACeDECBDEC E   AeD       C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dddcCbAAEEdCECBECeAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ LÜY 292 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,550 240,960 7 13 13 13 644

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 97 13 93,75 78 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe daBAAEAAACEEDCCBdBDDbBACBBEbACCCbDCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEdDEA BcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBADEBA D CBDECBDECEE CBAeD A DE CCC E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dEBACbAAEcBCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN ŞAHİN 216 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,200 240,960 18 71 71 85 7473

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 80 28 73,00 61 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECcEcAcDCAAacCAcCBEBDDCBbCBBEeACCEC CCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdC caBaEDCeBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cACDBeDEDc DdCeDECB   EaA BAecE   EbCC a

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcEecd CECAEEBaDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMAN 288 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,260 240,960 14 50 50 58 4022

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 84 19 79,25 66 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCeACECADCBEBebCBACBBdedCdEbcCCe

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DcACB CB EDadBbACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BA DBADED  DACBDEC DECE AC AADEB    bCdd

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcECAA C CcEEB DAE  

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA VANLI 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,530 240,960 11 46 46 53 3567

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 13 22,75 57 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 88 31 80,25 67 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe daBdAEAAeaEcDCCBEBDDCcACBBEbACCCADCECcBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDaadDEdaBeEDCeEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DcecEBAaDcC aECBDECEEACcAeDDAccEcCCCbEcA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EEBcCAAAEEBCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY AKGÜL 299 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,715 240,960 13 49 49 57 3963

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 83 13 79,75 66 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAAaECADCBEBDDCaACBBaDAeCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBb B EDCCaEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BA   ADED  D  BDEC D  E   BAADE     CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dcdC A CcCAcEdCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYYİP AYRANCI 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,563 240,960 5 9 9 9 443

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 30 10 27,50 69 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 101 19 96,25 80 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe ECeAAEAAACEdDCCBEBDDCBACBBaDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdEADEAaBBEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik eBADEBAaDeCBeECBDECEaAaBAADDAEeEECCecEaA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EdBcCbAAEEBCEbBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA SEZİKLİ 209 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,993 240,960 6 12 12 12 624

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 98 16 94,00 78 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEcAaDCAACECADCBEBcDCeACBBaDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBAbBaEDCCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAC BeDEDAEDACeDECBDECEEACBA DEB  E CC E

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BdaCcAACECAEEdaDAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN KARAKÖSE 271 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,765 240,960 26 94 94 126 13046

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 71 19 66,25 55 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCcEcAEDCeAaECdDCBEBDDCdACBBE ACCE BCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACB aB bDCCcEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAC  c c A DAC aECBDE      AbDE c E  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BdE    Cd AEEc  AE C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ENES GÖL 313 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,863 240,960 24 89 89 117 10872

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 3 1 2,75 39 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 74 21 68,75 57 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe eECAEcAcDCbACECdDCBEBDDCBACBBEcACCECcCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBebBaEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAC  eDE        E   d E AC AeDEc  EECC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcEacA CE   Ee DeEeC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ULUSOY 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,233 240,960 23 88 88 115 10765

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 26 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 31,71 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,53 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 19,18 16,52 3,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,49 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 23,67 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,21 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,95 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,66 11,16 2,53

Toplam: 120 76 30 68,50 57 81,58 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBeeEeAACcdcCCBEBDDCdACcBaDACCCbbCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBddDEA BeEDCCEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEcAC  b DECaDE    aBAADa  DE CC EE d

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EEBcCbAeEEBCbbBdCeAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDEM DEMİR 200 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,168 240,960 13 81 81 101 9384

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 75 18 70,50 59 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBdAEAAACEEbCCBaBDDCBAeBBaDceCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD Ed EdCBBEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBADEBAaD  BDECB    a   cAcD  aE  C     

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cdB Cd A  cC C E DAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEREM DURMAZ 272 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,865 240,960 27 113 113 189 37189

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 5 17 0,75 3 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 7 21 1,75 4 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 61 44 50,00 42 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAbACcc CCBbBDDCdACBdaDAeCCADCECdBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDaEdDbA BeEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik aeccEcA c C  Ee b  Ecdacbee da d  Cec cA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEdebbdcEEdCEC ECDAe

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÖKDERE 281 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,200 240,960 24 103 103 145 20934

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 66 26 59,50 50 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAc CddCECADCBEBcDCBACBBacACCECcCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBeCBDEDCCddACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAa  daED   A    C  c        eE  bE CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen Bab eA CECAEEdaaAd e

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AHMET YİVLİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,235 240,960 20 98 98 136 16770

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 69 24 63,00 53 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEcAEDCAACECAcCBEBDDCBACeBaDACCECBCba

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DbACBeCBDEDCCdEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAbDBAaED       E d d b    AdDE      C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcECc bCEeA  adDed  

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA NUR GURBET 278 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,965 240,960 10 55 55 66 4669

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 84 24 78,00 65 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEcAEbC AaECADCBEBDDCBACBaEDACCECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACBbaB cDCCeEACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC  dDEDA DACBDECBDc aE  BAADE  D bCC d

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen aEaeeAeCECdEEBCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR DÖNMEZ 297 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,813 240,960 26 109 109 163 25541

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 65 35 56,25 47 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEcAdDCAdaECbbCBEBDbCcACBBEDACCEbBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DbdCBA aaEcC e ACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAa  ADEb  D    cCBDd d A  AAcE    caCC 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dEbCeAbCbCAdEceaAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KORKMAZ 231 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,338 240,960 21 100 100 139 18644

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 68 28 61,00 51 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBcAEcAACc D bBcBDDCcACBBEcACCbcDbECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBaAaEdbBaEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADbBA     DECBDa E   BA cD  D  CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cddcC cAEEcC eeECcAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU SEÇKİN 234 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,060 240,960 8 45 45 52 3343

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 85 15 81,25 68 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAAaECAcCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC bCB EcCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA   ADbDA    BaECBDE E  a AceE     CC E

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEdCeA CECAEEBCDddBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN DOK 264 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,703 240,960 9 54 54 64 4250

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 84 20 79,00 66 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BEaAEAAEDCAAaECADCBEBDDecACBBEcACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBbeBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAe  AcEDA D C cECBDECEE a AeDE      C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcEacAdCECAdE CDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL PALANDÖKEN 133 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,950 240,960 4 25 25 26 1483

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 93 22 87,50 73 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BdaeEcA DCAAaECADCcEBDcCBACBBEDACCECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC AbBbEDCCBdACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAacBADEDA DACBDECBDEbEEACBAcDEBcDEcCCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BdEddAACECAE  CDebBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRCE IŞIK ÖZŞEN 541 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,698 240,960 17 86 86 110 10334

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 11 13,25 44 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 78 35 69,25 58 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAAACEEDCCBEBDDedbCBBaDAeCCdcCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdaADEeCBcdDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik eBeDEcea ACBaECBDE EaAaBAeebA DE CC  E A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cbdebdAAEEcCECBbCDde

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRAÖZARSLAN 215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,155 240,960 14 82 82 102 9389

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 75 18 70,50 59 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe cCBAAEAAACcE CCBEBDDdBACBBaeAeCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEADEA BebDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D dDEBA     DECBDE Ea   A e    E  C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen ca e d AEEdCE BECDAe

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TÜRKMEN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,200 240,960 2 3 3 3 78

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 108 12 105,00 88 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEAAcDCAACECADCdEBcDCBACBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBAaBDEDCCdEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAaDBADEDAEDACBDECBDECEEACBecDEBADEECCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BdECdAACECAEEBCDAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZATA 280 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,688 240,960 15 84 84 107 10073

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 75 21 69,75 58 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BEbAEAAEDCAAacCADCBEBDDCeACBBaDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DbdC beB EDdCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAa  eDcDA     DECBDE Ea  B  DE     CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen Bcd eAbCECAEE a AEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YİĞİT ERDOĞAN 247 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,670 240,960 6 39 39 43 2697

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 87 16 83,00 69 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEEDCCBEBDDeeACBBaaACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEdDEAaBadDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   AD BAaD   DECBDEC E aBA D   DbaCC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cdBdC AAEEBCECBECeAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ESAD TETİK 243 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,623 240,960 7 40 40 44 2701

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 88 20 83,00 69 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEcAEDCAAaECAcCBEBDDCBACBBaDACCECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBeCBDEDCCdEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAbDBADEDA D CeDECBDE EE aBAADE   E     

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcECcAbCEeAEEdCaeddC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL OCAK 319 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,733 240,960 19 95 95 129 14050

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 72 26 65,50 55 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEeAAaEEDCCBEBDDCdACBBEDACCCAbCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEd Ed BeEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  BAaEB ebddcDEaB E  E   Acc       C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen  dBcaAdAdEeCECBdCeAe

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE ARPACI 254 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,973 240,960 5 35 35 39 2295

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 89 19 84,25 70 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAAaECbDCBbBDDCcACBBaDACdECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBbCB *cCC EACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAa  ADED  D  aDECBDECEEAaBAADE  DE CC E

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdCAAcCECAEEBCDAEdC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA ATAROĞLU 202 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,160 240,960 11 67 67 79 6646

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 80 22 74,50 62 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe caBcAEAAACEEDCCBEBDDCBACBB DAeCC DCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBdA Eb BeEDCCEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEBACec BaECBDE Ea dBAAe     c C  E c

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dEB CbAAEEBCcaBECaAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN DUMAN 207 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,138 240,960 3 22 22 23 1303

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 94 21 88,75 74 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEEaCCBEBDDCeACBBEDACCdADbECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBdADEACaBEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEBAaa CBaECBDd EEAaBAAcDbEDE dCCEEBA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cdBeCAAAEEBCEbdECeAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGUT EMİR DENOĞLU 310 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,790 240,960 23 102 102 144 20180

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 67 28 60,00 50 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAcA bCEd CCBEBDbdcbCBBEDACCCdDCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CedEdaEACBedDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  B  beACc   DECBDE EE a A DD      C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen ca eCd AEEdCECdd adC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YAPICI 293 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,495 240,960 12 80 80 100 9296

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 76 22 70,50 59 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAccAd CAA ECeDCBEBDDCBACBBaeACCEC CCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC eCaDEDCCBEACAEc     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cACD b Eb     BcECB E EE aBAeeE  DE  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen  caC AbCECAEEaCaAEdC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KAAN ÖNDER 210 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
474,175 240,960 1 1 1 1 18

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 113 7 111,25 93 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEAAEDCAACECbDCBEBDDCcACBBEaACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBACBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAaDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEECAAACECAEEdCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARDA ÖNER 218 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,305 240,960 18 91 91 120 11299

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 76 32 68,00 57 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe daBAAEA AadE CCBEBDDCcACBBEccbCCcDCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEdDE  BcEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik c eaEBACbb BDECBDECEaAaBAAcbA DE CCa   A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cddebdAAcEeCcCBEC dC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ALİME OĞUZ 289 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,318 240,960 25 107 107 156 23235

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 64 25 57,75 48 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe eECAE AdDC AacCADCBEBDDC bCBeaDACCEbBCdB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACB  B bDbC EAaAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC  ADE      BDECBDE Ea a cAeE c    C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen Bc    bCEeAEb aDAd C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ TÜFEKCİ 314 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,215 240,960 16 85 85 108 10201

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 75 22 69,50 58 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe Bc AEAAEbCAACECADCBEBDDCcACBBEeACCECBCbc

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACdA BDEDCCaEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAb  eDEbc c    ECB E  a  BA DE    ECC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcECeAAC CAEEdC Aded

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,170 240,960 22 101 101 142 19144

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 27 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,08 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,57 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,74 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,59 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,28 13,99 8,60

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,94 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,90 4,21 0,85

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,83 20,73 4,65

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,91 2,31 0,23

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,94 5,01 1,44

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,20 3,84 0,86

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,05 11,16 2,53

Toplam: 120 65 16 61,00 51 73,24 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEA ACEE CCBEBDDCBACBBEDceCbADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD dA E  BeEDCCE AeA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  B DEBAC b  DE B b ba    bD       C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen c B CA A   C C dC ce

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,123 240,960 25 97 97 131 14284

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 0 5,00 71 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 70 21 64,75 54 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAAaEd  C EBDee  CBBacAbCCbbCEaBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD E DEd  BEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEBAaD   DECBDE E b BAb D  DE CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EdddC AAEE C C EeaAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AZİZ KELEŞ 208 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,550 240,960 14 57 57 68 4900

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 85 31 77,25 64 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBdccAAdCE DCCBdaDDeBACBcEDACCCADCECcBa

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal bDaEdaEcbdaEDCeEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  aADEeACDbC aECBbECEEeCBAADDAcDEdCCCcEB 

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEBACAAAEEBCECBECDAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL N DUMAN 211 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,165 240,960 5 17 17 17 906

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 94 10 91,50 76 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAACECbDCBEBDD BACBBEDACCECeCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdAC ACBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAC  ADEDA  eCBDECBDECbd  BA eE AD  CC E

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEE cA CECAEEcC AEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DİZKIRICI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,273 240,960 19 69 69 81 7035

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 80 25 73,75 61 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe EaBAAEAAACEd CCB BDDeeACBBaDACCCdDCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEd E CdBEDbCEcACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D eDEBAa  CBDECBD  Ea  BAbDDA DE CCe E A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cddedbAeEEcCECBECDAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ALTAY 259 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,658 240,960 12 44 44 50 3168

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 85 13 81,75 68 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDC AaECADCBEBDDCBACBBE ACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACB  BDEDCC aACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA   eDED     eDECdDaCE  CBAADE     CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcECcAbCECAEEBCeAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR YILDIRIM 286 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,433 240,960 9 34 34 37 2180

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 90 21 84,75 71 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAAACEEDaCBEBDDCcbCBBaDACCCbDCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEdcEACBBEDCeEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEBACD C aECBDECEbACBAAeDA aE  C cE  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen ddBeCbAAEEdCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA NUR TAÇKIN 246 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,760 240,960 13 53 53 63 4242

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 86 27 79,25 66 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEcAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DaACebdBebDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cACD ADEDA ac BDECB ECEEdaBAADEc  E CCed

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdbeedCECAdEeCcAbBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES MEYVECİ 270 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,843 240,960 2 5 5 5 168

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 105 14 101,50 85 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe cadAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCbDCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEbDEACBBEDdCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBcDEBAaDACBDECBDECEEACBAAcDAEDE CCeEEBA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EaBeCAAAEEBCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA KÖSE 230 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,303 240,960 20 74 74 89 7867

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 77 17 72,75 61 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEAAEDCAACEbbDCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DaACdb   EDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAaD dDEDA b    ECBD CEEA  A cE     CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdCcAeC      aDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET ALPAYDIN 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,983 240,960 16 59 59 70 5000

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 82 19 77,25 64 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BEaAEAAE CAAaEbbDCBEBDDecACBBE ACCECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal D AC eCB EDCCcEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik ceCb ADEDA DeCBDaCBbECEE C AADE  e  CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen  caCAA CECdEEBC A BC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN CANBOLAT 221 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,990 240,960 15 58 58 69 4999

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 83 22 77,50 65 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEAeE CAACECADCBEBDDCcbCBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCBACd EDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAa  cDEDAba CBDE BD   E  BAdDE AcE CCd 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BddCeebCECAcEdC AdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KASIM YAYLI 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,528 240,960 10 36 36 40 2424

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 88 17 83,75 70 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBA EcAAaE DCCB BDDCdACBBEDACCCADbECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEdDEAaBcEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEBA  A BaECBDECEaba AAe A DE CCC E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EdBeCcAAEEBCECBECDAe

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL KIRIMLI 301 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,583 240,960 11 43 43 49 3048

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 88 24 82,00 68 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEcAEDCAACECADCBdBDDCBbCBBEDACaECcCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdCB bBDEDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAaDBeDEaAE  C DECdDdCEEdCBAAcEaADE CCCc

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen Bcd dA bECbcEBC AdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ENES KILIÇ 266 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,758 240,960 3 15 15 15 725

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 96 12 93,00 78 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCcACBBaDACCCAcCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEAaE  BeEDCCEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBADEBA DA BDECBDE EEAbBA cDA DE CC cE  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen ddBeC AAEEBCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN SADIK DURSUN 274 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,333 240,960 6 28 28 31 1680

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 92 21 86,75 72 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BECcEAeEDCAACECbDCBdBDDCcACBBaDACeECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBAaBDEDdCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAeDBADEDAEaACBDECBD   a  BA cEcADEECCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen Bcd cecCEeAEEeCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ER 265 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,665 240,960 17 63 63 74 5938

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 81 21 75,75 63 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEA AaEdDCCBEBDDCBACBBEDACCCbDCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEA E  BcEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik e ADEcAa    DECBDE EEbaBA eD  DE CCedE  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEdead AE dCECBECeAe

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM BAKIR 250 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,645 240,960 8 33 33 36 2162

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 90 21 84,75 71 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAAACEEDCCddBDDCabCBBaDAdCCbDCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEADEACBaEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   eDEBAaeA  DECBDE EEAaBAbeDc DE CCa E A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EEBcCAAeEEdCECBECaAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT ARDA ÜMÜT 227 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,710 240,960 1 2 2 2 65

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 108 10 105,50 88 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAAAaEEDCCBEBDDCBACBBEcACCCADbECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD cA EbCBBEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik DBeDEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EbBACAAAEEBCEaBdCDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIRIM 253 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,865 240,960 7 31 31 34 1950

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 90 17 85,75 71 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEAAEDCAbCECADCBEBDDdBACBaEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBdCB EDCCdEACAEc     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BA D ADEDA D C DECBDE EE  BAAeE A E  Cac

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BdbCcAdCbaAEEcCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUĞDE SOYAL 305 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,695 240,960 23 87 87 113 10631

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 75 24 69,00 58 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BEC EcAEDCAACECAbCBdBDDeBbCBBEDACCdCBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACddCB EDCCa ACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC   DbD  a C cECBeE     BA eE AaE  CC 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dcdCeAACECAEEcC eEdC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABACI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,070 240,960 22 79 79 97 8902

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 76 20 71,00 59 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEAAc CAAaECADCBEBcDCcACBBEDACbECBebB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACB CBDEDCCcEACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BACD ADEDA D C      c d   B cDE cD   C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdbeA CcaAEE CDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR SÖNMEZ 235 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,595 240,960 24 93 93 123 12141

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 4 0 4,00 57 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 72 19 67,25 56 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe caBeAEAAACEEDbCBEBDDCeACBBaDAeCCA CECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD dAaEc BB DCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEBAC  CBaECB E EE  BA cD     CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen ca c  AAE  CE dEC Ad

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MAYUK 262 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,070 240,960 4 16 16 16 794

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 96 15 92,25 77 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEeAE CAACECADCadBcbCBACBBaDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC da  EDCCeEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BACDBADEDA D CBDECBDECEEAdBAAeE ADEbCCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen B EdeA CECAEEcCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜNDÜZ 219 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,635 240,960 21 77 77 93 8502

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 75 13 71,75 60 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEcAACEdDCCBEBDeCB CBaEDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD d  E  BcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   AcEBA b CeDECBDE E    AADD      C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EdBcCAAAEEdCE       

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞENER 241 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,150 240,960 18 65 65 77 6424

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 25 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,19 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,55 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,51 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,73 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,45 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,24 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,88 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,96 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 22,84 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,31 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,04 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,39 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,74 11,16 2,53

Toplam: 120 80 21 74,75 62 81,01 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAAaEEDCbBEBDDCBACBBa ACCCbbCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBbd E   eEDCCEcACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEcA a  cDECBDECEa  BAcDDA  E CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cdddCAAeEEcCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KOYUNCU 242 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,635 240,960 7 26 26 27 1583

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 92 19 87,25 73 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BdCAEAAE CAAaECADCBEBcDCBACBBaDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdAC beBDEDCCcEACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAeD ADEDA b CBDECBDECEE aBAADEaAeE CCe 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BdECcd CEaAEEBCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL 316 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,953 240,960 21 105 105 148 21518

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 66 29 58,75 49 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEA Aa ccCCBEeee BbCBca ACCadDCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD a a dCBdaD CEd CA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  cbD BAaed BaECBDEC EeaBAAbDA  E CC cE A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EEB  e AEEcCE  EC  C

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ERGÜN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,043 240,960 3 19 19 19 991

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 95 17 90,75 76 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe cCBAAEAAACEEDCCBEBDDC ACBBEaAbCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEADEACBcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik cBADEcAeD CBDECBDECEaebBAAeDA D  CC EE b

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEBACAAAdEdCcCBEC AC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİ DEĞİRMENCİ 269 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,840 240,960 13 48 48 56 3808

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 85 20 80,00 67 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAE C AaECADCdEBDDCBACBBaDACCECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdC d B EDCCaEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC BeaE c DACBaEaBDbCEEACBA eE  DE CCbd

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcE eA CE AEEBCDAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL YILMAZ 229 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,198 240,960 6 23 23 24 1396

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 93 20 88,00 73 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAAdCEdDCCBEBDDCcACBBaDACCeADCECBBa

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEADEAeBcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  BADEBACDACBDECBDECEaA BAecDA DE CC aE  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEBcCbAAdEBCECBECeAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK BEKTAŞ 273 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,568 240,960 20 104 104 146 21238

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 10 13 6,75 17 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 67 31 59,25 49 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEAAdaCcACECADCBEBDDCcbCBBEDcCbECBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdC b B EDCCBEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC BeaEDcbbd a a  eE      AAeE     dCe 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BadCeb CbCcEEcC AEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ALÇIN 303 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,495 240,960 10 37 37 41 2515

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 88 18 83,50 70 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe eECAEAAEebAACECADCBEBDDCBACBBEcACCECebCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACBeCBDEDCCBEACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC aADEDA D   DECBDECEE aBAbDEc        

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdCeAACECAEEBCaAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA CAN 217 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,903 240,960 8 27 27 29 1631

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 92 20 87,00 73 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe EaBcAEeAAaEEDCCBdBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEdDEdCBBEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  BeDEBAaD C DECBbECEE aBAAcDc DE CC cE A

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cdBeCAAAEEBCECBdCeAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ SUBAŞI 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,333 240,960 11 38 38 42 2529

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 88 18 83,50 70 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BEacEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEaACCdCBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DaACBeCBDbDCCedACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA D AD D  b C DECBDECEEA BA DE  DE  C E

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen ecdCddACECAEEBCDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN K 300 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,828 240,960 17 70 70 83 7121

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 78 17 73,75 61 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEcAdDCAAaECbDCBEBDDCBACBBaDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal Da C  ed EDCCe ACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAC BeDED  D   DECBbE Ea  B  DE  DE  C c

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEECcAACEaAcE C A  C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BERK 205 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,378 240,960 12 41 41 46 2825

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 86 14 82,50 69 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEd CCBEdDDCBbCBBEDACCC DCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD ab EdCBcEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  BADEcAaD C aECBDECcE CBA e    E  CC Ea 

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen  EBACAAAEEBCE BEC AC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME LİKE TONKUŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,973 240,960 15 60 60 71 5332

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 84 29 76,75 64 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAAeEEDCCBcBDDCcACBBaDACCCdbCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CeBEADEdeaBEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEBACDdC DECBDEdEE bBAcebAE E CC  EcA

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EadeacdAcEBCcacdCDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ALBAYRAK 308 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,683 240,960 18 75 75 91 7995

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 79 27 72,25 60 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe dCBAAEAAAaEdDCCBEBDDCBACBBaDACCCbDaECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDddADE aBcEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik De DbBAaDe eaECB   Eac BAcc A  EcCC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cEBeCbAAEEdCECdECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NADİR 214 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,120 240,960 1 10 10 10 456

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 98 8 96,00 80 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAAaEEDCCBEBDDCcACBBaaACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBbADEAaBaEDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEBA D CBDECBDE E  CBAAD A D E C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen EEBACAAAEEBCECBECDAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BEDİRHAN 284 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,485 240,960 16 68 68 80 6997

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 80 25 73,75 61 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BcCAEcAdDC ACEdADCBEBcDCcACBBaDACCEC CbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACaAaB bDCCcEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cAaD ADEeA e  BDECBDECEE  BAcDE  D  CC  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcdCcAdCEeAEEdCeAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL EZEL ÇOLAK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,560 240,960 5 21 21 22 1166

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 94 19 89,25 74 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BdadEcAEDCAACECbDCBdBDDCBACBBaacCCECcCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdC bCB EDCCedACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAC BADEDAEDACBDECBDE  Ed BAADEBADE CCCE

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcECeAACECAEEBCaAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 252 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,318 240,960 22 108 108 162 25257

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,88 13,99 8,60

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 3 3 2,25 32 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 61 17 56,75 47 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAAaECbDCBdBDDCcACBBEDACaECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACBbCdDEDCCcEACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Fen dcE eAcCEadE eaDAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 1 50
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞİMŞEK 261 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,743 240,960 9 32 32 35 2045

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 88 10 85,50 71 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEA EA BeEDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D eDEcA bA  DECBDE EEA  A c      CC  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dEBd  AAEEBCECBECDAa

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT A 268 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,045 240,960 19 99 99 138 17582

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 70 32 62,00 52 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BdaAEcAEcCAACcCbDCBEBDDCcACaBacACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal ebdCBd aaEDCCBEACAEc     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAa  ADEDA  dd DECBDd b    A ecB eE CCe 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dcECe  CECeEEee AEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN FINDIK 228 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,168 240,960 4 20 20 21 1076

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 93 11 90,25 75 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACEdDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEAaEeaBBdDCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   ADEBACD C DECBDE Ea   AeDDc D   C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen dEBdCAAdEEBCECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AYNA 237 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,163 240,960 14 52 52 62 4178

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 81 7 79,25 66 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe ECBAAEAAACE DbCBEBDDCcACBBEDACCCAaCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEADE   BEDCCE ACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D ADEBAeD   DECBDECE    A D          E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen c Bd   AEE CEaBEC AC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

AMASYA / AMASYA MERKEZ / MACİT ZEREN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRTAŞ 323 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,595 240,960 2 18 18 18 964

Puanı Hesaplanan: 114 114 526 175837

Katılımlar: 22 114 114 530 181376

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,59 31,70 19,19

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,34 3,48 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,46 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,63 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,30 4,43 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,88 13,99 8,60

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 16,20 16,52 3,81

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,91 4,21 0,85

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64 20,11 20,73 4,65

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,10 2,31 0,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,31 5,01 1,44

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,42 3,84 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 12,83 11,16 2,53

Toplam: 120 96 20 91,00 76 79,41 77,59 34,98

TYT Türkçe BECAEAAEDCAACECbDCBEBDDCeACBBEDACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DbdCdACaaEDCCdEACAE      

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAaDdceEDA DbCBaECBDECEEdaBAADEBADE CC c

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BEECcAACECAEEcCaAEBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
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