
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Amasya MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-1 129 115 115 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 28.06 9.47 25.70 3.30 1.29 2.98 3.18 1.06 2.91 3.64 0.90 3.42 4.06 0.50 3.94 0.02 0.02 0.01 27.32 2.75 26.63 4.92 1.27 4.60 4.19 2.04 3.68 3.66 1.11 3.38 82.33 20.38 77.24 357.378
Okul Ortalaması 29.30 9.37 26.95 3.34 1.31 3.01 3.45 0.97 3.21 3.89 0.82 3.68 4.37 0.49 4.25 0.02 0.00 0.02 30.09 2.97 29.34 5.31 1.33 4.98 4.61 2.14 4.07 4.03 1.20 3.73 88.39 20.61 83.24 377.383

1 201 - ÇAĞAN AK 12 / A 36 4 35.00 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 40 0 40.00 7 0 7.00 6 1 5.75 6 0 6.00 110.00 9.00 107.75 458.850 1 1 1 1
2 210 - YİĞİT KAAN ÖNDER 12 / B 32 8 30.00 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 40 0 40.00 6 1 5.75 6 1 5.75 6 0 6.00 108.00 12.00 105.00 450.000 2 2 2 2
3 203 - ZEYNEP ŞENTÜRK 12 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 37 3 36.25 6 1 5.75 6 1 5.75 6 0 6.00 107.00 13.00 103.75 445.750 3 3 3 3
4 225 - TAYYİP AYRANCI 12 / A 33 7 31.25 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 39 1 38.75 7 0 7.00 6 1 5.75 4 2 3.50 107.00 13.00 103.75 445.750 3 3 3 3
5 270 - FURKAN MEYVECİ 12 / C 35 5 33.75 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 38 2 37.50 6 1 5.75 6 1 5.75 6 0 6.00 107.00 13.00 103.75 445.625 5 5 5 5
6 212 - ŞEVVAL EZEL ÇOLAK 12 / D 33 7 31.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 38 1 37.75 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 105.00 14.00 101.50 438.200 6 6 6 6
7 226 - EGE TÜRKMEN 12 / B 33 7 31.25 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 36 4 35.00 5 2 4.50 7 0 7.00 6 0 6.00 105.00 15.00 101.25 437.625 7 7 7 7
8 213 - ELA DURU İNCE 12 / A 32 8 30.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 38 2 37.50 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 105.00 15.00 101.25 437.500 8 8 8 8
9 204 - BARIŞ ERGÜN 12 / D 31 9 28.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 39 1 38.75 7 0 7.00 7 0 7.00 4 2 3.50 105.00 15.00 101.25 437.500 8 8 8 8

10 214 - NADİR YILMAZ 12 / D 34 6 32.50 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 35 2 34.50 7 0 7.00 5 2 4.50 4 2 3.50 104.00 13.00 100.75 435.850 10 10 10 10
11 254 - ŞULE ARPACI 12 / B 33 6 31.50 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 37 1 36.75 5 2 4.50 5 2 4.50 5 0 5.00 103.00 13.00 99.75 432.325 11 11 11 11
12 209 - TUĞBA SEZİKLİ 12 / A 32 7 30.25 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 37 0 37.00 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 102.00 14.00 98.50 428.175 12 12 12 12
13 323 - ZEYNEP DEMİRTAŞ 12 / D 30 9 27.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 40 0 40.00 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 102.00 17.00 97.75 425.575 13 13 13 13
14 306 - EDA BUDAK 12 / C 32 8 30.00 3 1 2.75 3 1 2.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 38 0 38.00 6 1 5.75 5 2 4.50 5 0 5.00 101.00 13.00 97.75 425.550 14 14 14 14
15 266 - ÖMER ENES KILIÇ 12 / C 34 6 32.50 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 32 5 30.75 5 1 4.75 6 1 5.75 5 1 4.75 101.00 15.00 97.25 424.325 15 15 15 15
16 260 - ELİF NAZ SUBAŞI 12 / D 34 4 33.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 34 1 33.75 5 2 4.50 7 0 7.00 5 0 5.00 100.00 12.00 97.00 423.125 16 16 16 16
17 259 - ELİF EYLÜL ALTAY 12 / C 31 7 29.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 34 1 33.75 7 0 7.00 6 1 5.75 6 0 6.00 100.00 13.00 96.75 422.650 17 17 17 17
18 286 - ESMANUR YILDIRIM 12 / C 33 5 31.75 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 33 3 32.25 6 1 5.75 7 0 7.00 5 1 4.75 100.00 13.00 96.75 422.550 18 18 18 18
19 227 - SEYİT ARDA ÜMÜT 12 / C 30 10 27.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 38 2 37.50 7 0 7.00 5 2 4.50 5 1 4.75 101.00 19.00 96.25 420.750 19 19 19 19
20 242 - ALİ KOYUNC U 12 / D 32 8 30.00 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 37 2 36.50 4 3 3.25 5 2 4.50 5 1 4.75 100.00 18.00 95.50 418.050 20 20 20 20
21 262 - YUSUF MAYUK 12 / C 27 11 24.25 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 39 0 39.00 5 2 4.50 7 0 7.00 5 0 5.00 99.00 17.00 94.75 415.825 21 21 21 21
22 217 - DAMLA CAN 12 / D 35 5 33.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 34 1 33.75 4 3 3.25 6 1 5.75 5 1 4.75 98.00 15.00 94.25 413.700 22 22 22 22
23 0 - HAKAN AYDIN 12 / 0 32 8 30.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 34 5 32.75 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 99.00 20.00 94.00 413.325 23 23 23 23
24 208 - AHMET AZİZ KEL* 12 / C 33 7 31.25 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 34 6 32.50 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 99.00 21.00 93.75 412.375 24 24 24 24
25 202 - ŞURA ATAROĞLU 12 / B 31 6 29.50 4 1 3.75 4 0 4.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 34 3 33.25 5 1 4.75 4 3 3.25 6 0 6.00 97.00 14.00 93.50 411.625 25 25 25 25
26 229 - BERİL YILMZ 12 / D 32 8 30.00 4 1 3.75 4 0 4.00 3 0 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 33 1 32.75 6 1 5.75 5 2 4.50 5 1 4.75 97.00 14.00 93.50 411.625 25 25 25 25
27 224 - EMİN KÜRKÇÜ 12 / A 26 13 22.75 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 38 1 37.75 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 98.00 19.00 93.25 411.000 27 27 27 27
28 234 - BENGİSU SEÇKİN 12 / B 30 10 27.50 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 35 1 34.75 6 1 5.75 4 2 3.50 6 0 6.00 97.00 16.00 93.00 409.975 28 28 28 28
29 238 - EYLÜL ÖZTÜRK 12 / A 30 10 27.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 33 6 31.50 6 1 5.75 7 0 7.00 6 0 6.00 98.00 21.00 92.75 409.450 29 29 29 29
30 221 - KAAN CANBOLAT 12 / C 31 9 28.75 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 34 3 33.25 5 2 4.50 4 3 3.25 4 1 3.75 96.00 20.00 91.00 403.200 30 30 30 30
31 269 - BENGİ DEĞİRMENCİ 12 / D 30 9 27.75 3 0 3.00 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 33 1 32.75 6 0 6.00 6 1 5.75 5 0 5.00 94.00 13.00 90.75 402.500 31 31 31 31
32 211 - AYŞEGÜL N DUMAN 0 / 0 28 11 25.25 2 3 1.25 5 0 5.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 36 2 35.50 7 0 7.00 5 2 4.50 3 1 2.75 95.00 19.00 90.25 400.775 32 32 32 32
33 292 - MERİÇ LÜY 12 / A 32 8 30.00 4 1 3.75 3 0 3.00 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 31 1 30.75 7 0 7.00 5 2 4.50 5 1 4.75 94.00 15.00 90.25 400.775 32 32 32 32
34 250 - SELİM BAKIR 12 / C 29 11 26.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 34 1 33.75 7 0 7.00 4 3 3.25 6 0 6.00 95.00 20.00 90.00 400.000 34 34 34 34
35 301 - KEMAL KIRIMLI 12 / C 28 9 25.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 34 6 32.50 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 95.00 21.00 89.75 399.325 35 35 35 35
36 205 - M BERK 12 / D 26 12 23.00 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 36 2 35.50 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 95.00 21.00 89.75 399.300 36 36 36 36
37 261 - YAĞMUR ŞİMŞEK 12 / D 34 6 32.50 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 31 2 30.50 5 1 4.75 6 1 5.75 4 1 3.75 94.00 17.00 89.75 398.850 37 37 37 37
38 307 - BATUHAN CİĞER 12 / A 31 9 28.75 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 33 5 31.75 7 0 7.00 4 3 3.25 5 1 4.75 95.00 22.00 89.50 398.250 38 38 38 38
39 308 - MERVE ALBAYRAK 0 / 0 33 7 31.25 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 32 1 31.75 4 3 3.25 5 2 4.50 4 2 3.50 94.00 18.00 89.50 398.000 39 39 39 39
40 265 - ÖZLEM ER 12 / C 31 9 28.75 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 34 2 33.50 4 3 3.25 4 2 3.50 4 2 3.50 94.00 20.00 89.00 396.375 40 40 40 40
41 253 - SİNEM YILDIRIM 12 / C 30 7 28.25 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 32 0 32.00 5 2 4.50 4 3 3.25 5 1 4.75 92.00 16.00 88.00 393.175 41 41 41 41
42 2 - BÜŞRA DİZKIRICI 12 / C 27 13 23.75 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 35 0 35.00 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 93.00 21.00 87.75 392.475 42 42 42 42
43 207 - TUNAHAN DUMAN 12 / B 26 14 22.50 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 31 4 30.00 7 0 7.00 6 1 5.75 5 1 4.75 93.00 22.00 87.50 392.250 43 43 43 43
44 245 - KASIM YAYLI 12 / C 32 4 31.00 5 0 5.00 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 24 1 23.75 5 1 4.75 7 0 7.00 3 2 2.50 89.00 9.00 86.75 389.475 44 44 44 44
45 216 - NUREFŞAN ŞAHİN 12 / A 27 13 23.75 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 37 3 36.25 6 1 5.75 4 3 3.25 4 2 3.50 93.00 25.00 86.75 388.950 45 45 45 45
46 283 - OSMAN ARABACI 12 / C 32 8 30.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 25 9 22.75 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 92.00 22.00 86.50 388.825 46 46 46 46
47 282 - YAĞMUR ÇELİK 12 / A 30 8 28.00 3 1 2.75 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 30 3 29.25 6 1 5.75 5 2 4.50 5 1 4.75 91.00 18.00 86.50 388.375 47 47 47 47
48 218 - YUSUF ARDA ÖNER 12 / B 31 9 28.75 5 0 5.00 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 33 2 32.50 6 1 5.75 2 4 1.00 4 2 3.50 92.00 22.00 86.50 387.975 48 48 48 48
49 284 - NEHİR BEDİRHAN 12 / D 29 9 26.75 3 1 2.75 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 32 5 30.75 5 2 4.50 4 3 3.25 5 0 5.00 91.00 22.00 85.50 384.950 49 49 49 49
50 241 - ZEYNEP ŞENER 12 / C 29 9 26.75 3 0 3.00 3 1 2.75 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 32 2 31.50 4 1 3.75 5 2 4.50 4 0 4.00 89.00 15.00 85.25 384.025 50 50 50 50
51 295 - İSMET ALPAYDIN 12 / C 28 9 25.75 3 1 2.75 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 31 2 30.50 6 1 5.75 5 2 4.50 3 1 2.75 89.00 17.00 84.75 382.525 51 51 51 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Amasya MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-1 129 115 115 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 28.06 9.47 25.70 3.30 1.29 2.98 3.18 1.06 2.91 3.64 0.90 3.42 4.06 0.50 3.94 0.02 0.02 0.01 27.32 2.75 26.63 4.92 1.27 4.60 4.19 2.04 3.68 3.66 1.11 3.38 82.33 20.38 77.24 357.378
Okul Ortalaması 29.30 9.37 26.95 3.34 1.31 3.01 3.45 0.97 3.21 3.89 0.82 3.68 4.37 0.49 4.25 0.02 0.00 0.02 30.09 2.97 29.34 5.31 1.33 4.98 4.61 2.14 4.07 4.03 1.20 3.73 88.39 20.61 83.24 377.383

52 267 - ESMA GÜMÜŞ 12 / D 29 9 26.75 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 2 27.50 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 89.00 18.00 84.50 381.875 52 52 52 52
53 264 - BERİN DOK 12 / B 32 7 30.25 1 3 0.25 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 29 5 27.75 5 2 4.50 6 1 5.75 5 1 4.75 90.00 22.00 84.50 381.500 53 53 53 53
54 257 - RUKİYE SENA VANLI 12 / A 26 14 22.50 4 1 3.75 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 32 7 30.25 7 0 7.00 5 2 4.50 4 2 3.50 91.00 28.00 84.00 380.325 54 54 54 54
55 247 - YİĞİT ERDOĞAN 12 / B 32 8 30.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 32 2 31.50 6 1 5.75 4 3 3.25 5 0 5.00 88.00 15.00 84.25 380.300 55 55 55 55
56 287 - E YUSUF HACIKÖYLÜ 12 / A 29 11 26.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 34 1 33.75 4 2 3.50 2 5 0.75 4 2 3.50 90.00 24.00 84.00 379.600 56 56 56 56
57 228 - YİĞİTHAN FINDIK 12 / D 29 11 26.25 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 28 5 26.75 6 1 5.75 6 1 5.75 5 1 4.75 89.00 24.00 83.00 376.900 57 57 57 57
58 271 - TUNAHAN KARAKÖSE 12 / A 30 6 28.50 3 1 2.75 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 34 3 33.25 6 1 5.75 3 3 2.25 2 1 1.75 88.00 19.00 83.25 376.875 58 58 58 58
59 243 - SALİH ESAD TETİK 12 / B 27 13 23.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 31 3 30.25 6 1 5.75 5 2 4.50 4 2 3.50 89.00 25.00 82.75 375.950 59 59 59 59
60 274 - SADIK DURSUN 12 / C 29 11 26.25 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 34 5 32.75 5 2 4.50 4 3 3.25 4 2 3.50 90.00 29.00 82.75 375.450 60 60 60 60
61 0 - YUSUF MALKOÇ 0 / 0 27 12 24.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 36 1 35.75 7 0 7.00 5 2 4.50 4 2 3.50 87.00 17.00 82.75 375.375 61 61 61 61
62 303 - BEYZA NUR ALÇIN 12 / D 28 10 25.50 2 2 1.50 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 29 1 28.75 5 2 4.50 4 3 3.25 5 1 4.75 87.00 19.00 82.25 374.225 62 62 62 62
63 294 - ERALP AKTAŞ 12 / A 32 8 30.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 30 2 29.50 4 3 3.25 3 4 2.00 5 0 5.00 88.00 23.00 82.25 373.700 63 63 63 63
64 300 - EYMEN KARABUDAK 12 / D 29 10 26.50 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 27 3 26.25 6 1 5.75 6 1 5.75 4 2 3.50 87.00 21.00 81.75 372.675 64 64 64 64
65 0 - YUSUF TAHA KABACI 0 / 0 26 9 23.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 5 26.75 5 2 4.50 4 2 3.50 4 1 3.75 86.00 19.00 81.25 371.200 65 65 65 65
66 237 - YUSUF AYNA 12 / D 34 6 32.50 2 3 1.25 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 28 0 28.00 2 1 1.75 5 1 4.75 1 2 0.50 85.00 14.00 81.50 371.050 66 66 66 66
67 304 - YUSUF ULUSOY 12 / A 29 10 26.50 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 31 6 29.50 6 1 5.75 6 1 5.75 4 2 3.50 88.00 28.00 81.00 369.800 67 67 67 67
68 219 - ZEYNEP GÜNDÜZ 12 / C 33 5 31.75 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 26 2 25.50 7 0 7.00 4 1 3.75 2 0 2.00 84.00 12.00 81.00 369.675 68 68 68 68
69 315 - AYŞE GÜL DEMİR 12 / A 26 11 23.25 4 0 4.00 4 1 3.75 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 34 4 33.00 5 2 4.50 4 3 3.25 4 2 3.50 87.00 25.00 80.75 368.925 69 69 69 69
70 302 - NİSA BETÜL ARSLAN 12 / B 28 10 25.50 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 29 4 28.00 5 2 4.50 6 1 5.75 4 1 3.75 86.00 22.00 80.50 368.350 70 70 70 70
71 278 - AYÇA NUR GURBET 12 / B 27 12 24.00 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 29 3 28.25 5 1 4.75 4 3 3.25 6 0 6.00 86.00 23.00 80.25 367.625 71 71 71 71
72 200 - AHMET ERDEM DEMİR 12 / B 28 12 25.00 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 34 4 33.00 5 1 4.75 2 5 0.75 4 0 4.00 87.00 28.00 80.00 366.200 72 72 72 72
73 252 - YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 12 / D 27 13 23.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 28 0 28.00 5 0 5.00 3 4 2.00 6 0 6.00 85.00 21.00 79.75 365.975 73 73 73 73
74 541 - BİRCE IŞIK ÖZŞEN 12 / B 30 10 27.50 4 1 3.75 2 2 1.50 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 33 3 32.25 4 2 3.50 2 5 0.75 3 2 2.50 86.00 26.00 79.50 364.325 74 74 74 74
75 280 - ELİF ÖZATA 12 / B 31 6 29.50 3 2 2.50 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 22 1 21.75 5 2 4.50 4 1 3.75 4 2 3.50 83.00 15.00 79.25 364.325 74 74 74 74
76 293 - YAĞMUR YAPICI 12 / B 30 7 28.25 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 26 5 24.75 5 2 4.50 3 4 2.00 3 1 2.75 84.00 20.00 79.00 363.300 76 76 76 76
77 246 - FEYZA NUR TAÇKIN 12 / C 32 8 30.00 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 28 6 26.50 3 4 2.00 2 5 0.75 2 4 1.00 86.00 28.00 79.00 362.950 77 77 77 77
78 232 - EMİR ÇELEBİ 12 / A 30 10 27.50 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 22 2 21.50 7 0 7.00 3 4 2.00 4 2 3.50 83.00 21.00 77.75 359.450 78 78 78 78
79 316 - ASEL 12 / D 26 7 24.25 1 3 0.25 3 2 2.50 1 3 0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 34 1 33.75 7 0 7.00 3 3 2.25 5 1 4.75 83.00 22.00 77.50 357.700 79 79 79 79
80 277 - 12 / D 31 9 28.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 26 7 24.25 4 3 3.25 4 3 3.25 4 2 3.50 84.00 29.00 76.75 355.650 80 80 80 80
81 281 - ALPEREN GÖKDERE 12 / B 32 8 30.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 18 5 16.75 3 4 2.00 6 1 5.75 4 0 4.00 81.00 20.00 76.00 353.725 81 81 81 81
82 249 - ERAY KARACA 12 / A 26 13 22.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 30 2 29.50 4 2 3.50 5 1 4.75 3 2 2.50 82.00 25.00 75.75 352.325 82 82 82 82
83 305 - SUĞDE SOYAL 12 / C 28 12 25.00 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 28 2 27.50 4 3 3.25 5 2 4.50 4 1 3.75 82.00 26.00 75.50 351.450 83 83 83 83
84 263 - ŞULENUR ÖMÜR 12 / A 28 11 25.25 2 3 1.25 4 1 3.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 28 4 27.00 6 1 5.75 5 2 4.50 4 2 3.50 82.00 28.00 75.00 349.775 84 84 84 84
85 311 - ALMİNA PAMUKSUZ 12 / B 30 10 27.50 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 19 0 19.00 5 2 4.50 4 2 3.50 4 2 3.50 79.00 19.00 74.25 347.800 85 85 85 85
86 310 - EMİR DENOĞLU 12 / B 27 10 24.50 2 3 1.25 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 30 1 29.75 5 1 4.75 1 5 -0.25 2 2 1.50 80.00 23.00 74.25 347.025 86 86 86 86
87 290 - BURAK BULUT 12 / C 25 14 21.50 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 28 4 27.00 5 2 4.50 3 3 2.25 3 2 2.50 81.00 28.00 74.00 346.750 87 87 87 87
88 319 - ŞEVVAL OCAK 12 / B 30 9 27.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 23 3 22.25 4 3 3.25 3 4 2.00 5 1 4.75 80.00 25.00 73.75 345.750 88 88 88 88
89 256 - HALİL EFE AKÇAN 12 / A 27 13 23.75 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 28 5 26.75 6 1 5.75 3 4 2.00 2 1 1.75 81.00 29.00 73.75 345.700 89 89 89 89
90 298 - ESAT TOPAL 12 / C 21 8 19.00 3 2 2.50 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 30 6 28.50 6 1 5.75 6 1 5.75 3 1 2.75 79.00 22.00 73.50 345.150 90 90 90 90
91 230 - HAYRUNNİSA KÖSE 12 / C 28 9 25.75 2 1 1.75 3 1 2.75 1 0 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 26 1 25.75 4 2 3.50 5 2 4.50 4 2 3.50 78.00 18.00 73.50 344.750 91 91 91 91
92 313 - YİĞİT ENES GÖL 12 / A 26 14 22.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 26 4 25.00 6 1 5.75 3 4 2.00 2 1 1.75 80.00 27.00 73.25 344.300 92 92 92 92
93 299 - SİMAY AKGÜL 12 / A 31 8 29.00 2 3 1.25 2 3 1.25 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 20 1 19.75 5 1 4.75 5 2 4.50 5 1 4.75 78.00 21.00 72.75 342.475 93 93 93 93
94 215 - BUĞRAÖZARSLAN 12 / B 26 14 22.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 23 4 22.00 4 2 3.50 4 3 3.25 5 1 4.75 79.00 26.00 72.50 342.050 94 94 94 94
95 320 - BERRA ALTINDAL 12 / A 29 11 26.25 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 26 3 25.25 5 0 5.00 4 2 3.50 3 3 2.25 79.00 26.00 72.50 341.350 95 95 95 95
96 130 - ARDA TOPAL 12 / A 26 11 23.25 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 22 8 20.00 5 1 4.75 5 2 4.50 2 4 1.00 79.00 27.00 72.25 341.325 96 96 96 96
97 244 - ŞAHİKA ZEYNEP 12 / A 29 10 26.50 2 0 2.00 3 1 2.75 1 1 0.75 5 0 5.00 0 0 0.00 27 6 25.50 5 2 4.50 3 4 2.00 4 2 3.50 79.00 26.00 72.50 341.300 97 97 97 97
98 268 - YİĞİT AĞIŞ 12 / D 30 10 27.50 5 0 5.00 2 2 1.50 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 21 4 20.00 6 0 6.00 5 2 4.50 1 0 1.00 77.00 20.00 72.00 340.050 98 98 98 98
99 235 - YAĞMUR SÖNMEZ 12 / C 29 8 27.00 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 19 2 18.50 4 2 3.50 6 1 5.75 4 2 3.50 76.00 19.00 71.25 337.700 99 99 99 99

100 317 - TALAT ZOR 0 / 0 26 10 23.50 3 2 2.50 2 0 2.00 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 33 1 32.75 3 3 2.25 3 4 2.00 2 2 1.50 76.00 22.00 70.50 334.075 100 100 100 100
101 296 - BUĞRA YILDIRAN 12 / D 26 14 22.50 2 3 1.25 2 1 1.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 30 4 29.00 5 2 4.50 2 5 0.75 1 0 1.00 76.00 31.00 68.25 326.900 101 101 101 101
102 0 - METİN TÜRKYILMAZ 0 / 0 27 9 24.75 4 1 3.75 1 3 0.25 4 0 4.00 2 2 1.50 0 0 0.00 28 3 27.25 3 2 2.50 4 2 3.50 1 1 0.75 74.00 23.00 68.25 326.850 102 102 102 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Amasya MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-1 129 115 115 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 28.06 9.47 25.70 3.30 1.29 2.98 3.18 1.06 2.91 3.64 0.90 3.42 4.06 0.50 3.94 0.02 0.02 0.01 27.32 2.75 26.63 4.92 1.27 4.60 4.19 2.04 3.68 3.66 1.11 3.38 82.33 20.38 77.24 357.378
Okul Ortalaması 29.30 9.37 26.95 3.34 1.31 3.01 3.45 0.97 3.21 3.89 0.82 3.68 4.37 0.49 4.25 0.02 0.00 0.02 30.09 2.97 29.34 5.31 1.33 4.98 4.61 2.14 4.07 4.03 1.20 3.73 88.39 20.61 83.24 377.383

103 314 - ZEKİ TÜFEKCİ 12 / B 27 9 24.75 2 1 1.75 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 22 5 20.75 3 2 2.50 3 3 2.25 3 3 2.25 74.00 24.00 68.00 326.650 103 103 103 103
104 251 - LEVENT 12 / B 23 13 19.75 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 25 8 23.00 6 1 5.75 5 2 4.50 4 2 3.50 76.00 33.00 67.75 326.075 104 104 104 104
105 231 - BATUHAN KORKMAZ 12 / B 21 12 18.00 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 25 4 24.00 4 2 3.50 3 3 2.25 2 4 1.00 74.00 26.00 67.50 325.300 105 105 105 105
106 297 - BAHADIR DÖNMEZ 12 / B 28 10 25.50 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 18 6 16.50 6 1 5.75 4 2 3.50 3 1 2.75 73.00 24.00 67.00 323.600 106 106 106 106
107 255 - ARDA YİVLİ 12 / B 28 8 26.00 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 18 4 17.00 3 2 2.50 2 3 1.25 2 1 1.75 71.00 20.00 66.00 320.100 107 107 107 107
108 240 - DOĞUKAN GÜMÜŞ 12 / A 31 8 29.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 3 15.25 4 3 3.25 3 3 2.25 3 2 2.50 72.00 24.00 66.00 319.975 108 108 108 108
109 0 - YAĞIZ ŞENCAN 12 / D 25 15 21.25 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 22 2 21.50 5 2 4.50 3 3 2.25 2 2 1.50 72.00 29.00 64.75 315.875 109 109 109 109
110 318 - İLHAN KAAN BAĞLAN 12 / C 26 13 22.75 3 1 2.75 1 2 0.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 26 6 24.50 4 3 3.25 3 3 2.25 2 1 1.75 72.00 32.00 64.00 312.875 110 110 110 110
111 289 - ZEHRA ALİME OĞUZ 12 / B 23 15 19.25 3 1 2.75 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 24 4 23.00 3 2 2.50 2 3 1.25 4 2 3.50 71.00 29.00 63.75 312.525 111 111 111 111
112 288 - SELMAN 12 / A 24 11 21.25 2 3 1.25 3 2 2.50 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 22 3 21.25 6 1 5.75 4 3 3.25 1 2 0.50 69.00 26.00 62.50 308.250 112 112 112 112
113 273 - BERRAK BEKTAŞ 12 / D 26 13 22.75 3 2 2.50 2 1 1.75 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 19 8 17.00 6 1 5.75 3 4 2.00 3 2 2.50 69.00 33.00 60.75 302.575 113 113 113 113
114 309 - EFE YILDIZ 12 / D 23 13 19.75 2 2 1.50 2 0 2.00 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 18 8 16.00 3 2 2.50 5 1 4.75 1 1 0.75 62.00 28.00 55.00 283.425 115 114 114 114
115 223 - ELA GÜLMEZ 12 / B 25 10 22.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 3 1 2.75 4 1 3.75 2 0 2.00 16 3 15.25 4 1 3.75 3 3 2.25 1 1 0.75 56.00 23.00 50.25 267.075 117 115 115 115


