
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP ŞENTÜRK 12 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 37 3 36,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 108 12 105,00 450,988 7

2 210 YİĞİT KAAN ÖNDER 12B 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 38 2 37,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 106 14 102,50 443,025 11

3 270 FURKAN MEYVECİ 12C 36 4 35,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 38 1 37,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 104 14 100,50 437,095 14

4 212 ŞEVVAL ÇOLAK 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 39 0 39,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 102 17 97,75 429,155 26

5 257 RENA VANLI 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 35 4 34,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 102 16 98,00 426,683 28

6 0 SEYİT ARDA ÜMÜT 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 39 1 38,75 3 3 2,25 7 0 7,00 5 1 4,75 101 17 96,75 426,660 29

7 0 ZEYNEP DEMİRTAŞ 12D 35 5 33,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 33 6 31,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 101 15 97,25 422,875 34

8 0 EGE TÜRKMEN 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 33 6 31,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 100 19 95,25 416,643 47

9 0 ÇAĞAN AK 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 34 5 32,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 99 19 94,25 414,183 51

10 0 EMİN KÜRKÇÜ 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 35 5 33,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 99 21 93,75 412,738 53

11 225 TAYYİP AYRANCI 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 35 5 33,75 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 98 22 92,50 409,963 56

12 0 ELA DURU İNCE 12A 38 2 37,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 32 4 31,00 3 1 2,75 7 0 7,00 5 1 4,75 96 12 93,00 409,955 57

13 242 ALİ KOYUNC U 12D 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 33 4 32,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 97 18 92,50 408,720 60

14 0 OSMAN ARABACI 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 33 3 32,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 96 19 91,25 404,973 63

15 0 EYLÜL ÖZTÜRK 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 32 5 30,75 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 96 21 90,75 403,053 68

16 0 BARIŞ ERGÜN 12D 35 4 34,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 31 3 30,25 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 94 17 89,75 399,488 76

17 205 M BERK EROĞLU 12D 29 7 27,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 33 3 32,25 4 0 4,00 6 1 5,75 3 3 2,25 92 15 88,25 396,620 81

18 228 YİĞİTHAN FINDIK 12D 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 93 17 88,75 392,650 94

19 274 SADIK DURSUN 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 32 3 31,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 93 22 87,50 392,200 96

20 262 YUSUF MAYUK 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 36 4 35,00 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 93 25 86,75 392,060 97

21 0 KEMAL 12C 31 9 28,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 33 5 31,75 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 92 23 86,25 388,865 108

22 202 ESMA ŞURA 12B 38 1 37,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 10 22,50 3 3 2,25 7 0 7,00 4 1 3,75 92 19 87,25 387,145 113

23 0 BATUHAN CİĞER 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 30 6 28,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 92 23 86,25 387,123 114

24 245 KASIM YAYLI 12C 33 5 31,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 1 25,75 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 90 13 86,75 387,030 115

25 0 BENGİSU SEÇKİN 12B 34 6 32,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 29 3 28,25 5 2 4,50 5 0 5,00 6 0 6,00 90 16 86,00 385,915 118

26 304 YUSUF ULUSOY 12A 36 3 35,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 34 6 32,50 2 4 1,00 5 2 4,50 3 1 2,75 90 22 84,50 385,373 122

27 211 AYŞEGÜL N DUMAN 12C 35 2 34,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 27 4 26,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 88 13 84,75 381,453 134

28 0 NEHİR 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 32 5 30,75 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 90 25 83,75 381,338 137

29 214 NADİR YILMAZ 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 30 2 29,50 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 89 22 83,50 379,323 145
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

KATILIMLAR

30 0 YAĞMUR ŞİMŞEK 12D 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 27 5 25,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 89 20 84,00 378,553 151

31 0 ŞULE ARPACI 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 31 4 30,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 88 20 83,00 377,580 154

32 229 BERİL YILMAZ 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 29 5 27,75 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 88 21 82,75 376,653 158

33 0 AHMET AZİZ KELEŞ 12C 24 16 20,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 34 4 33,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 29 81,75 374,998 168

34 207 TUNAHAN DUMAN 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 25 6 23,50 6 0 6,00 4 3 3,25 6 0 6,00 87 21 81,75 369,783 190

35 0 NAZ SUBAŞI 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 28 4 27,00 2 3 1,25 6 0 6,00 5 1 4,75 86 22 80,50 368,778 193

36 250 SELİM BAKIR 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 28 6 26,50 2 5 0,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 27 80,25 367,218 204

37 285 BÜŞRA DİZKIRICI 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 31 4 30,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 85 24 79,00 366,050 206

38 0 TUĞBA SEZİKLİ 12A 31 6 29,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 5 23,75 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 84 17 79,75 364,393 209

39 295 İSMET ALPAYDIN 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 26 4 25,00 3 3 2,25 6 0 6,00 5 0 5,00 84 18 79,50 364,085 211

40 292 MERİÇ LÜY 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 4 26,00 6 1 5,75 5 2 4,50 2 4 1,00 85 25 78,75 362,760 213

41 287 EMİR YUSUF HACIKÖ 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 29 7 27,25 4 2 3,50 4 2 3,50 1 1 0,75 84 25 77,75 361,230 219

42 0 BENGİ DEĞİRMENCİ 12D 29 5 27,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 28 6 26,50 3 1 2,75 5 1 4,75 5 0 5,00 82 17 77,75 359,530 228

43 241 ZEYNEP ŞENER 12C 32 5 30,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 6 22,50 1 1 0,75 7 0 7,00 4 1 3,75 82 15 78,25 359,025 231

44 286 ESMANUR YLD 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 6 23,50 2 3 1,25 6 0 6,00 6 0 6,00 84 24 78,00 358,268 233

45 0 YUSUF TAHA KABACI 12C 29 6 27,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 9 23,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 83 23 77,25 357,308 238

46 0 SİNEM YILDIRIM 12C 35 4 34,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 82 14 78,50 357,215 239

47 0 KAAN CANBOLAT 12C 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 31 7 29,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 84 33 75,75 355,480 244

48 247 YİĞİT ARDOĞAN 12B 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 28 1 27,75 2 2 1,50 5 1 4,75 3 1 2,75 79 15 75,25 352,885 249

49 0 AYŞEGÜL DEMİR 12A 26 9 23,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 32 3 31,25 2 4 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 80 25 73,75 350,110 257

50 294 ERALP AKTAŞ 12A 33 7 31,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 2 3 1,25 4 0 4,00 78 18 73,50 347,043 269

51 319 ŞEVVAL OCAK 12B 35 4 34,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 7 16,25 2 2 1,50 6 0 6,00 3 2 2,50 80 18 75,50 346,955 272

52 0 ELİF EYLÜL ALTAY 12C 33 5 31,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 7 17,25 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 20 75,00 345,183 281

53 0 EMİR ÇELEBİ 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 4 20,00 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 80 22 74,50 344,638 284

54 0 ŞULENUR ÖMÜR 12 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 6 24,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 3 2,25 80 29 72,75 343,333 291

55 296 BÜĞRA YILDIRAN 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 4 27,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 78 25 71,75 342,748 293

56 264 BERİN DOK 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 23 9 20,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 81 29 73,75 342,720 294

57 0 EDA BUDAK 12C 34 4 33,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 28 6 26,50 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 77 20 72,00 342,490 296

58 0 YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 12D 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 6 1 5,75 5 1 4,75 77 19 72,25 340,093 309
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AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

KATILIMLAR

59 0 TT Ö 12A 27 13 23,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 27 9 24,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 34 71,50 339,388 313

60 293 YAĞMUR YAPICI 12B 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 23 2 22,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 78 24 72,00 339,250 314

61 0 MELİKE T 12D 28 11 25,25 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 9 24,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 3 1,25 80 34 71,50 339,243 315

62 311 ALMİNA PAMUKSUZ 12B 34 5 32,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 76 17 71,75 337,920 323

63 320 BERRA 12A 35 4 34,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 8 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 77 20 72,00 335,510 328

64 0 YAĞMUR ÇELİK 12A 27 12 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 5 22,75 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 77 25 70,75 334,658 331

65 243 S ESAD TETİK 12B 26 13 22,75 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 6 24,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 78 33 69,75 333,680 334

66 0 N BETÜL ARSLAN 12B 29 9 26,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 4 22,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 1 3,75 76 23 70,25 333,475 335

67 0 LEVENT 12B 29 11 26,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 26 7 24,25 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 78 33 69,75 333,295 338

68 0 NUREFŞAN ŞAHİN 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 23 6 21,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 77 27 70,25 332,123 343

69 0 DOĞUKAN GÜMÜŞ 12 26 11 23,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 11 19,25 2 5 0,75 7 0 7,00 5 1 4,75 77 33 68,75 326,805 361

70 0 TALAT ZOR 12D 29 6 27,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 6 22,50 1 2 0,50 5 2 4,50 2 1 1,75 72 23 66,25 321,998 387

71 0 E ESMA GÜMÜŞ 12D 29 9 26,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 1 3 0,25 7 0 7,00 5 0 5,00 73 26 66,50 319,058 401

72 0 HALİL AKÇANERİK 12A 26 11 23,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 22 4 21,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 71 23 65,25 318,720 405

73 324 SU KURTGÖZ 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 24 13 20,75 2 5 0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 75 39 65,25 318,010 409

74 0 RÜMEYSA ATALAY 12D 32 6 30,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 23 5 21,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 70 21 64,75 317,803 411

75 0 SELMAN 12A 19 6 17,50 1 4 0,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 28 3 27,25 4 3 3,25 4 0 4,00 1 1 0,75 68 17 63,75 316,783 417

76 0 TUNA 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 21 5 19,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 70 25 63,75 311,790 439

77 233 ELİF 12A 25 14 21,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 29 4 28,00 2 2 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 70 33 61,75 310,443 442

78 0 METİN 12D 27 12 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 25 7 23,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 69 29 61,75 308,638 448

79 541 BİRCE ÖZŞEN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 26 4 25,00 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 70 35 61,25 308,370 453

80 300 EYMEN K 12D 28 12 25,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 26 2 25,50 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 67 23 61,25 308,173 454

81 299 SİMAY AKGÜL 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 8 15,00 2 1 1,75 5 2 4,50 2 1 1,75 69 25 62,75 306,238 465

82 218 YUSUF ARDA ÖNER 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 22 13 18,75 1 4 0,00 3 3 2,25 4 1 3,75 71 38 61,50 304,848 476

83 0 ESAT 12C 23 9 20,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 27 2 26,50 2 3 1,25 4 2 3,50 3 1 2,75 65 22 59,50 302,698 498

84 0 ŞAHİKA ÜSTÜN 12A 27 13 23,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 23 8 21,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 68 33 59,75 299,850 514

85 271 TUNAHAN KARAKÖSE 12 26 11 23,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 23 7 21,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 66 29 58,75 297,925 527

86 200 AHMET ERDEM DEMİR 12B 32 8 30,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 20 8 18,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 66 28 59,00 296,780 537

87 0 EMİR DENOĞLU 12B 24 12 21,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 20 7 18,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 65 26 58,50 294,925 547
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

KATILIMLAR

88 0 AYÇA NUR GURBET 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 3 24,25 3 4 2,00 4 3 3,25 2 2 1,50 66 35 57,25 294,588 549

89 0 ELİF ÖZATA 12 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 12 5 10,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 64 19 59,25 291,760 572

90 0 SUĞDE SOYAL 12C 30 10 27,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 17 6 15,50 2 3 1,25 6 1 5,75 5 1 4,75 66 33 57,75 289,393 596

91 0 BERRAK BEKTAŞ 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 18 12 15,00 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 65 33 56,75 287,080 618

92 231 BATUHAN KORKMAZ 12B 23 11 20,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 63 31 55,25 286,350 626

93 0 BURAK BULUT 12E 27 13 23,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 21 5 19,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 63 34 54,50 284,468 639

94 318 İLHAN KAAN BAĞLAN 12C 25 10 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 21 9 18,75 4 2 3,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 64 36 55,00 284,035 643

95 0 BAHADIR 12B 24 13 20,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 22 7 20,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 61 30 53,50 280,778 667

96 235 YAĞMUR SÖNMEZ 12C 27 6 25,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 58 18 53,50 277,530 695

97 0 SELİM 12C 21 9 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 18 5 16,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 56 24 50,00 268,103 767

98 313 YİĞİT ENES 12 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 59 36 50,00 265,900 795

99 0 AA 12 33 6 31,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 9 1 8,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 54 16 50,00 263,195 822

100 0 ZEKİ TÜFEKCİ 12B 26 11 23,25 1 3 0,25 2 2 1,50 19 5 17,75 2 1 1,75 50 22 44,50 251,133 956

101 0 ARDA YİVLİ 12B 23 10 20,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 6 8,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 52 26 45,50 248,320 983

102 0 ASRIN EPE N 12 24 14 20,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 12 4 11,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 47 36 38,00 226,485 1267

103 418 LEYLA 12D 20 13 16,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 13 -1,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 33 41 22,75 171,070 1949

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP ŞENTÜRK 12 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 37 3 36,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 108 12 105,00 450,988 7

2 0 NEHİR 12 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 32 5 30,75 3 3 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 90 25 83,75 381,338 137

3 0 ŞULENUR ÖMÜR 12 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 6 24,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 3 2,25 80 29 72,75 343,333 291

4 0 DOĞUKAN GÜMÜŞ 12 26 11 23,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 11 19,25 2 5 0,75 7 0 7,00 5 1 4,75 77 33 68,75 326,805 361

5 271 TUNAHAN KARAKÖSE 12 26 11 23,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 23 7 21,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 66 29 58,75 297,925 527

6 0 ELİF ÖZATA 12 32 7 30,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 12 5 10,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 64 19 59,25 291,760 572

7 313 YİĞİT ENES 12 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 59 36 50,00 265,900 795

8 0 AA 12 33 6 31,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 9 1 8,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 54 16 50,00 263,195 822

9 0 ASRIN EPE N 12 24 14 20,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 12 4 11,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 47 36 38,00 226,485 1267

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 257 RENA VANLI 12A 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 35 4 34,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 102 16 98,00 426,683 28

2 0 ÇAĞAN AK 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 34 5 32,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 99 19 94,25 414,183 51

3 0 EMİN KÜRKÇÜ 12A 32 8 30,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 35 5 33,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 99 21 93,75 412,738 53

4 225 TAYYİP AYRANCI 12A 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 35 5 33,75 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 98 22 92,50 409,963 56

5 0 ELA DURU İNCE 12A 38 2 37,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 32 4 31,00 3 1 2,75 7 0 7,00 5 1 4,75 96 12 93,00 409,955 57

6 0 EYLÜL ÖZTÜRK 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 32 5 30,75 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 96 21 90,75 403,053 68

7 0 BATUHAN CİĞER 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 30 6 28,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 92 23 86,25 387,123 114

8 304 YUSUF ULUSOY 12A 36 3 35,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 34 6 32,50 2 4 1,00 5 2 4,50 3 1 2,75 90 22 84,50 385,373 122

9 0 TUĞBA SEZİKLİ 12A 31 6 29,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 5 23,75 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 84 17 79,75 364,393 209

10 292 MERİÇ LÜY 12A 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 4 26,00 6 1 5,75 5 2 4,50 2 4 1,00 85 25 78,75 362,760 213

11 287 EMİR YUSUF HACIKÖ 12A 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 29 7 27,25 4 2 3,50 4 2 3,50 1 1 0,75 84 25 77,75 361,230 219

12 0 AYŞEGÜL DEMİR 12A 26 9 23,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 32 3 31,25 2 4 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 80 25 73,75 350,110 257

13 294 ERALP AKTAŞ 12A 33 7 31,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 2 3 1,25 4 0 4,00 78 18 73,50 347,043 269

14 0 EMİR ÇELEBİ 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 4 20,00 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 80 22 74,50 344,638 284

15 296 BÜĞRA YILDIRAN 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 4 27,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 78 25 71,75 342,748 293

16 0 TT Ö 12A 27 13 23,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 27 9 24,75 1 6 -0,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 34 71,50 339,388 313

17 320 BERRA 12A 35 4 34,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 8 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 77 20 72,00 335,510 328

18 0 YAĞMUR ÇELİK 12A 27 12 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 5 22,75 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 77 25 70,75 334,658 331

19 0 NUREFŞAN ŞAHİN 12A 26 12 23,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 4 0,00 4 1 3,75 23 6 21,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 77 27 70,25 332,123 343

20 0 HALİL AKÇANERİK 12A 26 11 23,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 22 4 21,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 71 23 65,25 318,720 405

21 0 SELMAN 12A 19 6 17,50 1 4 0,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 28 3 27,25 4 3 3,25 4 0 4,00 1 1 0,75 68 17 63,75 316,783 417

22 0 TUNA 12A 30 9 27,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 21 5 19,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 70 25 63,75 311,790 439

23 233 ELİF 12A 25 14 21,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 29 4 28,00 2 2 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 70 33 61,75 310,443 442

24 299 SİMAY AKGÜL 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 8 15,00 2 1 1,75 5 2 4,50 2 1 1,75 69 25 62,75 306,238 465

25 0 ŞAHİKA ÜSTÜN 12A 27 13 23,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 23 8 21,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 68 33 59,75 299,850 514



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 210 YİĞİT KAAN ÖNDER 12B 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 38 2 37,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 106 14 102,50 443,025 11

2 0 EGE TÜRKMEN 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 33 6 31,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 100 19 95,25 416,643 47

3 202 ESMA ŞURA 12B 38 1 37,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 10 22,50 3 3 2,25 7 0 7,00 4 1 3,75 92 19 87,25 387,145 113

4 0 BENGİSU SEÇKİN 12B 34 6 32,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 29 3 28,25 5 2 4,50 5 0 5,00 6 0 6,00 90 16 86,00 385,915 118

5 0 ŞULE ARPACI 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 31 4 30,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 88 20 83,00 377,580 154

6 207 TUNAHAN DUMAN 12B 32 6 30,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 25 6 23,50 6 0 6,00 4 3 3,25 6 0 6,00 87 21 81,75 369,783 190

7 247 YİĞİT ARDOĞAN 12B 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 28 1 27,75 2 2 1,50 5 1 4,75 3 1 2,75 79 15 75,25 352,885 249

8 319 ŞEVVAL OCAK 12B 35 4 34,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 7 16,25 2 2 1,50 6 0 6,00 3 2 2,50 80 18 75,50 346,955 272

9 264 BERİN DOK 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 23 9 20,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 81 29 73,75 342,720 294

10 293 YAĞMUR YAPICI 12B 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 23 2 22,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 78 24 72,00 339,250 314

11 311 ALMİNA PAMUKSUZ 12B 34 5 32,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 2 3,50 76 17 71,75 337,920 323

12 243 S ESAD TETİK 12B 26 13 22,75 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 6 24,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 78 33 69,75 333,680 334

13 0 N BETÜL ARSLAN 12B 29 9 26,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 23 4 22,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 1 3,75 76 23 70,25 333,475 335

14 0 LEVENT 12B 29 11 26,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 26 7 24,25 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 78 33 69,75 333,295 338

15 541 BİRCE ÖZŞEN 12B 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 26 4 25,00 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 70 35 61,25 308,370 453

16 218 YUSUF ARDA ÖNER 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 22 13 18,75 1 4 0,00 3 3 2,25 4 1 3,75 71 38 61,50 304,848 476

17 200 AHMET ERDEM DEMİR 12B 32 8 30,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 20 8 18,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 66 28 59,00 296,780 537

18 0 EMİR DENOĞLU 12B 24 12 21,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 20 7 18,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 65 26 58,50 294,925 547

19 0 AYÇA NUR GURBET 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 3 24,25 3 4 2,00 4 3 3,25 2 2 1,50 66 35 57,25 294,588 549

20 231 BATUHAN KORKMAZ 12B 23 11 20,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 63 31 55,25 286,350 626

21 0 BAHADIR 12B 24 13 20,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 22 7 20,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 61 30 53,50 280,778 667

22 0 ZEKİ TÜFEKCİ 12B 26 11 23,25 1 3 0,25 2 2 1,50 19 5 17,75 2 1 1,75 50 22 44,50 251,133 956

23 0 ARDA YİVLİ 12B 23 10 20,50 5 0 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 6 8,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 52 26 45,50 248,320 983



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12B
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 270 FURKAN MEYVECİ 12C 36 4 35,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 38 1 37,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 104 14 100,50 437,095 14

2 0 SEYİT ARDA ÜMÜT 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 39 1 38,75 3 3 2,25 7 0 7,00 5 1 4,75 101 17 96,75 426,660 29

3 0 OSMAN ARABACI 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 33 3 32,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 96 19 91,25 404,973 63

4 274 SADIK DURSUN 12C 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 32 3 31,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 93 22 87,50 392,200 96

5 262 YUSUF MAYUK 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 36 4 35,00 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 93 25 86,75 392,060 97

6 0 KEMAL 12C 31 9 28,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 33 5 31,75 4 1 3,75 7 0 7,00 5 1 4,75 92 23 86,25 388,865 108

7 245 KASIM YAYLI 12C 33 5 31,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 1 25,75 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 90 13 86,75 387,030 115

8 211 AYŞEGÜL N DUMAN 12C 35 2 34,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 27 4 26,00 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 88 13 84,75 381,453 134

9 0 AHMET AZİZ KELEŞ 12C 24 16 20,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 34 4 33,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 29 81,75 374,998 168

10 250 SELİM BAKIR 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 28 6 26,50 2 5 0,75 7 0 7,00 6 0 6,00 87 27 80,25 367,218 204

11 285 BÜŞRA DİZKIRICI 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 31 4 30,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 85 24 79,00 366,050 206

12 295 İSMET ALPAYDIN 12C 30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 26 4 25,00 3 3 2,25 6 0 6,00 5 0 5,00 84 18 79,50 364,085 211

13 241 ZEYNEP ŞENER 12C 32 5 30,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 6 22,50 1 1 0,75 7 0 7,00 4 1 3,75 82 15 78,25 359,025 231

14 286 ESMANUR YLD 12C 33 7 31,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 25 6 23,50 2 3 1,25 6 0 6,00 6 0 6,00 84 24 78,00 358,268 233

15 0 YUSUF TAHA KABACI 12C 29 6 27,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 9 23,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 83 23 77,25 357,308 238

16 0 SİNEM YILDIRIM 12C 35 4 34,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 4 2 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 82 14 78,50 357,215 239

17 0 KAAN CANBOLAT 12C 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 31 7 29,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 84 33 75,75 355,480 244

18 0 ELİF EYLÜL ALTAY 12C 33 5 31,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 7 17,25 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 20 75,00 345,183 281

19 0 EDA BUDAK 12C 34 4 33,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 28 6 26,50 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 77 20 72,00 342,490 296

20 0 ESAT 12C 23 9 20,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 27 2 26,50 2 3 1,25 4 2 3,50 3 1 2,75 65 22 59,50 302,698 498

21 0 SUĞDE SOYAL 12C 30 10 27,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 17 6 15,50 2 3 1,25 6 1 5,75 5 1 4,75 66 33 57,75 289,393 596

22 318 İLHAN KAAN BAĞLAN 12C 25 10 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 21 9 18,75 4 2 3,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 64 36 55,00 284,035 643

23 235 YAĞMUR SÖNMEZ 12C 27 6 25,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 58 18 53,50 277,530 695

24 0 SELİM 12C 21 9 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 18 5 16,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 56 24 50,00 268,103 767



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 212 ŞEVVAL ÇOLAK 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 39 0 39,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 102 17 97,75 429,155 26

2 0 ZEYNEP DEMİRTAŞ 12D 35 5 33,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 33 6 31,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 101 15 97,25 422,875 34

3 242 ALİ KOYUNC U 12D 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 33 4 32,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 97 18 92,50 408,720 60

4 0 BARIŞ ERGÜN 12D 35 4 34,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 31 3 30,25 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 94 17 89,75 399,488 76

5 205 M BERK EROĞLU 12D 29 7 27,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 33 3 32,25 4 0 4,00 6 1 5,75 3 3 2,25 92 15 88,25 396,620 81

6 228 YİĞİTHAN FINDIK 12D 35 5 33,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 93 17 88,75 392,650 94

7 214 NADİR YILMAZ 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 30 2 29,50 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 89 22 83,50 379,323 145

8 0 YAĞMUR ŞİMŞEK 12D 33 5 31,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 27 5 25,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 0 5,00 89 20 84,00 378,553 151

9 229 BERİL YILMAZ 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 29 5 27,75 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 88 21 82,75 376,653 158

10 0 NAZ SUBAŞI 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 28 4 27,00 2 3 1,25 6 0 6,00 5 1 4,75 86 22 80,50 368,778 193

11 0 BENGİ DEĞİRMENCİ 12D 29 5 27,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 28 6 26,50 3 1 2,75 5 1 4,75 5 0 5,00 82 17 77,75 359,530 228

12 0 YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 12D 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 6 1 5,75 5 1 4,75 77 19 72,25 340,093 309

13 0 MELİKE T 12D 28 11 25,25 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 9 24,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 3 1,25 80 34 71,50 339,243 315

14 0 TALAT ZOR 12D 29 6 27,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 6 22,50 1 2 0,50 5 2 4,50 2 1 1,75 72 23 66,25 321,998 387

15 0 E ESMA GÜMÜŞ 12D 29 9 26,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 20 6 18,50 1 3 0,25 7 0 7,00 5 0 5,00 73 26 66,50 319,058 401

16 324 SU KURTGÖZ 12D 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 24 13 20,75 2 5 0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 75 39 65,25 318,010 409

17 0 RÜMEYSA ATALAY 12D 32 6 30,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 23 5 21,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 70 21 64,75 317,803 411

18 0 METİN 12D 27 12 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 25 7 23,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 69 29 61,75 308,638 448

19 300 EYMEN K 12D 28 12 25,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 26 2 25,50 3 4 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 67 23 61,25 308,173 454

20 0 BERRAK BEKTAŞ 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 18 12 15,00 3 3 2,25 3 3 2,25 3 0 3,00 65 33 56,75 287,080 618

21 418 LEYLA 12D 20 13 16,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 13 -1,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 33 41 22,75 171,070 1949
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 103 103 103 2418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,23 10,58 20,58 2,07 1,84 1,61 2,12 1,29 1,80 1,55 1,73 1,11 3,05 0,93 2,81 11,64 4,98 10,40 1,04 1,87 0,57 1,86 1,06 1,59 1,66 1,14 1,38 48,22 25,42 41,85 235,720

Okul Ortalaması 30,01 8,25 27,95 2,84 1,81 2,39 2,70 1,29 2,38 2,37 1,84 1,91 4,18 0,51 4,06 25,76 5,27 24,44 3,15 2,34 2,56 4,97 1,15 4,68 3,69 1,14 3,41 79,67 23,60 73,78 346,110

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 0 BURAK BULUT 12E 27 13 23,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 21 5 19,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 63 34 54,50 284,468 639
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SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,195 235,720 8 99 99 99 822

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 54 16 50,00 42 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDEeAEDBADCBcBDdAE CDEBACBEDCABCDEAEaDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal c Cc aDE EDBe  eBDCb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DE b        A  B                CBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen       eE    B  a  Cd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN EPE N 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,485 235,720 9 102 102 102 1267

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 47 36 38,00 32 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECeEadAD BcB dAdCCDEBcCcbDCABdacAEbeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbccaDde c CcaAcbCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DE E bD      E BACbEa  D b          

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen dabd B dD   a E D e 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 9 63
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN GÜMÜŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,805 235,720 4 69 69 69 361

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 22 11 19,25 48 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 77 33 68,75 57 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDECAE BcDCBcBbBeEebDEBeCdEDCABCaEAEa  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCdcBDEeEDBdAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik bBe DEbEdb   EBaAE BACDEB EDDAEECbcbdB c

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AbcdddAEDEABBCEBDDeA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 2 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 2 0
Kare 2 0 2 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZATA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,760 235,720 6 89 89 89 572

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 64 19 59,25 49 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEdeEDdADCBcBbBAECCDEBACBEDCABCDEAbeD 

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbceBDEeEc  A A D  

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DE Ea c a  D E BACb      AE      B c

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen   D EB Eb c BCEB DCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 4 85
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,338 235,720 2 28 28 28 137

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 32 5 30,75 77 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 90 25 83,75 70 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDceAEDdADCBbBbBAECCDEBcCBEDCABCaEAEeDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal aDbEeBDEeEaBC aABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  BB DEeECADAaEBDeEDBACDdcAEDDAEECABACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bED ddAEDadBBCEBbDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR ÖMÜR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,333 235,720 3 54 54 54 291

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 80 29 72,75 61 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECeED dDCBdBbeAECCDEdAaBEDCABCDEbECbd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal acCEABDEeEcBCAaABaCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Be DEbEaAb D BDAEDBACb BAEDDb E A ACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bED EBeEDE eBbEaDeCc

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 5 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN KARAKÖSE 271 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,925 235,720 5 85 85 85 527

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 7 21,25 53 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 66 29 58,75 49 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe CEeAEDd DedeAC d dCEeEcDBdDdECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCc de DaecBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik d  EEE dcE DDAa b DADEBDCBAAcEDB E dCA  

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen b  Bb   EBba BB  E  

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 8 63
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ENES 313 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,900 235,720 7 98 98 98 795

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 59 36 50,00 42 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDcbAEDBbDecbBaedECCDEBcCBEDCABCaEAECDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal aDCdedDECbaBdADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  de aE E A      AE BACD eAEcD  E A   c  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen   eCcBcdD  acdEab dc

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 10 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞENTÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,988 235,720 1 1 1 1 7

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 9 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,39 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,86 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,86 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,44 10,73 7,34

Matematik-1 40 37 3 36,25 91 19,44 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,72 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,28 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,86 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,86 10,65 3,54

Toplam: 120 108 12 105,00 88 65,14 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDBEDDBBACaBABCECEbDBBDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCdEcCBDDCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik dDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCcAADEcBDEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bACBbEECEBDEABBDCEbD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 25 2 93
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL DEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,110 235,720 12 49 49 49 257

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 32 3 31,25 78 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 80 25 73,75 61 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAEDB DD BcC  ABCE EcDdBDdECCAEcBaaAeb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eaDbc  CBDaCDe EDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD Ed eBAEBDDADAAED D BDCBAADaDB EACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bc BcdE EBDEeBBDCEdD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 6 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN CİĞER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,123 235,720 7 23 23 23 114

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 30 6 28,50 71 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 92 23 86,25 72 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe CcbAEDBEDbBBeCDdABCEdEcDBdDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCEbECBDDC aeEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eBAEBDDAacAEDADEBDCBdADEeB EACCABc

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACdbEECEBDEcBBcCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA 320 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,510 235,720 17 63 63 63 328

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 77 20 72,00 60 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDBbDDBBAd BeBCECEADBBDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eeD d ECaDDCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE dB  B bAa e  ADdBD BAADEbaaEAC    

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACB  E EBDEc a e AD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 4 85
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜĞRA YILDIRAN 296 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,748 235,720 15 55 55 55 293

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 4 27,00 68 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 78 25 71,75 60 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe CEeAEDBcDDdBdCDBbBCECEADddDBbCCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ceDCE Ee DDdcBAEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  BAEBDDADAbaDADcBDCBAADEb  EAC  BE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAd ddcCEBDEd e     

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN AK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,183 235,720 2 9 9 9 51

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 34 5 32,75 82 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 99 19 94,25 79 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe eEbAEDBEDDdBACDBABCEdEADBBDdbC AEeBDCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCEEceaDaCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDCcdE BeEBDbADAAEDAbEBDCBAADEDBDEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACBAdECEBDEABBDCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 7 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DURU İNCE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,955 235,720 5 12 12 12 57

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 32 4 31,00 78 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 96 12 93,00 78 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAEDBEDDdBACDBABCECEADBdDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDbc  C D Cc AEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDCEEEdBcEBD ADAAEDAbEBDCeAADEDB EAC AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DAbB   CEBDEABBcCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 26 1 96
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 233 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,443 235,720 23 77 77 77 442

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 29 4 28,00 70 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 70 33 61,75 51 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDe DDdBcCDBABCdbEcDdBedbCaAEDBDaAdE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBD d  e Dad aAcbABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEE BbEBDDAa baD DEBDCBAADEDB EACCA E

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bA B d CEBDd BeeCEbD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 11 56
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KÜRKÇÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,738 235,720 3 10 10 10 53

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 99 21 93,75 78 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe bEAAEDddDDBBACDBABCECEeDBBDdECaAEDBDaACd

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDbcEdeaDDCDdcEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDCEEEBBeEBDDADAdEDbDEBDCBAADEcBDEACCAaE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACBAEECEBDEABBDCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÇELEBİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,638 235,720 14 53 53 53 284

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 80 22 74,50 62 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECeEDBADCBdeDBeECCDEBeCdEDCABCDEeEeDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCccaD e DBCcaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DEeE bbADEBDAEDBACD B E    E A d B  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EDCEBAEDEABBaEdDDCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YUSUF HACIKÖ 287 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,230 235,720 11 41 41 41 219

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 29 7 27,25 68 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 84 25 77,75 65 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDEdAEDddDCBdBDaAECCDEBebBEDCABCaEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEAaDEe DBdAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBeCDEbECAcA  BDAEDBACbEBAEaDAd CAB CBaD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bbD EBAED AeBe eD   

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERALP AKTAŞ 294 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,043 235,720 13 50 50 50 269

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 3 25,25 63 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 4 0 4,00 57 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 78 18 73,50 61 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe AaDECAEDddDCBdBDBAEbCDEdeCBEDCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal eDCccBDE  DBdADABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DE E ADAD  D EDBACD adEDDA E A ACBDc

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  bbCdB EDE  B       

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,053 235,720 6 15 15 15 68

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 32 5 30,75 77 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 96 21 90,75 76 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECAEDdADCBEBDcAECCDEdbCdEDCABCDEAECeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbEeBDEeEcBCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBcCDEAE AcADEBDAEDBACD BAEDDAEaeABACB e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bcDdEdAEDEABBCEBDcCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 4 85
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKÇANERİK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,720 235,720 20 72 72 72 405

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 22 4 21,00 53 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 71 23 65,25 54 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDECcEDd DCB B BedeCDEBAacEDCABCDEAbCea

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEABDECEDaCcaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  D eE A  aEBDAEDBACD B Ec A E  B CB e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EabcBAEDE   d e    

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 8 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ LÜY 292 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,760 235,720 10 40 40 40 213

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 27 4 26,00 65 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 85 25 78,75 66 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDcbAEDebDCBEBeBeECCDEBAaBEDCABCDEAECeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEcBDda eBCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DEdE bcAaEBDA DBACD B   DAEECABACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AEDCdBAEDceBBCEabcCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN ŞAHİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,123 235,720 19 68 68 68 343

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 77 27 70,25 59 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEaeEDdcDCBbBDdddCCDEBcC baCABCbEAE DB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEeBDE  DeecaABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB CDEAECAcAaEBaAEDBACDcBbEDDb          

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AEDeEdAEDEABBCEBD Cd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 14 12 52
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RENA VANLI 257 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,683 235,720 1 5 5 5 28

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 35 4 34,00 85 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 102 16 98,00 82 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEedEDBADCBcBDBAEdCDEBdCBEDCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCcdBDEecDdC aABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBBdbEAaCADADEBDAEDBACD BAEDDAcECABACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AEDCEBAEDEABBCdBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİKA ÜSTÜN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,850 235,720 25 84 84 84 514

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 8 21,00 53 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 3 4 2,00 29 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 68 33 59,75 50 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDBceedBACaBeeCECEADBdDBECCAEbBaCAaa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal dcD c EeBD    AED   

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEEeebEBDDADeAEDAbcBDCBAAe c  EA   B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eACB aEaEBbEecBaCEcD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 8 70
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELMAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,783 235,720 21 75 75 75 417

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 4 0 4,00 57 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 68 17 63,75 53 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe  EeAEDBbDDdBA bBeBCEaEADB         B C   

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ddDbd E BDDC  AEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEE B E DbADAAEDADEBDCBAADEe D dC  B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cAeBbEE EBDE      Ab

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 5 56
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY AKGÜL 299 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,238 235,720 24 81 81 81 465

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 17 8 15,00 38 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 69 25 62,75 52 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe AaDbbAEDdA CB BDe ECCDEBACBEeCABCDEbEeDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCcdaDEC edCADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEdE  ceDa DAE BACb BA DadEE        

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen   bC B EbEdBBC  D Cd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 6 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAYYİP AYRANCI 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,963 235,720 4 11 11 11 56

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 98 22 92,50 77 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEbAEDBcDeBcBDBeECCDEBcCBbbCABCaEAECed

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEeBDEeEDBCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBeCDEAEaADADEBDAEDBACDEBdEDDAEaCABACBDb

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbeEBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TT Ö 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,388 235,720 16 59 59 59 313

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 27 9 24,75 62 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 80 34 71,50 60 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDECAEDdcDCBdBDBAdCCDEdceBEeCABCaEAaabB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEdBDde D CAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEcE bbAbEBaAEDBcCbEBAEcDA ECABACBDc

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bceedBcEDEdBcCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA SEZİKLİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,393 235,720 9 38 38 38 209

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 84 17 79,75 66 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe bEAAEDaED dB Cb ABCECEcDBBDBECCAEDBDCAbE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal  BDCa ECBDaCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEE B EB  ADAcEbbD BDCBdADED Da CCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  ACB dd EBDEdBBDCE D

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,790 235,720 22 76 76 76 439

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 70 25 63,75 53 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDaEDadBAC BcBCECEADdBDBECbAEDBDCAdb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBD E d aD      DABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEddBA BDbA AbED D BDCBAA E   E   dB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bACebdE EBbbcBBDaEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇELİK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,658 235,720 18 64 64 64 331

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 24 5 22,75 57 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 77 25 70,75 59 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe bEdAEDabD BBcCDBABCECEeDBBDdbCaAdDBaCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBD d E aDaC aAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  BAE DbAbe EDdD BDCBdADEDB E C  BE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACd EECEBDE BBcCEAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 10 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ULUSOY 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,373 235,720 8 26 26 26 122

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 25 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,02 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,38 1,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,36 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,22 10,73 7,34

Matematik-1 40 34 6 32,50 81 26,18 24,44 10,40

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,24 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,03 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,28 3,41 1,38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 11,55 10,65 3,54

Toplam: 120 90 22 84,50 70 76,97 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECAEDBADCB BbBAECCDEBcCBEbCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCadaDECcbeC   BD E

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBeCDEeECAbADEBDAEDBACbEBAEeDAEaCABACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  abedBAEDcABBaEe DC 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 2 89
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDEM DEMİR 200 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,780 235,720 17 86 86 86 537

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 20 8 18,00 45 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 66 28 59,00 49 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEdbEDdcDaBbBDBAECCDEBAaBEDCABCDEAEaDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BcCde DEe ccCAaABDaa

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  BBbDEAEdAbADaBcAEDB CDccA DD        B e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen   e aB Ec  B   B  C 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA PAMUKSUZ 311 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,920 235,720 11 62 62 62 323

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 76 17 71,75 60 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDBEDDdBdCDBABCECEeDBBDBEC AEDBbCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDC  E BDDCcBAE ABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  B E  DAD A   bEBDCBAAcEDB      B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  Add ab EBDde eDCEAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 5 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YİVLİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,320 235,720 23 101 101 101 983

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 52 26 45,50 38 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDcdAEDecD e BDBeECCDEBeeBE C BCaE E  d

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEAaDcecDBeeaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik Ed  DE deAb     AE B Cb B  cD           

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen      B  DEcBB Eab   

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 9 56
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA NUR GURBET 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,588 235,720 19 88 88 88 549

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 66 35 57,25 48 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe bEeAEDBcDD BAa d dCEeE  eBbBbCdeEDBaCAeE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCdEdCaDaCcaAEDeBa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  BcEBDbADAA bAD BDCB ADE  DEAC  B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DceBbEcaEcDcABBe  bD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 14 9 52
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,778 235,720 21 95 95 95 667

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 61 30 53,50 45 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe dceAEDe DD B CbBAdCEdEcDBdDBECbAEbBDCAeb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal AB  E EeaD  c  EDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE  B EB eAD eb bD BDCBAADEca E C cBE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bc Bb c dBDE aB C   

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 9 56
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KORKMAZ 231 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,350 235,720 20 92 92 92 626

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 63 31 55,25 46 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECcEDc  Cc BDdAEbbDdBeCBE aABCD  bCeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDdcc Dda bBCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Be DE E Ac abBDAE BACbEcAEDD  E   ACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  a edBAED   cCEaD be

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 8 56
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU SEÇKİN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,915 235,720 4 25 25 25 118

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 29 3 28,25 71 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 90 16 86,00 72 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECeEDBADCBcBDBAECCDEBbeBEeCABCDEAdCDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal cD EdaDEC e CAD BDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBa DEeE A AbEBDAEDBACD BAEDDA  C BACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbCEBAEDE BB EBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN DOK 264 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,720 235,720 9 56 56 56 294

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 9 20,75 52 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 81 29 73,75 61 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEeAEDecDCBbBDBAECCDEBeCBEDCABCaEbEeeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCaAaDEC cBCd ABbab

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Ba DEbE bDAD BDedDBACD c EDDAEEC BcdB b

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bbDCEBAEDEeBBCEaDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİRCE ÖZŞEN 541 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,370 235,720 15 79 79 79 453

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 70 35 61,25 51 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe dEAAEDBcDDdB CaBABCEaEbDBdbBECCbEDBaCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal bBDbcEdCaDadedAaDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEE BeEB DAD A DAbE DCB ADEaB  ACCdB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen e aBb bCEcbd aa dEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TÜRKMEN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,643 235,720 2 8 8 8 47

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 33 6 31,50 79 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 100 19 95,25 79 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDEeAEDBADCBcBaBAEaCDEBACBEbCABCaEAEaDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCdABDECEDBCcaABDeE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBB DE*ECbDADEBDAEDBACDdcdEDDAEECABACBDa

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AEDCdBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DENOĞLU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,925 235,720 18 87 87 87 547

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 20 7 18,25 46 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 65 26 58,50 49 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe CEeAEDB Deee   BeaCEaEdDBdDBbCaAEbBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBD EEECaDDd  cEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik d  EEE BbEBDcAcA EDADcBDbB ADEc       B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAaB   CEBb   B C A 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 14 10 52
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ŞURA 202 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,145 235,720 3 22 22 22 113

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 25 10 22,50 56 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 92 19 87,25 73 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAEDBEDDBBACDBABCECE DBBeBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCEE eBDDCeaAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEd BbEBDDAaAAEebDcBDCBdADEcB cAC dB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAeB dECEBDEABB CdAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 26 0 96
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,295 235,720 14 67 67 67 338

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 7 24,25 61 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 78 33 69,75 58 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDEbeEbBADCBEdDBeECCDEBAbdEeCABCDEeECDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal cDadcBDdC eaCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  eeCD bE dDA EBDA DBACD B EDDdEECAaACBDc

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbeEBAED cBBeEBaeCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
N BETÜL ARSLAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,475 235,720 13 66 66 66 335

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 76 23 70,25 59 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDECeEDBAeCBEBDe ECCDEe aBdDCABCDEbECeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal aD dA DEe DBeADABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  D eE  aAD BD EDBACDEa EDD  E ABACB c

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bcDb B EDEdBBC BDDCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 6 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
S ESAD TETİK 243 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,680 235,720 12 65 65 65 334

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 78 33 69,75 58 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe dEbeEDB DDeecCDBeBCECEeDBaDBECaAEeBaCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCEcceaDaCDBeEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEE BeEB b DAAaDbD BDCBdADEDa EACCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAdBbcEdEBDEcBaDCEbD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 11 56
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL OCAK 319 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,955 235,720 8 51 51 51 272

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 18 7 16,25 41 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 80 18 75,50 63 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe CEdAEDB DDBBdCDBAeCECEADBBDBECCAEDBDCACd

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCE ECBDbCDaAEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eBAEBbbA Aba AbdBD BAADED         

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bc B  ECEBDE BB CEbb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 3 85
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE ARPACI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,580 235,720 5 31 31 31 154

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 88 20 83,00 69 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEedEDBADCBEBeBAECCDEBbaBbcCABCDEAE Dd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbcAB  e  cC DABD E

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEAE bDADaBDAEDBACDc AEDDA ECABACBDc

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEDCEdAEDEABBdEBDDCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN DUMAN 207 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,783 235,720 6 34 34 34 190

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 87 21 81,75 68 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe eEAAEDBcDDdBAe BbBCECEcDBBDBEC AEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal dBDCdEEeBDDCcBcbDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EdE BAE D Ae AaDADEBDCBAAbEcB a CCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  ACBAEEdEcDEAaBDCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YAPICI 293 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,250 235,720 10 60 60 60 314

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 2 22,50 56 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 78 24 72,00 60 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEdAEDBcDCBceaBeECCDEdeacbDCABCaEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCdeBDEaE B ADABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik      E E A  bEB AEDBACDEB EDDAE CA A B a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen cEbeEBAEDEeBB EBDDbd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ARDOĞAN 247 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,885 235,720 7 48 48 48 249

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 1 27,75 69 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 79 15 75,25 63 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe dEAAEDBEDDBBbCDBABCECEcDBBDBECCAEDBaCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBD c EeaDa D   D   

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEEBBAEBD ADA  DAb B C  ADEDB EAC AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DA   db EBDEdBd  EAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 4 85
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KAAN ÖNDER 210 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,025 235,720 1 2 2 2 11

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 38 2 37,50 94 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 106 14 102,50 85 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAEDBEDDBBACDBABCECEbDBBDBECabEDBaCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal AcDCcEEeBDaCcddEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDCEEEBBcEBDDADAAEDADbBDCBAADEDBDEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACeAEECEBDEABBDCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 3 89
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARDA ÖNER 218 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,848 235,720 16 82 82 82 476

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 22 13 18,75 47 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 71 38 61,50 51 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe bEAAEDBcD aBdCDccdCECEcDBBDdECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDbEE eaDadeaAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EdEeBcE Dccaeb eAbdBDCc ADEDBDEACCAe 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cceBb   EBDddaBcCE D

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 8 70
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ TÜFEKCİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,133 235,720 22 100 100 100 956

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 23 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,43 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,53 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,38 1,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,66 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 10,16 10,73 7,34

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 22,70 24,44 10,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,27 2,56 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,10 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,34 3,41 1,38

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,71 10,65 3,54

Toplam: 120 50 22 44,50 37 70,00 73,77 41,86

TYT Türkçe eEdAEDaEDDaBd aBeBCEeE DBdDBECCAE BDCAeb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eeD dcEe D          

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  a EEEaBcEB cAD AEDA  BDCB ADE     e    

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen        dEB          

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 7 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AZİZ KELEŞ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,998 235,720 9 33 33 33 168

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 34 4 33,00 83 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 89 29 81,75 68 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDdCAEDddDCBdBDceEeCDEBcbdbeCABCaEbEeDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCceBDECEcBCcDAcDab

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEeECccADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen dEDdEBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 14 48
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL N DUMAN 211 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,453 235,720 8 27 27 27 134

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 27 4 26,00 65 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 88 13 84,75 71 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEdAE BADCBEBD AECCDEB CBEcCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal cDCd BD eEeBCA ABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B CDE E  DAabBDAEDBACbEBAEDD  E ABACa D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  Eb EdAEDE BBeEBD CA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 2 85
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DİZKIRICI 285 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,050 235,720 11 37 37 37 206

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 85 24 79,00 66 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAbDBEDDdBAC B BCEdEeDBBDBECebEbBDCACb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal Aa CE EeeDaCeBAEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik aD EE BBAEBbcADA  bADEBDCBAADEDB EACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bA B dECEBDEcBaDCEdb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BUDAK 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,490 235,720 19 57 57 57 296

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 6 26,50 66 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 77 20 72,00 60 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe bEeAEDBEDDBBACDB BCECEcDBBDBEC AEDBaCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal Ac  E Ea D CD  b  Ba

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEEeBbEBD AbA EDAb BDCBAAaEDBDEAC ABc

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen D  BAca EcDEAaa C c 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 4 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ALTAY 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,183 235,720 18 52 52 52 281

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 80 20 75,00 63 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe CEdAEDBEDDBBACDBA CECE DBBDBECabEeBDdACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal dBD EE eBDDCbBAEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE  B EBDDA Ac b bcBDCB  cED  a e AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACd d CEcDEcBBDCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 4 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,698 235,720 20 83 83 83 498

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 65 22 59,50 50 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABD Ce e   Ce   cAECCDEBbacEDCABCDEecCDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal Bc cdBDE E       caE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEAE A cDEB AE BACDEB EDDA E  BAC  D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  abeEB cDd BBCE D Cb

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 6 56
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR YLD 286 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,268 235,720 14 44 44 44 233

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 84 24 78,00 65 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEedEDBADCBEBDBAECCDEdceBEDCABCaEAECDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbdeBDbaEeBCAaABDbE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEeE AbAbaBDAE BACD cAEDDA E A  CBDa

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  cD adAEDE BBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN MEYVECİ 270 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,095 235,720 1 3 3 3 14

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 38 1 37,75 94 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 104 14 100,50 84 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe CEcAEDBEDDeBACaBABCECEAeBBDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBcCdE aBDaeaBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDCEEEBBAEBDDADAAEDAb BDCBAADEDBDEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DAdBbEECEBDEABBDCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 3 89
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN KAAN BAĞLAN 318 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,035 235,720 22 94 94 94 643

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 21 9 18,75 47 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 64 36 55,00 46 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe CEeAEDB e  B aD eaCEeEADBdDBECebEDBDCAdE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal e DdE  eaDaeDBAaDABe

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eBAEd bA  A DAD BDeaAAcEcB EAbCcB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bA dAEEdEBDE aacbEcb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 7 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET ALPAYDIN 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,085 235,720 12 39 39 39 211

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 84 18 79,50 66 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEeAED dDCBcB BeECCDEBcCdEDCABCDEAbCeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDC eBD CEa CAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DE E baADaBDbEDBACD B EDD  E ABACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EbCddAEDE BBCEBD CA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN CANBOLAT 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,480 235,720 17 47 47 47 244

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 31 7 29,25 73 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 84 33 75,75 63 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe AaDEbeEedAeCcEBbBdEeCDEBACBbDCABCDEAbCDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCceaDEabDdCADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEedCAbADEBDAEcBACbbBAEDDAEECABACBDb

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EbddBAEDEdBBaEBDeCc

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KASIM YAYLI 245 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,030 235,720 7 24 24 24 115

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 1 25,75 64 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 90 13 86,75 72 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe  EeAEDBEDDBBAC BABCECEADBBDBbCaAEDBaCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDd EEeBDaCDBAEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D  EE B EB   DA   AD BDCBAADED DEACCcBE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eACBd ECEBDEABBaCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,865 235,720 6 21 21 21 108

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 33 5 31,75 79 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 92 23 86,25 72 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDcdAEDBcDCBcBDBAECCDEBcaBEDCABCaEAEeDe

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbdAaD ebaBCADeBDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBdCDEdECAbADEBDAEDBACD BAEDDAEECABACa b

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EDeE AEDEABBCEBDcCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ARABACI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,973 235,720 3 14 14 14 63

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 33 3 32,25 81 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 96 19 91,25 76 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe CEdAEDaEDDdBeCDBABCEeEcDBBDBEC AEDBDdAdE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCEEdCBDcCDaAbDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEEeBAEBDDADAAaDADEBDCBdADEDBDEAC AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DAeBAEECEcDEABBeCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 7 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK DURSUN 274 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,200 235,720 4 19 19 19 96

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 32 3 31,25 78 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 93 22 87,50 73 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe bEbAEDeEDDBBcCDdABCECEeDBBDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDbdbEeaDaeDBcEDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEE BAEBDDADAA aADcBDCBAADEaBDEAC AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACddEECEBDEABBDaEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,103 235,720 24 97 97 97 767

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 3 0 3,00 43 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 56 24 50,00 42 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEbcEDdeDCBd DBeEdCDEBcCdEDCA         

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal cDCEABDEe eaCcDABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB eDEeE  b e B AEDBACbEBAE  A    B     

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen Aa ec  ED   B  e    

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 16 9 59
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM BAKIR 250 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,218 235,720 10 36 36 36 204

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 6 26,50 66 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 87 27 80,25 67 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDECAEeBcDCBcBbBAECCDEBcCdEeCABCDEAEabB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCdAaDEaEeBdAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEeE ADAD BDAE BACDacdEDDbEECABACB b

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AdcdddAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT ARDA ÜMÜT 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,660 235,720 2 6 6 6 29

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 39 1 38,75 97 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 101 17 96,75 81 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ecAAEDecDDBBACDBABCECEcDBBDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ceDCE deBDaCecAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDCEEEBBAEBDbADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen b aBAdECEBDEABBaCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIRIM 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,215 235,720 16 46 46 46 239

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 82 14 78,50 65 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDECAEDBADCBEdDBAEdCDEBACBEbaABCDEA CDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal  DCcd DE  eBCADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DEAd  DADaBbAEDBACD BAEbDA          

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  abCEBAEDE BBCEBDcC 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 3 89
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUĞDE SOYAL 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,393 235,720 21 90 90 90 596

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 66 33 57,75 48 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDcCAEDdcDCBEdbBAEeCDEddCBbcCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal aDbdeaD e eadcaABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEeE bb DE bAd B         AE CABACB e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen   DedBcEDEcBBCEBDDCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 2 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR SÖNMEZ 235 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,530 235,720 23 96 96 96 695

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 58 18 53,50 45 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDEb ED  DaBcdDBAEbCDEB  BEDCABCDEA  DB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BD EdBDE  D e   BDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik b   DEcECdDAa d A  BACD B dDDb E     B  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen db     Eb        DCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 5 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MAYUK 262 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,060 235,720 5 20 20 20 97

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 36 4 35,00 88 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 93 25 86,75 72 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEedEDdeDCBEd BAdCCDEBcaBEDCABCDEAEeDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEeaDcebeaCccABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBcCDEAECADADEBDAEDBACDccAEDDcEECABACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen cEbC BAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TAHA KABACI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,308 235,720 15 45 45 45 238

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 9 23,75 59 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 83 23 77,25 64 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe  EAAEDeE DdB C BddCECEeDBBDBECCAEDBaCAC 

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCE EC DDCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  DCcE  d EBDbADeAbDAbcBDCBAAcEeBDEACCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen a eBbEECEBDdcBa CEdD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 6 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞENER 241 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,025 235,720 13 43 43 43 231

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 24 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,48 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,80 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,57 10,73 7,34

Matematik-1 40 24 6 22,50 56 26,10 24,44 10,40

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,54 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,45 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,00 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,99 10,65 3,54

Toplam: 120 82 15 78,25 65 77,15 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAEDB D  BACDdABCECEcDBBDBECCAEDBaCAeb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDC  E  DDCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEE BcEB DA AdaD b BDCcAADEe DE CCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  A   d CEBDEABB CEdD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 2 85
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KOYUNC U 242 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,720 235,720 3 13 13 13 60

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 97 18 92,50 77 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDECAED dDCBddDBAECCDEBACBEDCABCaEAECeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbEeBDEe eBCAbABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEeECADcDEBDAEDBACDEeAEDD EECABACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bcDCdBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ERGÜN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,488 235,720 4 16 16 16 76

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 94 17 89,75 75 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe CEdAEDB DDBBACaBABCECEcDBBDBECaAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDbc deBDD DaAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik dD EEE BdEBDDADAAEDAbEBDCBAADED  E CCA E

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACBcEcCEBDEABBaaEdD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 3 85
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİ DEĞİRMENCİ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,530 235,720 11 42 42 42 228

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 6 26,50 66 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 82 17 77,75 65 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe  E AEDBdDDdBAC   dCECE DdBDBECCAEDBDCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBD c E BDaCDa EDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik aD EEd B EBDDAaAcE Ab BDCaAADEDBDEACCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bA B E CEBDEd BDC AD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 3 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 2 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL YILMAZ 229 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,653 235,720 9 32 32 32 158

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 29 5 27,75 69 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 88 21 82,75 69 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe bEAAEDBcDDBBACDBe CECEbDBBeBECCAEDBaCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCE dCBDaCe AEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE  BcEBDbADcA DAD BDCBAAcEb DEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bA B dEaEBDEeBBcCEAc

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 5 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK BEKTAŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,080 235,720 20 91 91 91 618

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 18 12 15,00 38 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 65 33 56,75 47 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEbeED dDCBEaaBAECCDEBcCBEeCABCaEAEeDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal cDCae D e c C  ABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBadD eEaAD  EBbAEcBACa aAEcDb  aA   B b

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bbD aBAE EeeBa BD C 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
E ESMA GÜMÜŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,058 235,720 15 71 71 71 401

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 20 6 18,50 46 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 73 26 66,50 55 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe eceAEDBbDDdBAC B BCEeEADBBDBcCaAEDBDCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBDbc EeBDaaaaAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE  BcE bDAaA  DeD BD BdA  eB E C AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eA d a CEBDEABBDC AD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 8 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN K 300 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,173 235,720 19 80 80 80 454

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 2 25,50 64 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 67 23 61,25 51 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDcdeEDddDCBccaBAECCDEBACBEDCABCaEAbaDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal cD  AaD          DCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DE E Ab D BDAEDBACb BAEDDA     ACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbebBAEDE Bc  eb   

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA 418 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,070 235,720 21 103 103 103 1949

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 2 13 -1,25 -3 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 33 41 22,75 19 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEbcE Bdb a B dccbCaEBACBEeCABCaEc C  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal dDa  B E b c * AB CE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik c d Da cb c e B cc c da c               

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  *bCdBAc decBdbc    

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 12 48
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M BERK EROĞLU 205 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,620 235,720 5 17 17 17 81

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 33 3 32,25 81 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 92 15 88,25 74 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe bEeAEDB DDdB*C BA CECEADBBDdECCeEDBaCA E

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCE EeBDDCDB EDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik dD EEE BAEBDbAD AEDAbEBDCB ADEDBDEACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DA B E eEBDEABaeCEcD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 6 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE T 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,243 235,720 13 61 61 61 315

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 27 9 24,75 62 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 80 34 71,50 60 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEedEe dDCBEBeBdECCDdBcCcEDCABCDEAEabB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal acCdeBDECEDBdAaABDCb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEdEaAcADaBaAEDBACDEBAEDDA E AaACe c

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AEDCcBAEDEdaBd eDcdA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METİN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,638 235,720 18 78 78 78 448

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 25 7 23,25 58 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 69 29 61,75 51 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEbdE BcDCBEBDBAbaCDbBbeBEeCABCDEbaaDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal a CEd DEe ccdADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEAEaAD DaBDAEDBACbcBAEcDd E c  CB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen A be   EDE Be  Bb   

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 8 70
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NADİR YILMAZ 214 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,323 235,720 7 29 29 29 145

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 30 2 29,50 74 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 89 22 83,50 70 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe CEAAEDBcDedB*CDdeBCEeEcDBdDBECeAEDBDCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDbabECBDaCDBeEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE BB EBDDADA EDAD BDCBAAaEDB EACb B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DACBbddCEBDEeBBDCE D

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ SUBAŞI 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,778 235,720 10 35 35 35 193

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 28 4 27,00 68 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 86 22 80,50 67 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe bEeAEDBEDDaBACbBABCECE DBBecECbAEDBDCAea

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCaEEeaDaCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  B EBDbAbAA DAD BDCBAAcEcBDEAC ABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bc B dECEBDEA BDaEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 5 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ATALAY 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,803 235,720 17 74 74 74 411

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 5 21,75 54 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 70 21 64,75 54 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe CbAAEDBcDD B CDBABCEeEcDBBDBECaAEDBDCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBD d  C DDCe AEDAcC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik aD EEE B E DDAb A DADcBDCBeADEbB  A   B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen b  Bb a EcDb  a C   

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 5 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÇOLAK 212 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,155 235,720 1 4 4 4 26

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 39 0 39,00 98 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 102 17 97,75 81 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe AeDcCdEDBADCBEBDBAaCCDEBeaBEDCABCDEAECeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BcCEABDEebeaCeDABDaa

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBBCDEAE ADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AdDCEBAEDEAaBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SU KURTGÖZ 324 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,010 235,720 16 73 73 73 409

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 24 13 20,75 52 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 75 39 65,25 54 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe AaDECAEeBADeBEBaBeECCDEdbeBEceABCDEAbCDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEeBDEebcB AD BD E

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBdCDEcEdbbdD BbAEDBACDEcAEeDAaa AaACB e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen cdDddeAEDEcaBCEabcCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALAT ZOR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,998 235,720 14 70 70 70 387

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 24 6 22,50 56 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 72 23 66,25 55 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe CEbAEDB D  BACDBABCECE DBBedECaAEDBDeAa 

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDbE c  DadDeAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEE ebEBDDAaAd DAD BDCa ADEeB EAC    

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen D   b caEBDEbBa C  D

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 4 74
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÇINAR GÜDEK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,093 235,720 12 58 58 58 309

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 77 19 72,25 60 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe bcAAEDB DD Bba BeBCECEcDBBDBECaAEDBaCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCdEdeaDDCcBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE aB E DbAD A DAD B CBAADEa  EAC  B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen        CEBDEcBBcCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 8 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞİMŞEK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,553 235,720 8 30 30 30 151

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 27 5 25,75 64 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 89 20 84,00 70 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe AaDEdAEDeADCBEBDd ECCDEB aBEDCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCaABDdCEedCcaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  BB DEdECAc a BaAEDBACDEBAEDDA ECABA c  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen babCEBAEDEeBBCEBD CA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 5 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTHAN FINDIK 228 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,650 235,720 6 18 18 18 94

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 93 17 88,75 74 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEdAEDBADCBEBDBbECCDEBeCdEDCABCaEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbcABDceEDBCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEcE dbADEBDA DBACDEBAEDDAEE  B  c  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbeEBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRTAŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,875 235,720 2 7 7 7 34

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 21 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,25 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,43 2,38 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,13 10,73 7,34

Matematik-1 40 33 6 31,50 79 24,74 24,44 10,40

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,57 2,56 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,87 4,68 1,59

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,29 3,41 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,73 10,65 3,54

Toplam: 120 101 15 97,25 81 74,85 73,77 41,86

TYT Türkçe ABDEdAEDBdDCBEBDBeEaCDEBcCBEDCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal Ba EABDEC e CADABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEeECAbAaEBDAEDBACDccAEDDAEECABACBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BULUT 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,468 235,720 1 93 93 93 639

Puanı Hesaplanan: 103 103 103 2354

Katılımlar: 1 103 103 103 2418

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,75 27,95 20,58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,39 1,61

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,38 1,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 1,91 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,06 2,81

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,75 10,73 7,34

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 19,75 24,44 10,40

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 2,56 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,00 4,68 1,59

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 3,41 1,38

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,25 10,65 3,54

Toplam: 120 63 34 54,50 45 54,50 73,77 41,86

TYT Türkçe dcAAEDBEDDeBcCaBeBCECEbDBdedECaAEcBDCAeE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCc ce D Cc AEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik eDCEEE BcEBDbAD A a DcBDCB ADE   E      

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen ee d bE bBba ee CEbb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
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