
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

KATILIMLAR

1 376 FEYZA NAZ GÜREL 11B 35 5 33,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 31 5 29,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 92 22 86,50 388,648 90

2 377 İSMAİL YAĞCI 11C 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 26 11 23,25 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 87 26 80,50 365,313 172

3 0 ŞEYMA KESKİN 11C 30 7 28,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 30 7 28,25 3 4 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 81 24 75,00 353,548 203

4 453 ASYA ERCİYAS 11C 31 6 29,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 8 22,00 2 5 0,75 4 1 3,75 5 1 4,75 82 24 76,00 352,215 208

5 450 ZEYNEP ÖZBAY 11C 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 81 18 76,50 350,165 213

6 446 SALİH YENİÇERİ 11D 34 2 33,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 20 4 19,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 76 15 72,25 338,298 265

7 375 ARDA ÜNAY 11A 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 21 12 18,00 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 80 32 72,00 336,418 270

8 482 ELİF BEYHAN İNCE 11D 33 4 32,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 21 4 20,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 73 11 70,25 332,163 283

9 473 EFE CAN MARAŞLI 11A 33 6 31,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 8 18,00 3 3 2,25 4 1 3,75 1 2 0,50 76 25 69,75 330,583 289

10 426 ADİL HATİNOĞLU 11B 31 8 29,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 73 24 67,00 326,150 307

11 461 YAĞIZ HIRLI 11D 27 13 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 10 21,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 1 3,75 76 36 67,00 323,053 324

12 410 BERNA KÖSEOĞLU 11B 27 8 25,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 26 7 24,25 2 0 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 71 19 66,25 322,333 327

13 0 YUSUF MELİH YILDI 11C 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 23 6 21,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 72 23 66,25 321,635 331

14 399 ALİ DEMİRTAŞ 11A 31 6 29,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 23 4 22,00 1 4 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 72 24 66,00 321,235 332

15 384 NURİ ÇALIŞIR 11A 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 6 19,50 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 74 31 66,25 319,983 341

16 476 BERKE KAPLAN 11C 32 6 30,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 21 5 19,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 72 25 65,75 318,913 347

17 418 ELİF TUSEM ÜNEK 11D 30 8 28,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 2 2 1,50 5 1 4,75 6 0 6,00 71 18 66,50 317,595 355

18 424 TAHA AKGÜL 11B 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 12 19,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 5 1 4,75 74 36 65,00 315,730 364

19 477 BETÜL İKRA EROĞLU 11D 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 72 27 65,25 313,755 373

20 0 MEHMET T SAĞLAM 11D 26 5 24,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 18 8 16,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 71 23 65,25 313,325 379

21 468 AZRA BETÜL ŞEN 11B 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 26 3 25,25 2 3 1,25 5 1 4,75 2 1 1,75 68 21 62,75 312,223 384

22 428 ÖMER KARLI 11D 33 7 31,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 13 16,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 72 39 62,25 305,820 410

23 467 BURAK BİRAL 11D 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 14 19,50 4 3 3,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 72 43 61,25 305,158 415

24 0 AGİS 11A 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 14 7 12,25 3 1 2,75 6 1 5,75 68 21 62,75 304,333 423

25 380 MERT ALİ KARA 11A 25 9 22,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 7 20,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 67 25 60,75 304,020 426

26 470 ASUDE TÜRK 11A 30 7 28,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 17 5 15,75 2 2 1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 66 21 60,75 300,175 453

27 488 BERKAY AL 11D 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 7 10,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 68 26 61,50 298,870 464

28 457 BESİM BALTACI 11A 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 5 17,75 2 2 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 66 28 59,00 297,343 476

29 389 BERİL ERDAL 11D 26 10 23,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 25 2 24,50 1 0 1,00 60 13 56,75 294,433 491
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

KATILIMLAR

30 469 MELDA OKUR 11B 25 8 23,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 3 18,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 62 15 58,25 293,253 500

31 441 ZEYNEP KIR 11B 27 8 25,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 21 2 20,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 1 4,75 61 16 57,00 291,310 518

32 454 ENİS SHA      ŞEN 11B 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 8 22,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 67 45 55,75 289,003 542

33 374 BERRU UÇAŞ 11C 27 12 24,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 20 9 17,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 62 27 55,25 284,973 578

34 486 EREN 11A 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 15 5 13,75 2 4 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 64 31 56,25 284,693 580

35 474 KÜBRA KÖSE 11A 26 12 23,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 16 9 13,75 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 65 35 56,25 284,243 582

36 437 AYŞENUR EREN 11C 28 11 25,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 18 10 15,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 65 40 55,00 283,268 589

37 396 YAĞMUR 11B 34 6 32,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 15 7 13,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 62 27 55,25 281,888 602

38 386 EMİRHAN BALAKÇI 11C 30 6 28,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 16 5 14,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 60 23 54,25 279,508 624

39 456 DENİZ SELVİ 11A 29 7 27,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 18 3 17,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 12 53,00 278,008 637

40 427 KÜRŞAT TAHA COŞAR 11C 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 13 12,75 60 27 53,25 276,748 646

41 382 ZEYNEP KOCA 11A 26 9 23,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 18 9 15,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 61 33 52,75 275,490 658

42 0 ZEYNE P 11B 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 16 14 12,50 3 3 2,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 62 36 53,00 274,248 666

43 371 ADİL YILDIRIM 11A 16 3 15,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 19 7 17,25 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 56 18 51,50 271,133 691

44 422 NAZLI ERDOĞAN 11B 27 13 23,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 4 16,00 2 2 1,50 3 3 2,25 3 1 2,75 58 28 51,00 269,663 702

45 462 AHMET TUTKUN 11A 25 12 22,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 8 15,00 3 4 2,00 4 2 3,50 2 1 1,75 59 32 51,00 268,980 711

46 373 GÖKHUN Y 11B 25 10 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 6 13,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 59 33 50,75 268,713 713

47 471 ABDULLAH EREN 11A 24 12 21,00 1 4 0,00 4 1 3,75 19 11 16,25 2 5 0,75 4 2 3,50 5 1 4,75 59 36 50,00 266,030 743

48 407 ELİF SU GÖGCEOĞLU 11C 28 11 25,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 16 9 13,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 56 26 49,50 264,773 755

49 387 ALİHAN BALAKÇI 11B 24 4 23,00 1 2 0,50 1 0 1,00 24 4 23,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 51 14 47,50 264,205 761

50 433 BERİL CABALUZ 11D 34 6 32,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 9 7 7,25 0 6 -1,50 5 1 4,75 2 3 1,25 58 29 50,75 264,083 762

51 10 İLKER SARIGÖZ 11C 27 13 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 5 1 4,75 58 31 50,25 262,215 783

52 0 HAVVA BÜTÜNER 11D 28 8 26,00 2 0 2,00 4 0 4,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 51 13 47,75 261,008 801

53 480 EMRE ÖZSO Y 11A 29 9 26,75 1 0 1,00 14 8 12,00 3 4 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 55 24 49,00 260,083 811

54 403 RANA 11B 25 11 22,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 19 5 17,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 54 26 47,50 260,043 813

55 423 AHMET AKARSU 11D 27 9 24,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 14 7,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 3 2,25 58 38 48,50 257,248 851

56 404 MÜGE HESAPTAR 11B 27 7 25,25 1 0 1,00 20 4 19,00 48 11 45,25 254,630 883

57 435 MELDA TOPRAK 11D 26 14 22,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 7 9,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 55 30 47,50 254,290 887

58 472 BİLAL 11B 21 13 17,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 15 7 13,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 53 34 44,50 248,958 934
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

KATILIMLAR

59 429 METEHAN KARA 11C 15 13 11,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 6 16,50 1 4 0,00 3 3 2,25 2 3 1,25 52 35 43,25 246,505 970

60 447 ALPER ESEN 11D 25 14 21,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 14 5 12,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 54 41 43,75 246,433 971

61 432 İKRA NİSA ELİAÇIK 11A 23 11 20,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 15 2 14,50 0 6 -1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 51 30 43,50 245,693 981

62 417 EGE GÖRGÜ 11A 15 9 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 18 6 16,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 1 2,75 50 27 43,25 245,405 988

63 465 ARDA SAĞLAM 11D 16 14 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 19 7 17,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 51 33 42,75 245,213 993

64 414 ZEHRA CERİT 11C 23 9 20,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 13 12 10,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 52 34 43,50 243,008 1019

65 370 FEVZİ GÜZYURDU 11D 22 17 17,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 15 8 13,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 52 40 42,00 240,793 1050

66 460 BUĞRA KARADAĞ 11C 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 16 7 14,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 50 53 36,75 224,373 1258

67 0 HASAN 11B 19 16 15,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 18 12 15,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 47 45 35,75 222,198 1288

68 438 AHMET ARDA ERTAN 11B 15 14 11,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 16 13 12,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 4 1,00 45 47 33,25 212,878 1396

69 464 KAAN TOMAR 11C 22 11 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 1 2 0,50 43 35 34,25 210,310 1434

70 415 BULUT ŞİMŞEK 11A 13 9 10,75 1 1 0,75 19 18 14,50 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 42 39 32,25 209,355 1442

71 393 YUSUF SELİM GÖKÇE 11B 21 3 20,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 30 5 28,75 191,275 1681

72 411 NİSA DEMİREL 11B 15 8 13,00 10 6 8,50 25 14 21,50 173,125 1899

73 401 AYZİN BOZYİĞİT 11B 7 4 6,00 2 1 1,75 10 3 9,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 23 24 17,00 159,450 2019
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

KATILIMLAR
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 375 ARDA ÜNAY 11A 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 21 12 18,00 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 80 32 72,00 336,418 270

2 473 EFE CAN MARAŞLI 11A 33 6 31,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 20 8 18,00 3 3 2,25 4 1 3,75 1 2 0,50 76 25 69,75 330,583 289

3 399 ALİ DEMİRTAŞ 11A 31 6 29,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 23 4 22,00 1 4 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 72 24 66,00 321,235 332

4 384 NURİ ÇALIŞIR 11A 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 6 19,50 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 74 31 66,25 319,983 341

5 0 AGİS 11A 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 14 7 12,25 3 1 2,75 6 1 5,75 68 21 62,75 304,333 423

6 380 MERT ALİ KARA 11A 25 9 22,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 7 20,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 67 25 60,75 304,020 426

7 470 ASUDE TÜRK 11A 30 7 28,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 17 5 15,75 2 2 1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 66 21 60,75 300,175 453

8 457 BESİM BALTACI 11A 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 5 17,75 2 2 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 66 28 59,00 297,343 476

9 486 EREN 11A 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 15 5 13,75 2 4 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 64 31 56,25 284,693 580

10 474 KÜBRA KÖSE 11A 26 12 23,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 16 9 13,75 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 65 35 56,25 284,243 582

11 456 DENİZ SELVİ 11A 29 7 27,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 18 3 17,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 12 53,00 278,008 637

12 382 ZEYNEP KOCA 11A 26 9 23,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 18 9 15,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 61 33 52,75 275,490 658

13 371 ADİL YILDIRIM 11A 16 3 15,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 19 7 17,25 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 56 18 51,50 271,133 691

14 462 AHMET TUTKUN 11A 25 12 22,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 8 15,00 3 4 2,00 4 2 3,50 2 1 1,75 59 32 51,00 268,980 711

15 471 ABDULLAH EREN 11A 24 12 21,00 1 4 0,00 4 1 3,75 19 11 16,25 2 5 0,75 4 2 3,50 5 1 4,75 59 36 50,00 266,030 743

16 480 EMRE ÖZSO Y 11A 29 9 26,75 1 0 1,00 14 8 12,00 3 4 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 55 24 49,00 260,083 811

17 432 İKRA NİSA ELİAÇIK 11A 23 11 20,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 15 2 14,50 0 6 -1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 51 30 43,50 245,693 981

18 417 EGE GÖRGÜ 11A 15 9 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 18 6 16,50 2 4 1,00 4 2 3,50 3 1 2,75 50 27 43,25 245,405 988

19 415 BULUT ŞİMŞEK 11A 13 9 10,75 1 1 0,75 19 18 14,50 2 5 0,75 3 4 2,00 4 2 3,50 42 39 32,25 209,355 1442
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 376 FEYZA NAZ GÜREL 11B 35 5 33,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 31 5 29,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 92 22 86,50 388,648 90

2 426 ADİL HATİNOĞLU 11B 31 8 29,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 73 24 67,00 326,150 307

3 410 BERNA KÖSEOĞLU 11B 27 8 25,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 26 7 24,25 2 0 2,00 5 1 4,75 3 1 2,75 71 19 66,25 322,333 327

4 424 TAHA AKGÜL 11B 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 12 19,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 5 1 4,75 74 36 65,00 315,730 364

5 468 AZRA BETÜL ŞEN 11B 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 26 3 25,25 2 3 1,25 5 1 4,75 2 1 1,75 68 21 62,75 312,223 384

6 469 MELDA OKUR 11B 25 8 23,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 3 18,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 62 15 58,25 293,253 500

7 441 ZEYNEP KIR 11B 27 8 25,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 21 2 20,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 1 4,75 61 16 57,00 291,310 518

8 454 ENİS SHA      ŞEN 11B 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 8 22,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 67 45 55,75 289,003 542

9 396 YAĞMUR 11B 34 6 32,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 15 7 13,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 62 27 55,25 281,888 602

10 0 ZEYNE P 11B 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 16 14 12,50 3 3 2,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 62 36 53,00 274,248 666

11 422 NAZLI ERDOĞAN 11B 27 13 23,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 4 16,00 2 2 1,50 3 3 2,25 3 1 2,75 58 28 51,00 269,663 702

12 373 GÖKHUN Y 11B 25 10 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 6 13,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 59 33 50,75 268,713 713

13 387 ALİHAN BALAKÇI 11B 24 4 23,00 1 2 0,50 1 0 1,00 24 4 23,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 51 14 47,50 264,205 761

14 403 RANA 11B 25 11 22,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 19 5 17,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 54 26 47,50 260,043 813

15 404 MÜGE HESAPTAR 11B 27 7 25,25 1 0 1,00 20 4 19,00 48 11 45,25 254,630 883

16 472 BİLAL 11B 21 13 17,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 15 7 13,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 53 34 44,50 248,958 934

17 0 HASAN 11B 19 16 15,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 18 12 15,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 47 45 35,75 222,198 1288

18 438 AHMET ARDA ERTAN 11B 15 14 11,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 16 13 12,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 4 1,00 45 47 33,25 212,878 1396

19 393 YUSUF SELİM GÖKÇE 11B 21 3 20,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 30 5 28,75 191,275 1681

20 411 NİSA DEMİREL 11B 15 8 13,00 10 6 8,50 25 14 21,50 173,125 1899

21 401 AYZİN BOZYİĞİT 11B 7 4 6,00 2 1 1,75 10 3 9,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 23 24 17,00 159,450 2019
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 377 İSMAİL YAĞCI 11C 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 26 11 23,25 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 87 26 80,50 365,313 172

2 0 ŞEYMA KESKİN 11C 30 7 28,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 30 7 28,25 3 4 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 81 24 75,00 353,548 203

3 453 ASYA ERCİYAS 11C 31 6 29,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 8 22,00 2 5 0,75 4 1 3,75 5 1 4,75 82 24 76,00 352,215 208

4 450 ZEYNEP ÖZBAY 11C 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 81 18 76,50 350,165 213

5 0 YUSUF MELİH YILDI 11C 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 23 6 21,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 72 23 66,25 321,635 331

6 476 BERKE KAPLAN 11C 32 6 30,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 21 5 19,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 72 25 65,75 318,913 347

7 374 BERRU UÇAŞ 11C 27 12 24,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 20 9 17,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 62 27 55,25 284,973 578

8 437 AYŞENUR EREN 11C 28 11 25,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 18 10 15,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 65 40 55,00 283,268 589

9 386 EMİRHAN BALAKÇI 11C 30 6 28,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 16 5 14,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 60 23 54,25 279,508 624

10 427 KÜRŞAT TAHA COŞAR 11C 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 13 12,75 60 27 53,25 276,748 646

11 407 ELİF SU GÖGCEOĞLU 11C 28 11 25,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 16 9 13,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 56 26 49,50 264,773 755

12 10 İLKER SARIGÖZ 11C 27 13 23,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 8 2 7,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 5 1 4,75 58 31 50,25 262,215 783

13 429 METEHAN KARA 11C 15 13 11,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 18 6 16,50 1 4 0,00 3 3 2,25 2 3 1,25 52 35 43,25 246,505 970

14 414 ZEHRA CERİT 11C 23 9 20,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 13 12 10,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 52 34 43,50 243,008 1019

15 460 BUĞRA KARADAĞ 11C 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 16 7 14,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 50 53 36,75 224,373 1258

16 464 KAAN TOMAR 11C 22 11 19,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 0 4 -1,00 3 3 2,25 1 2 0,50 43 35 34,25 210,310 1434
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08 (OP01-SS.34TYT08) 73 73 73 2388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,03 10,64 20,37 2,05 1,83 1,59 2,11 1,28 1,79 1,52 1,71 1,10 2,99 0,94 2,75 11,23 5,03 9,97 0,97 1,88 0,50 1,76 1,07 1,50 1,60 1,17 1,31 47,26 25,55 40,88 232,370

Okul Ortalaması 26,26 9,22 23,96 2,45 1,47 2,09 2,60 1,04 2,34 2,00 1,33 1,67 2,81 0,88 2,59 18,00 7,04 16,24 1,74 3,07 0,97 3,22 1,63 2,81 2,49 1,89 2,02 61,57 27,57 54,69 281,810

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 446 SALİH YENİÇERİ 11D 34 2 33,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 20 4 19,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 76 15 72,25 338,298 265

2 482 ELİF BEYHAN İNCE 11D 33 4 32,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 21 4 20,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 73 11 70,25 332,163 283

3 461 YAĞIZ HIRLI 11D 27 13 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 10 21,50 3 4 2,00 5 2 4,50 4 1 3,75 76 36 67,00 323,053 324

4 418 ELİF TUSEM ÜNEK 11D 30 8 28,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 2 2 1,50 5 1 4,75 6 0 6,00 71 18 66,50 317,595 355

5 477 BETÜL İKRA EROĞLU 11D 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 72 27 65,25 313,755 373

6 0 MEHMET T SAĞLAM 11D 26 5 24,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 18 8 16,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 71 23 65,25 313,325 379

7 428 ÖMER KARLI 11D 33 7 31,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 20 13 16,75 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 72 39 62,25 305,820 410

8 467 BURAK BİRAL 11D 29 10 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 23 14 19,50 4 3 3,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 72 43 61,25 305,158 415

9 488 BERKAY AL 11D 28 10 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 12 7 10,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 1 2,75 68 26 61,50 298,870 464

10 389 BERİL ERDAL 11D 26 10 23,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 25 2 24,50 1 0 1,00 60 13 56,75 294,433 491

11 433 BERİL CABALUZ 11D 34 6 32,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 9 7 7,25 0 6 -1,50 5 1 4,75 2 3 1,25 58 29 50,75 264,083 762

12 0 HAVVA BÜTÜNER 11D 28 8 26,00 2 0 2,00 4 0 4,00 17 4 16,00 0 1 -0,25 51 13 47,75 261,008 801

13 423 AHMET AKARSU 11D 27 9 24,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 14 7,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 3 2,25 58 38 48,50 257,248 851

14 435 MELDA TOPRAK 11D 26 14 22,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 11 7 9,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 55 30 47,50 254,290 887

15 447 ALPER ESEN 11D 25 14 21,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 14 5 12,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 54 41 43,75 246,433 971

16 465 ARDA SAĞLAM 11D 16 14 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 19 7 17,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 51 33 42,75 245,213 993

17 370 FEVZİ GÜZYURDU 11D 22 17 17,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 15 8 13,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 52 40 42,00 240,793 1050
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SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH EREN 471 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,030 232,370 15 47 47 47 743

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 11 16,25 41 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 59 36 50,00 42 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe bEddEDe caBBcCcBAdCEC cDBB  ECCAEDBaCAbE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eaDec          EDABb

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  a EE eBe  cbA AA DAD BDCBAAcEeabbcC  BE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAeBbcbaEBDb BBDCEdD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 16 9 59
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL YILDIRIM 371 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,133 232,370 13 43 43 43 691

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 3 15,25 38 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 56 18 51,50 43 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEdAE            eCDEB C bDCABC       

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbE BDEeE   Ab   Cb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBB DE ECdb bEB AE BACbcBAE Db       B a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AE eEBAEDccBB EaD C 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 12 3 44
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AGİS 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,333 232,370 5 24 24 24 423

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 14 7 12,25 31 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 68 21 62,75 52 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECeEDBb CBdBDdAEdCDEBAaBEDCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCceBDcC eBacDAB CE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik b e DEdE Ac    D E BACbcBAE DA         a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  E  EBcEDEcBBC      

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TUTKUN 462 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,980 232,370 14 45 45 45 711

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 8 15,00 38 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 59 32 51,00 43 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe bcAAEDBcDeBBdCbBABCEaEcDdBDdECCbEDBaC   

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBDCcEEaBDad    D   

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik aD Eb BBeEBDceaAAaD D B  a A  D  EA   B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAeBccE EBDbdBBeC   

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 8 70
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DEMİRTAŞ 399 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,235 232,370 3 14 14 14 332

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 72 24 66,00 55 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe  EAAEDBEDDBBcCbBe CECEeDBBD ECaAEDBDCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ceD EEcCaD dDBAbDdBC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik        B EBDDADAA DAbEBDCcAA EDa  ACCeB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen   dBbab EBD  BB dbAe

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 4 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÜNAY 375 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,418 232,370 1 7 7 7 270

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 21 12 18,00 45 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 80 32 72,00 60 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe bEeAEDdEDeBBACaBABCECdADBBDBECeAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCEEceBDaaDBebDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CDdEEEBBeEBbbAaAAcaAbEdaCaAAcE    A C B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cedBAE dEBDEABBcCEcD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 23 4 85
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE TÜRK 470 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,175 232,370 7 26 26 26 453

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 66 21 60,75 51 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe CEAAEDeEDD cAC B dCECEAeddeBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal e D EcE  DDa BAaDeBC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE  BeEBD Aa b aAD dDCB A ED         

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  AaBd  aEBDE BB d A 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 4 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BESİM BALTACI 457 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,343 232,370 8 28 28 28 476

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 66 28 59,00 49 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECcE dcDCB dec ECCDEBcCBbDCABCeEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCccBDEe DBCAaAB CE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DEed bD     AEDBACD BAEe AE d B    D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen Aa  cB EDa dca abbbA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 7 67
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT ŞİMŞEK 415 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,355 232,370 19 70 70 70 1442

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 18 14,50 36 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 42 39 32,25 27 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe AeDEbeE dc C  BDdAEeCDEBee              

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal                  D a

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBdacEccbebAabBaAEDBACbEBAEcDA adAa aB b

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bacddBAEDacBcaEaDDCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 9 9 33
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 2 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SELVİ 456 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,008 232,370 11 39 39 39 637

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 56 12 53,00 44 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEdeE B DCB BD AEbCDEBAeBEDaABCbEAbCDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal B CE  D         BDC 

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DE E A  D   AE BACb B E DA  C    B e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen b    B      B  a    

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 6 67
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CAN MARAŞLI 473 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,583 232,370 2 9 9 9 289

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 20 8 18,00 45 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 76 25 69,75 58 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECAEDdADCBEBe AECCcEBcCdEaCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbceBDbaEDBCADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  ccdECAbA EBD EDB CDEa EcDb  C   CB a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen caDaEB  Dd BBCEa  d 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 5 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÖRGÜ 417 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,405 232,370 18 62 62 62 988

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 50 27 43,25 36 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe AB  b a     eE D cECeDEebC E  ABC EAda  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCdABDE c   c  ca E

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  BB DEA   bbD   AE BACDcBdEDDA bC      c

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbeEe EDc BcCEeD C 

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 9 6 33
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÖZSO Y 480 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,083 232,370 16 53 53 53 811

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 14 8 12,00 30 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 55 24 49,00 41 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEbeE ddDCBEBaB cCCDEBcaBEDCABCDEAEeDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal                  D  

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Bd aE E bbd  B AE BACb BA cDA E d      

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen babCdBAED dBB EBDaCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 7 70
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN 486 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,693 232,370 9 34 34 34 580

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 64 31 56,25 47 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe CEeAEDBbDeB  CaBAdCECEADBBDBECeAEDBaCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ccDCEEdCBDa b AcDdca

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eBeE D A Ab  AbEBDCc     B      B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  AeBbaaCEBDdcaBDdEAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 5 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA NİSA ELİAÇIK 432 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,693 232,370 17 61 61 61 981

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 51 30 43,50 36 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe bEeAEDB D   c Dce CECEcDBBDdECdbEcBaCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal e     EeBDDCcccbbeBC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D     B E  DA     Ab BDCBAA Ee  E C    

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bcdd bc EB b BBeCE b

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 9 48
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KÖSE 474 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,243 232,370 10 35 35 35 582

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 9 13,75 34 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 65 35 56,25 47 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDcCeEDd DCBad BAEeCDEBeCcEDCABCDEAbeed

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal Bbdd BDECEeBaeDAB Cb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  ed ac E A  D BDAE BA D a EcDA E ea CB c

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EbbEdAEDEcBcCEBbDCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 7 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ KARA 380 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,020 232,370 6 25 25 25 426

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 67 25 60,75 51 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECeE de C  B  dECCDEBACdEbCABCDEbEdDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BD EeBD C eBCADAB CE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBa DE E bc  EBaAE BACDccA DDA E AB CB a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen b  dcd EbE Bc Ea  CA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 6 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURİ ÇALIŞIR 384 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,983 232,370 4 15 15 15 341

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 21 6 19,50 49 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 74 31 66,25 55 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe CcdAEDBED dBcCDde CEdEAeBBDBECbAEcBDCAda

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCcdECBDDCeBeEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  B   DDA A E AbcBDCBA c DBbEce ABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cAeBbEaCEBDccaBaaEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 9 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOCA 382 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,490 232,370 12 41 41 41 658

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 19 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,91 23,96 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,41 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,32 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 9 15,75 39 16,32 16,24 9,97

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,37 0,97 0,50

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,24 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,43 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,04 5,80 3,30

Toplam: 120 61 33 52,75 44 55,58 54,68 40,88

TYT Türkçe AaDECeE eeDCBEc BAECCDEB  BEDCABCccA eDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal aDbceBD bEDBCAa BDab

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  BB DEdE Abcc  D E BAa  BAEabA  CA dCB a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  EbCadcb d    EBDbCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 5 74
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL HATİNOĞLU 426 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,150 232,370 2 10 10 10 307

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 25 4 24,00 60 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 73 24 67,00 56 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEdeEe ADCBEBaBAEaCDEdACBEDCABCaEAECDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDC AaD C bBecDABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBeCDE E A d  BDAEDBACb BAEDDd E    CBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen c    eddD  BBa eD aA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA ERTAN 438 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,878 232,370 18 68 68 68 1396

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 13 12,75 32 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 45 47 33,25 28 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe CEdAEDBbDadBcCccd CddEeDBdDcEa          

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBDaEadCBDDdDeA     

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik Ca EEbdBAE DcAabdE  DaBDCBeAcda  b    B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen beeBccbdEcD daBcecAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 12 9 44
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 2 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN BALAKÇI 387 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,205 232,370 13 49 49 49 761

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 24 4 23,00 58 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 51 14 47,50 40 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe dEAAEDBEDeBBACaBABCEaE DB  B     DB  A  

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal  eD d           D   

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  BA  DDADAAEDADEBDCcAAcEaB   b  B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen       a  c    e C  b

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 2 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYZİN BOZYİĞİT 401 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,450 232,370 21 73 73 73 2019

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 4 6,00 15 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 23 24 17,00 14 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe CEdA DB     AeDcd                       

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal      bE B           

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD E   Bb  D       AbaBD              BE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cbeBcdaCdBadcaecabAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 6 3 22
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BETÜL ŞEN 468 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,223 232,370 5 21 21 21 384

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 26 3 25,25 63 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 68 21 62,75 52 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe dEAAEDecDDde Ca  eCaCE DdBDBECCAEDBDCACb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal AaDCd ECaD C        

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eB EBDeAD AE AD BDCBbA  DBDEAC AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAeBd  CEBDd BBc   D

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 7 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA KÖSEOĞLU 410 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,333 232,370 3 12 12 12 327

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 26 7 24,25 61 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 71 19 66,25 55 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe  EdAEDeEDedB C   BCECEcDBBDBECCAEDBaCAba

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBD    e D     EDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  a Ed  BdEBDDAcAdED D BDCBdADEbB EACCABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  A B    EBDEdBB CEd 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 5 70
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL 472 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,958 232,370 16 58 58 58 934

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 53 34 44,50 37 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe C* AEDe     ceaBbdCECEcDdBbdECeAEDBDCAbE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal caDCdE CBD Ce AEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eBAb  D   b bADEBDdBAAb b       B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen b eBe cCd D dc  eEdb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 9 48
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS SHA      ŞEN 454 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,003 232,370 8 32 32 32 542

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 24 8 22,00 55 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 67 45 55,75 46 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDcdcaDedDCeEBDdeECCDdBdedbDCABCaEAbeeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDeEcBDdCccBCAadBDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEeEeeb Db D EDBACDcBAEDD  EC  ACBDb

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bceCcdAEDdceBeEeDDdc

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 14 48
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA NAZ GÜREL 376 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,648 232,370 1 1 1 1 90

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 92 22 86,50 72 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECdEDBADCBEBDBeEbCDEdACBEDCABCDEAEbDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbceaDEeEcBCcaABaCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe aEeE ADADEBDAEDBACDEBAEaD  ECABACBDc

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bc CEBAEDEdBBCEB DCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 3 89
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHUN Y 373 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,713 232,370 12 46 46 46 713

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 15 6 13,50 34 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 59 33 50,75 42 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe AeDECAE aADCBcBa  dCCbEBea EDCABC EAEeeB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCEABDEecDcCAbAeDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Be DEbE    a   AE BACb BAEcD    d   B D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen dabbc  EDEb B Eabedd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 16 7 59
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,198 232,370 17 67 67 67 1288

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 12 15,00 38 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 47 45 35,75 30 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEadE edDee e  AEeCDEB ecEcCABCacAaebB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal acCccaDE  eB d AB Cb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBc DE d Ac e c AEDBAbbcBAEcDA d A AbB a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  aabcBcb      EBb bd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 11 48
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELDA OKUR 469 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,253 232,370 6 30 30 30 500

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 3 18,25 46 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 62 15 58,25 49 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABD   EDeADCBEaDc EdCDEBbadEDCABCaEAE   

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BD  A   CE  C      E

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DE ECd A    A DBACb B EbD   C   CBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen d  eEBAEDE BB Ea eCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 16 7 59
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE HESAPTAR 404 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,630 232,370 15 56 56 56 883

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 16,99 16,24 9,97

Toplam: 120 48 11 45,25 38 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe bc  EDeEDeB  C aABCECE DBBDdECaAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal                 D   

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  deEBDDAa A aAD    B A ED DE C AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 5 63
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ERDOĞAN 422 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,663 232,370 11 44 44 44 702

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 58 28 51,00 43 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe CcdAEDaEDedBACDBeeCEaEcDBBeBECaAEDBaCAdE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal  B CaEd aD  e    ABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD Ed  B EBD AaA   Ab BDCB A Eb    C    

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  A B dc EBDddeB CE* 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 10 63
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DEMİREL 411 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,125 232,370 20 72 72 72 1899

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 21,70 23,96 20,37

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 16,99 16,24 9,97

Toplam: 120 25 14 21,50 18 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe bEdAEDB DeBcACDBe CcCEcDd               

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Matematik bc EEE B EB     A a bEBD c    b         

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 12 6 44
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RANA 403 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,043 232,370 14 54 54 54 813

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 54 26 47,50 40 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe bcdAEDB D dBbCaB BCECEcDBdbdECaAEDBDCAC 

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal e  ea E  D  D e D   

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEE B E  DA AA  AbcBDCB A Ea    dd B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eA B   CbBDc  a dEb 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 8 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKGÜL 424 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,730 232,370 4 18 18 18 364

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 22 12 19,00 48 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 74 36 65,00 54 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECAEedceCBEBecbECCDEBcedbDCABCaEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDaEABDEe bebADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBe DEbECAbAc BaAEDBACDcaAEcDb c A dCB b

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bcb dd EDEdBB EBDDCb

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 10 63
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 1 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR 396 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,888 232,370 9 37 37 37 602

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 62 27 55,25 46 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDbCbEeBADCBEBbBAEeCDEBACBEDCABCDEAECDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal d  cA D e cBdcDABDab

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik b B adA  AbA  BaAEDBACb B EcD        B  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen e   ad  Da BB EBD dc

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 3 89
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SELİM GÖKÇE 393 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,275 232,370 19 71 71 71 1681

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 3 20,25 51 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,87 8,68 7,23

Toplam: 120 30 5 28,75 24 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe AaDEC ED           b DEBAC EDCABCDEAEa  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BD EABD   D d   B Cb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 2 48
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE P 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,248 232,370 10 42 42 42 666

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 14 12,50 31 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 62 36 53,00 44 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe CEdAEDB DeBeeCDccdCECE DdBbBECaAEDBDb   

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal dBDCE ECBDDCeBAcDeBe

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE BB dBDcAaeb edbcBDCcdAcbaB   C  B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAeB cECEBDE  acd   

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 7 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KIR 441 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,310 232,370 7 31 31 31 518

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 21 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,70 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,77 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,85 2,34 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 6,87 8,68 7,23

Matematik-1 40 21 2 20,50 51 16,99 16,24 9,97

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,97 0,50

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,37 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,55 2,02 1,31

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,42 5,80 3,30

Toplam: 120 61 16 57,00 48 49,98 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEbeE B DC  dDB EbCDEBcCBEDCABCaEbEdDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal      B    b CADA    

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DE    DA  BaAE BACb BA  DA EC  ACB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen    edB Ebd B  EBDcCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 5 67
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ERCİYAS 453 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,215 232,370 3 4 4 4 208

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 24 8 22,00 55 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 82 24 76,00 63 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe   AAEDBEDDaeACDB BCECaeDBBDBECCAEDBDCAaa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDecEE BDDCDBAbDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD  EE B EdDDAaAAaDAbcBDCB AaEcBDa C AB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAeecEc EBbE BBcCEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 3 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR EREN 437 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,268 232,370 8 36 36 36 589

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 10 15,50 39 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 65 40 55,00 46 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ebdbEDaED BBACacABCECEADBBeBcCaAEDBDCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABD EdEeBDD DacEaABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEE BAEdDcAeAbbcAb BDbB  cE   c   ABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAeBbcbacBDcddBebEdb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE KAPLAN 476 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,913 232,370 6 16 16 16 347

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 72 25 65,75 55 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEb E dADCBdBDBeEaCDEBcCBEDCABCDEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDCc aD ebeBCADABDa 

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik b   DE E bbADEB AE BACbEBAEcDA    B  B D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bbedEBAd b BB Eab CA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 2 33
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU UÇAŞ 374 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,973 232,370 7 33 33 33 578

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 20 9 17,75 44 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 62 27 55,25 46 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDcCeED ADaBEBDdbECCaEBAbdEDCABCDEAbaed

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal  DC ABDE  a CA  B aE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBc DEeEaAb cbB AE BACb BAEDD   C  AaB e

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen da     ED  BBC  b  d

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 8 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA KARADAĞ 460 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,373 232,370 15 66 66 66 1258

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 50 53 36,75 31 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe CEcAEDaEDaeBcCacAcCEebceBdeBcCaAEDBDCbbE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDedEEbdDedaceaabcd

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE  B E  DA  b aAb BDCc Ab a a A  ABE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAeBbcbacBDcddBebEde

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 10 63
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU GÖGCEOĞLU 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,773 232,370 11 48 48 48 755

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 9 13,75 34 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 56 26 49,50 41 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDcCeEc ADaBEBDdbECCDEBACdEDCABCDEAbaed

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal  DC A DEa a CADA    

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBc  EeEaAbAcb  AE BACb BAE       aAaB  

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen da     ED   Bb     d

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 6 74
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 2 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BALAKÇI 386 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,508 232,370 9 38 38 38 624

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 5 14,75 37 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 60 23 54,25 45 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe AaDECd DBADCBaBD AdCCDEd  BEDCABCDEAEaDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDacAaDdeED      D  

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB   E E Ab a   AEDB CbcB E    a    CBDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AabeE  EDb  B daD Cb

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 4 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER SARIGÖZ 10 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,215 232,370 12 51 51 51 783

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 58 31 50,25 42 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEdeEedceCcEBaBeECCDEBAadEDCABCDEAEeDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbcABDcCEDa AaABDCb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DEeE bDA            BA              

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen cabecBeEDEeaBeEBDcCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL YAĞCI 377 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,313 232,370 1 2 2 2 172

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 26 11 23,25 58 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 87 26 80,50 67 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDECAEDBADCBcBDBeECCDEBbdBEcaABCaEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbcABDECEec  a  DCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Be DEbECAbADEBDAbDBACbEdAEbDbEaCAa CBDc

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen cbeCEBAEDEABBCEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 20 7 74
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TOMAR 464 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,310 232,370 16 69 69 69 1434

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 43 35 34,25 29 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe CEcAEDB    Bda c  CEbEADBBecECbbEDBaCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCcEdCBDaCDecbaABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik b      d d      e  Abc  CBA   a       B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eba  c ddBDa B   Ebb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 15 7 56
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 2 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜRŞAT TAHA COŞAR 427 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,748 232,370 10 40 40 40 646

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 16 13 12,75 32 16,06 16,24 9,97

Toplam: 120 60 27 53,25 44 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe CEdAEDBbDDeBeCDBA CEdEADBdeBECaAEbBDCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal cBDCE dCBDaCeBAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik d  EEEeBeEBDb   e DdbbBDCc AcEa DEAe   d

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 7 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgen Çizimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN KARA 429 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,505 232,370 13 59 59 59 970

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 52 35 43,25 36 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe AeDcbcE  dDCe Bb dE CDEBba     BCaEAca  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbccaDECED CAaABaCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  aEcE A A     E BACbcBAEcDb   AB  BDD

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen bEbbd  Ebb BBdEBb db

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 9 10 33
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KESKİN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,548 232,370 2 3 3 3 203

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 30 7 28,25 71 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 81 24 75,00 63 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe CEeAEDBED BBcC cA CECEADBBeBECaAEDBaCAeE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDbE EdBDDCcBAdDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD aEEBBeE DbAaAcEDADcBDCBAADEDBDaACCAB 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAbBbEa EB   BB a   

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MELİH YILDI 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,635 232,370 5 13 13 13 331

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 72 23 66,25 55 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe CceAEDBEce BeCDBddCECEADBBDBbCCAEDBDCAaE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDbE EeBDD e  bDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EE ecdE   A AAE  D*BDCBAAcEDB  AC ABc

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen    e  E  BD dBBc EAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 7 70
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA CERİT 414 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,008 232,370 14 64 64 64 1019

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 13 12 10,00 25 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 52 34 43,50 36 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDE  E  c eBEdce ECCDEdAC  DCABCaEAaaDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbEcaDEC DB   eBaaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B  DEbECA     DAE dA b c dc  bcCda CBea

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen eE e   EDb   aEBbbCd

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 16 4 59
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZBAY 450 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,165 232,370 4 5 5 5 213

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 16 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,23 23,96 20,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,50 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 16,06 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,72 0,97 0,50

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,95 2,02 1,31

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,41 5,80 3,30

Toplam: 120 81 18 76,50 64 57,20 54,68 40,88

TYT Türkçe CEeAEDeEDDBBACDBABCECEeDBBDBEC AEeBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCEEEeBDDCeBcEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEE BAE  cAaAA  bD B CB A          B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen eAbBbEaaEBDEeBBeCEAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AKARSU 423 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,248 232,370 13 55 55 55 851

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 11 14 7,50 19 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 58 38 48,50 40 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe AeDECdE   DCB BbBAEbCDEBbeBbDCABCDEAEbDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbceBDEeceBCADABDaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik aBe DE E Ac    a E  babccdEbDb E A  bcD 

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  b ddBeEDd  B EBDede

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 6 67
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 2 0
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ESEN 447 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,433 232,370 15 60 60 60 971

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 54 41 43,75 36 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe CEeAEDacD dBACDBABCEabecdBDcECeAEeBDCAbc

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCabEaeDD D AcDAeC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D E   B   e Ae A DAb Be B AD a  E C  B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bAbdcbaddBDcd aedEce

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 10 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAĞLAM 465 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,213 232,370 16 63 63 63 993

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 51 33 42,75 36 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe dBbE eE ebDC cBa dEaCDEdcCebDCABCa      

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal eDbEdcDEC  BdAaABDCb

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  B CDaAEaADA    AEDBACbEaAEcDe       B a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen      c  Db BB EBc bb

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 12 12 44
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL CABALUZ 433 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,083 232,370 11 50 50 50 762

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 58 29 50,75 42 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe bEAAEDaEDeBBdCDBeBCECEcDBBDBECCAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal A DbEEdeaDDCDec     

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE cBAc    cAA a b       c        cBE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen bbddb cCEcDE BB dEdb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ERDAL 389 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,433 232,370 10 29 29 29 491

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 25 2 24,50 61 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 60 13 56,75 47 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDcCAEDdc CB dDBeECCDdBA dEeCABCaEAE Dd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDb  BD C       B CE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DE ECADA  BaAEDBA DEBAEDa    A  CBD 

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen               E     

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 7 63
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY AL 488 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,870 232,370 9 27 27 27 464

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 68 26 61,50 51 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe AeDEbdEDBADCB cDddECCDEd CBEDCABCaEAbCDd

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal eDCcAaDEeEDBCADABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Be DEed A A    A DB Cb a   a  E    CBb 

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AEbdEBAEDbcBB EBb  A

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 6 70
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 0 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL İKRA EROĞLU 477 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,755 232,370 5 19 19 19 373

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 72 27 65,25 54 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe CEAAEDBcDeBBACDBbBCECEbDBBDBECbbEbBDCAaa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDCdcEeBDDdeBAbDABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik CD EEEeBAdB bAaeA  dDcBDCB A          B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen   CdcEa EBDb BB CEAD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 5 81
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BİRAL 467 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,158 232,370 8 23 23 23 415

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 23 14 19,50 49 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 72 43 61,25 51 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe dEeAEDaED ddbCaBcBCECEADBBDBECCAEeBDCACb

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCE ECcDDCedAceABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik eaCcEEBBdE DcADeAcaADcBDCBAAcEaa  ACeABc

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DAeBbEaaEdDceeeadEdb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 19 8 70
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 2 2 0 100
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEYHAN İNCE 482 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,163 232,370 2 8 8 8 283

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 73 11 70,25 59 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe bEeAEDaEDDBBAC B BCECEADBB BECaAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal  BD  E eBDD    E  B 

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik aD EEE BAE DbA AA D DcBDCB AcED  E      

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  AdB    EBDE BB CEAb

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 22 4 81
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUSEM ÜNEK 418 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,595 232,370 4 17 17 17 355

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 71 18 66,50 55 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe AaDEeAEDdADCBa D eEbCDEBbCBEDCABCaEAECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal    c BD C eBCAaABDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EBd DE E A      AE BAbD a E  A EC   CB a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen b  C dAEDE BBaEBDDCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 8 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ GÜZYURDU 370 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,793 232,370 17 65 65 65 1050

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 15 8 13,00 33 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 52 40 42,00 35 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe CEeAEDacDedBcCaBeeCEdE caBbcECaAEDdaCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal eBDCa dCBD C aAb ABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EE eB E eaA  b aAb BDCBAAD      C  ac

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen DbeBdbaa      BcbcAe

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 13 13 48
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 1 1 33
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA BÜTÜNER 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,008 232,370 12 52 52 52 801

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 17 4 16,00 40 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 51 13 47,75 40 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDcbAE  cDCBdBaeAEaCDEBACB aCABCDE ECDB

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal              AD BDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik EB  DE E  D     AEDBACa B E Dbd     CB a

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen  a                  

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 7 67
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 0 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET T SAĞLAM 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,325 232,370 6 20 20 20 379

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 71 23 65,25 54 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe AB EaeE  A CBEBDB ECCDEB d bDCABCDEAEe  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal BDbEeBDdCcD Cc  BDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik  Be DEAE dbADaB   DBACbca EcDA      CB D

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen AbbCEdAEDEeBBCEBDaCA

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 17 4 63
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELDA TOPRAK 435 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,290 232,370 14 57 57 57 887

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 55 30 47,50 40 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe aEeAEDecDedBdCbBedCdCEcDBdDBECaAEDBDCACE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal baD E dC D Ce AE ABa

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEd B E    c A  Ab BD cdA    cc    B 

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen  ACB Ec dBD  BB aEd 

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 16 11 59
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 1 0
Doğada Karbon 1 0 1 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARLI 428 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,820 232,370 7 22 22 22 410

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 20 13 16,75 42 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 72 39 62,25 52 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe CEdAEDaEDDBBACDBdBCEbEADBBDBbCaAEDBDCACa

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ccb dbEaBDDeDBeEDcBC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik da EEE BcEBeD a Aab bcBDCcAAD DabE CCABc

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cbaBAc eEBDEcBaceEdD

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 21 6 78
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 2 1 0 50
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Soyağaçları 1 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YENİÇERİ 446 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,298 232,370 1 6 6 6 265

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 76 15 72,25 60 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe ABDEC EDBADCBcBe AECCDEBACBEDCABCDEAEC  

Cevap Anahtarı A ABDECAEDBADCBEBDBAECCDEBACBEDCABCDEAECDB

TYT Sosyal dDCcABDdeEe dAD BDCE

Cevap Anahtarı A BDCEABDECEDBCADABDCE

TYT Matematik cB  DEAE A Aa BDAE BACbEB EDDA a        

Cevap Anahtarı A EBBCDEAECADADEBDAEDBACDEBAEDDAEECABACBDD

TYT Fen cE C dA DE BB  aDD A

Cevap Anahtarı A AEDCEBAEDEABBCEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 24 1 89
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 2 1 67
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgen Çizimi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Doğada Karbon 1 0 0 0
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Soyağaçları 1 0 0 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TİTANYUM YKS 1. OTURUM - TYT 08
(OP01-SS.34TYT08)

AMASYA / AMASYA MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ HIRLI 461 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,053 232,370 3 11 11 11 324

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 2324

Katılımlar: 17 73 73 73 2388

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,59 23,96 20,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,87 2,09 1,59

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,34 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 1,67 1,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 2,59 2,75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,63 8,68 7,23

Matematik-1 40 24 10 21,50 54 15,40 16,24 9,97

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,35 0,97 0,50

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,96 2,81 1,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,02 1,31

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,51 5,80 3,30

Toplam: 120 76 36 67,00 56 57,13 54,68 40,88

TYT Türkçe CEeAEDacDDeBeCaBceCECEdDBBeBECCbEeBDCAbE

Cevap Anahtarı B CEAAEDBEDDBBACDBABCECEADBBDBECCAEDBDCACE

TYT Sosyal ABDbc EeBDDeeaAEDABC

Cevap Anahtarı B ABDCEEECBDDCDBAEDABC

TYT Matematik  D EEEdBcEBDb D AEaAbcBDCBAADEbaDc C dBE

Cevap Anahtarı B CDCEEEBBAEBDDADAAEDADEBDCBAADEDBDEACCABE

TYT Fen cAeBbdEaEBDEAeB CEAe

Cevap Anahtarı B DACBAEECEBDEABBDCEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 27 18 9 67
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
1960   lardan itibaren Türkiye   de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet'i Kabulü 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Hizmet sektörünün Türkiye   nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
Helenistik Felsefe 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Grafik Problemleri 3 3 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 1 1 0 100
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
OBEB-OKEK 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Anlık Değişim Oranı ve Türev 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı Bağıntıları 1 1 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 2 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Üçgen Çizimi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Lambalı Devreler 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafiklerinin Çizilmesi 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Doğada Karbon 1 1 0 100
Lewis Formülleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Sürdürülebilirlik 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
Hücre Teorisi ve Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Soyağaçları 1 1 0 100
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
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