
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi YAYIN DENİZİ - TYT - 1 118 118 532 48777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 16,96 10,89 3,14 0,90 2,91 1,98 1,73 1,55 2,65 0,82 2,45 2,99 1,26 2,67 0,01 0,01 0,01 10,24 4,19 9,19 1,28 1,66 0,86 1,71 0,96 1,47 1,58 0,98 1,33 40,71 29,47 33,33 206,710

Okul Ortalaması 20,72 15,01 16,97 4,09 0,35 4,01 2,66 1,46 2,30 3,54 0,47 3,42 3,32 1,19 3,02 0,00 0,01 0,00 25,24 3,83 24,28 2,29 2,18 1,74 3,27 1,41 2,92 3,13 1,03 2,87 68,26 26,94 61,53 308,140

KATILIMLAR

1 0 BATUHAN CİĞER 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 36 1 35,75 6 1 5,75 6 0 6,00 6 0 6,00 109 7 107,25 457,573 33

2 0 YİĞİT KAAN ÖNDER 12B 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 39 1 38,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 103 17 98,75 432,825 116

3 0 ÇAĞAN AK 12A 28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 39 1 38,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 97 23 91,25 409,163 373

4 0 ŞEVVAL EZEL ÇOLAK 12D 26 14 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 39 1 38,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 96 24 90,00 405,975 433

5 262 YUSUF MAYUK 12C 24 16 20,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 37 3 36,25 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 96 23 90,25 404,103 477

6 0 SEYİT ARDA ÜMÜT 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 38 2 37,50 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 95 25 88,75 401,363 537

7 0 FURKAN 12C 26 13 22,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 35 4 34,00 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 95 23 89,25 399,845 564

8 242 ALİ KOYUNCU 12D 25 13 21,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 38 2 37,50 2 4 1,00 4 3 3,25 6 0 6,00 91 24 85,00 389,893 825

9 0 TAYYİP AYRANCI 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 37 3 36,25 4 3 3,25 4 3 3,25 6 0 6,00 92 28 85,00 388,650 855

10 0 EMİN KÜRKÇÜ 23 17 18,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 39 1 38,75 2 3 1,25 6 0 6,00 6 0 6,00 90 24 84,00 386,693 928

11 0 EGE TÜR KMEN 21 18 16,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 33 7 31,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 90 28 83,00 378,485 1239

12 202 ESMA ŞURA ATAROĞLU 12B 28 10 25,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 3 29,25 2 4 1,00 5 2 4,50 6 0 6,00 88 20 83,00 378,315 1242

13 0 EYLÜL ÖZTÜRK 25 15 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 35 3 34,25 2 2 1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 88 26 81,50 376,723 1288

14 0 DAMLA CAN 27 12 24,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 30 2 29,50 2 3 1,25 6 0 6,00 4 1 3,75 86 19 81,25 373,053 1423

15 0 AHMET AZİZ KELEŞ 12C 19 20 14,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 39 1 38,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 87 32 79,00 371,090 1513

16 0 ELİF NAZ SUBAŞI 12D 26 14 22,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 31 4 30,00 3 0 3,00 5 1 4,75 5 0 5,00 86 23 80,25 369,708 1582

17 295 İSMET ALPAYDIN 12C 25 13 21,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 31 0 31,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 2 3,50 84 18 79,50 368,738 1630

18 0 ELA DURU İNCE 25 12 22,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 33 1 32,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 1 4,75 84 19 79,25 368,623 1640

19 0 ENES KILIÇ 12C 25 11 22,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 31 4 30,00 2 3 1,25 5 2 4,50 6 0 6,00 85 22 79,50 367,593 1687

20 0 ŞULE ARPACI 12B 20 16 16,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 35 2 34,50 5 1 4,75 5 1 4,75 6 0 6,00 85 25 78,75 366,968 1709

21 204 BARIŞ ERGÜN 12D 25 11 22,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 35 2 34,50 4 2 3,50 2 4 1,00 4 1 3,75 84 24 78,00 366,278 1740

22 0 NADİR 12D 25 15 21,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 31 2 30,50 2 2 1,50 2 4 1,00 5 1 4,75 84 25 77,75 363,565 1870

23 0 KEMAL 12C 24 13 20,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 36 3 35,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 83 28 76,00 360,563 2035

24 274 OSMAN SADIK DURSUN 12C 24 16 20,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 33 5 31,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 2 3,50 84 31 76,25 358,603 2132

25 209 TUĞBA SE 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 32 5 30,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 1 4,75 82 24 76,00 357,490 2181

26 2 ÖZLEM ER 12C 31 9 28,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 7 23,25 3 2 2,50 5 1 4,75 3 2 2,50 83 23 77,25 356,825 2230

27 0 ZEYNEP DEMİRTAŞ D 17 22 11,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 36 3 35,25 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 83 33 74,75 355,893 2292

28 0 BÜŞRA 12C 23 16 19,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 33 4 32,00 4 2 3,50 5 1 4,75 4 2 3,50 83 31 75,25 355,233 2331

29 0 SELMAN K           Z 24 11 21,25 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 34 0 34,00 6 1 5,75 4 2 3,50 1 1 0,75 79 18 74,50 354,323 2383
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Genel Ortalama 15,13 16,96 10,89 3,14 0,90 2,91 1,98 1,73 1,55 2,65 0,82 2,45 2,99 1,26 2,67 0,01 0,01 0,01 10,24 4,19 9,19 1,28 1,66 0,86 1,71 0,96 1,47 1,58 0,98 1,33 40,71 29,47 33,33 206,710

Okul Ortalaması 20,72 15,01 16,97 4,09 0,35 4,01 2,66 1,46 2,30 3,54 0,47 3,42 3,32 1,19 3,02 0,00 0,01 0,00 25,24 3,83 24,28 2,29 2,18 1,74 3,27 1,41 2,92 3,13 1,03 2,87 68,26 26,94 61,53 308,140

KATILIMLAR

30 229 BERİL YILMAZ 12D 18 16 14,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 34 1 33,75 5 1 4,75 5 1 4,75 5 0 5,00 80 24 74,00 351,680 2538

31 0 YAĞMUR 12D 24 14 20,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 32 3 31,25 0 1 -0,25 5 1 4,75 3 2 2,50 80 25 73,75 351,253 2564

32 292 MERİÇ LÜY 12A 16 14 12,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 39 1 38,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 77 19 72,25 350,898 2592

33 0 BENGİSU SEÇKİN 12B 25 14 21,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 29 3 28,25 2 2 1,50 5 2 4,50 6 0 6,00 80 24 74,00 348,925 2713

34 0 YUSUF MALKOÇ 12D 22 11 19,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 32 2 31,50 2 3 1,25 3 3 2,25 5 1 4,75 78 22 72,50 347,093 2836

35 250 SELİM BAKIR 12C 23 16 19,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 28 6 26,50 4 3 3,25 6 0 6,00 5 1 4,75 81 31 73,25 345,103 2962

36 257 RUKİYE SENA VANLI 23 17 18,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 31 3 30,25 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 80 32 72,00 344,673 2988

37 0 ELİF EYLÜL 12C 26 11 23,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 79 20 74,00 343,588 3057

38 264 BERİN DOK 12B 19 14 15,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 27 1 26,75 3 2 2,50 5 2 4,50 6 0 6,00 77 22 71,50 340,080 3271

39 0 OSMAN ARABACI 12 23 17 18,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 7 26,25 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 80 34 71,50 340,058 3273

40 207 TUNAHAN DUMAN 11B 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 25 5 23,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 79 31 71,25 337,800 3424

41 247 YİĞİT ERDOĞA N 12B 27 12 24,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 2 28,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 73 16 69,00 335,550 3574

42 243 S ESAD TETİK 12B 25 15 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 77 30 69,50 334,003 3667

43 0 EMİR YUSUF HACIKÖYLÜ 25 14 21,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 27 4 26,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 75 25 68,75 333,123 3728

44 241 ZEYNEP ŞENER 12C 22 16 18,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 28 3 27,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 73 21 67,75 329,668 3965

45 0 YİĞİTHAN FINDIK 12D 21 19 16,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 21 2 20,50 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 75 28 68,00 325,098 4314

46 0 ALMİNA PAMUKSUZ 26 13 22,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 22 2 21,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 2 3,50 72 19 67,25 324,115 4380

47 0 NUREFŞAN ŞAHİN 21 16 17,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 27 2 26,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 73 28 66,00 323,190 4461

48 0 ESMANUR 12C 22 17 17,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 2 4 1,00 5 1 4,75 5 0 5,00 74 28 67,00 322,933 4484

49 0 N BETÜL ARSLAN 12B 22 15 18,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 25 2 24,50 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 72 25 65,75 321,205 4597

50 0 FURKAN ÖZTÜRK 26 11 23,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 26 2 25,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 71 24 65,00 320,718 4637

51 304 YUSUF ULUSOY 12A 20 18 15,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 32 4 31,00 2 4 1,00 4 2 3,50 5 1 4,75 71 31 63,25 317,028 4935

52 0 İREM AYDIN 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 2 12,50 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 72 22 66,50 316,403 4983

53 0 YUSUF TAHA KABACI 13 10 10,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 28 3 27,25 2 5 0,75 4 2 3,50 4 0 4,00 69 22 63,50 316,260 4992

54 0 BİRCE ÖZŞEN 12B 23 16 19,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 29 8 27,00 2 5 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 73 39 63,25 316,013 5013

55 256 HALİL EFE AKÇANERİK 12A 19 13 15,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 32 3 31,25 3 0 3,00 1 1 0,75 67 19 62,25 315,485 5061

56 0 DOĞUKAN GÜMÜŞ 22 16 18,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 27 6 25,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 71 31 63,25 314,733 5117

57 200 AHMET ERDEM DEMİR 12B 23 17 18,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 27 5 25,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 71 33 62,75 313,650 5204

58 0 KAAN CANBOLAT 25 11 22,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 22 13 18,75 2 2 1,50 2 5 0,75 6 0 6,00 73 35 64,25 313,320 5224
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KATILIMLAR

59 0 HAKAN AYDIN 12D 20 20 15,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 24 5 22,75 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 72 37 62,75 311,318 5382

60 0 EDA BUDAK 26 13 22,75 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 26 1 25,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 66 18 61,50 309,928 5518

61 0 AYŞEGÜL DEMİR 17 13 13,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 28 5 26,75 1 4 0,00 5 2 4,50 4 2 3,50 69 31 61,25 308,665 5639

62 303 BEYZA NUR ALÇIN 12D 22 14 18,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 7 21,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 1 4,75 69 28 62,00 307,125 5779

63 233 ELİF 12A 18 21 12,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 30 6 28,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 69 40 59,00 302,613 6244

64 0 İREM KURTGÖZ 12D 22 18 17,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 27 11 24,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 71 46 59,50 302,230 6279

65 0 LEVENT 17 12 14,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 31 9 28,75 3 4 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 66 32 58,00 300,740 6437

66 0 MEHMET EMİR ÇELEBİ 22 18 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 3 31,25 1 1 0,75 63 24 57,00 299,385 6572

67 293 YAĞMUR YAPICI 12B 20 13 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 2 22,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 2 3 1,25 65 26 58,50 298,358 6665

68 0 YUSUF ÖNER 12B 20 18 15,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 66 30 58,50 297,510 6765

69 0 AYÇA NUR GURBET 12B 17 22 11,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 29 3 28,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 66 38 56,50 295,070 7046

70 0 BUĞRA 16 17 11,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 29 8 27,00 5 2 4,50 4 0 4,00 1 4 0,00 66 37 56,75 294,320 7133

71 0 AHMET TALHA KELEŞ 23 13 19,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 62 18 57,50 294,298 7135

72 0 ARDA AYNA 14 15 10,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 27 4 26,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 64 30 56,50 293,243 7269

73 231 BATUHAN KORKMAZ 12B 15 9 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 24 5 22,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 63 25 56,75 292,240 7371

74 230 H KÖSE 23 12 20,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 20 0 20,00 2 0 2,00 6 0 6,00 60 13 56,75 290,128 7613

75 0 SUĞDE SOYAL 19 16 15,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 23 2 22,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 62 25 55,75 288,918 7748

76 0 TALAT ZOR 12D 25 13 21,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 24 2 23,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 61 22 55,50 288,898 7750

77 0 ŞULENUR ÖMÜR 20 19 15,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 6 21,50 1 2 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 64 36 55,00 286,288 8051

78 310 TURGUT EMİR DENOĞLU 12B 19 16 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 22 3 21,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 61 26 54,50 284,625 8266

79 0 SİNEM YILDIRIM 21 17 16,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 20 4 19,00 3 1 2,75 4 0 4,00 60 24 54,00 281,253 8702

80 294 ERALP AKTAŞ 17 22 11,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 29 2 28,50 1 2 0,50 1 2 0,50 59 31 51,25 279,618 8900

81 0 ÇINAR GÜDEK 19 21 13,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 21 3 20,25 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 62 37 52,75 278,090 9077

82 0 YİĞİT ENES GÖL 20 11 17,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 20 4 19,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 59 27 52,25 276,030 9344

83 0 BURAK BULUT 20 15 16,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 19 5 17,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 59 29 51,75 273,985 9630

84 0 EMRE BAŞ 20 17 15,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 20 5 18,75 1 2 0,50 1 1 0,75 58 27 51,25 273,875 9642

85 0 METİN TÜRKYILM AZ 18 16 14,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 23 2 22,50 2 1 1,75 2 0 2,00 57 25 50,75 273,758 9654

86 0 ŞAHİKA ZEYNEP ÜSTÜN 12A 28 12 25,00 26 4 25,00 54 16 50,00 273,250 9715

87 0 MELİKE TONKUŞ 12D 18 19 13,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 10 19,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 62 44 51,00 272,358 9841
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KATILIMLAR

88 316 BERRU 12D 13 18 8,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 8 21,00 2 1 1,75 3 3 2,25 3 0 3,00 59 35 50,25 270,678 10060

89 0 TUNA  A KARAKÖSE 12 8 12 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 28 5 26,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 55 24 49,00 270,270 10105

90 0 BERRA ALTINDAL 12A 19 17 14,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 58 33 49,75 269,530 10201

91 0 ESAT TOPAL 12 14 12 11,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 6 21,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 55 25 48,75 266,298 10659

92 0 ELİF ÖZATA 19 19 14,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 14 4 13,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 58 31 50,25 265,350 10810

93 258 ZEYNEP 22 12 19,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 15 5 13,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 54 20 49,00 263,410 11112

94 0 TUNA BAŞKOL 11 18 21 12,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 15 4 14,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 57 35 48,25 259,635 11661

95 0 ESMA GÜMÜŞ 18 22 12,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 21 9 18,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 37 46,75 258,263 11859

96 289 ZEHRA 12 20 18 15,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 17 5 15,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 53 25 46,75 255,663 12270

97 0 ASİLHAN SEVİNÇER 7 4 6,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 22 3 21,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 50 19 45,25 255,173 12344

98 300 EYMEN K 12D 19 17 14,75 0 1 -0,25 29 2 28,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 50 26 43,50 254,718 12417

99 273 BERRAK 14 18 9,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 21 3 20,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 53 33 44,75 252,343 12777

100 0 SELİM 18 17 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 1 10,75 4 3 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 53 31 45,25 248,275 13485

101 0 RÜMEYSA ATALAY 12D 19 19 14,25 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 15 7 13,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 2 0,50 52 33 43,75 246,025 13863

102 0 ECE ÖRGÜT 19 16 15,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 12 4 11,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 50 24 44,00 244,760 14103

103 0 Z GİZEM DOĞAN 14 20 9,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 17 3 16,25 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 53 40 43,00 244,580 14136

104 0 UĞURBÖCEĞİ 12C 20 11 17,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 11 2 10,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 47 16 43,00 241,158 14730

105 0 İPEK 12 23 12 20,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 0 1,00 46 16 42,00 236,410 15593

106 0 YİĞİT AĞIŞ 20 18 15,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 15 5 13,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 29 38,75 230,613 16778

107 0 ASRIN MISIRLI 24 12 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 2 4 1,00 48 34 39,50 228,195 17223

108 0 BAHADIR 14 17 9,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 16 8 14,00 2 4 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 46 35 37,25 225,525 17758

109 0 GÜLİZÇAKIR 12 18 11 15,25 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 42 21 36,75 222,315 18473

110 0 ILGIN H*ZA Z  Z 12 19 19 14,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 46 36 37,00 220,998 18737

111 0 ARDA YİVLİ 12B 13 18 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 16 11 13,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 45 43 34,25 215,888 19914

112 0 ARDA AYAN 5 9 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 20 3 19,25 2 3 1,25 2 1 1,75 38 20 33,00 215,733 19955

113 281 ALPEREN 12B 16 24 10,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 7 7,25 41 35 32,25 207,083 22037

114 0 ŞEVVAL SOYLU 9 17 4,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 20 3 19,25 2 0 2,00 1 0 1,00 35 22 29,50 204,398 22689

115 0 MERİÇ 10 9 7,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 13 2 12,50 1 0 1,00 1 0 1,00 32 14 28,50 197,538 24432

116 0 MEHMET DEMİRCİ 12D 9 23 3,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 11 4 10,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 39 40 29,00 197,268 24509
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA AMASYA MERKEZ Macit Zeren Fen Lisesi YAYIN DENİZİ - TYT - 1 118 118 532 48777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 16,96 10,89 3,14 0,90 2,91 1,98 1,73 1,55 2,65 0,82 2,45 2,99 1,26 2,67 0,01 0,01 0,01 10,24 4,19 9,19 1,28 1,66 0,86 1,71 0,96 1,47 1,58 0,98 1,33 40,71 29,47 33,33 206,710

Okul Ortalaması 20,72 15,01 16,97 4,09 0,35 4,01 2,66 1,46 2,30 3,54 0,47 3,42 3,32 1,19 3,02 0,00 0,01 0,00 25,24 3,83 24,28 2,29 2,18 1,74 3,27 1,41 2,92 3,13 1,03 2,87 68,26 26,94 61,53 308,140

KATILIMLAR

117 0 KADİR İŞLEYEN 12 22 6,50 2 3 1,25 3 2 2,50 13 3 12,25 30 30 22,50 178,760 29740

118 0 MİNA KIRLANGIÇ 12 14 8,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 8 2,00 28 28 21,00 168,105 32900
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